8/2/2022 Correo: David Mejia Montoya - Outlook

RV: Liquidacién proceso Ejecutivo, Juzgado 02 de Ejecucion Civil del Cto, Juzgado de
Origen 8 Civil del Cto: Radicado: 2011-00656-00

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 08/02/2022 13:41

Para: David Mejia Montoya <dmejiam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂ_] 1 archivos adjuntos (166 KB)
liquidacién mazo dic 2021 (2) diciembre 6 de 2021.pdf;

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 7 de diciembre de 2021 1:38 p. m.

Para: juanfelipevelezg@hotmail.com <juanfelipevelezg@hotmail.com>; Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito -
Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Liquidacién proceso Ejecutivo, Juzgado 02 de Ejecucidn Civil del Cto, Juzgado de Origen 8 Civil del Cto:
Radicado: 2011-00656-00

Cordial saludo, acuso recibido y me permito informarle que:

1. Puede consultar los estados y providencias del Juzgado de forma
virtual en el siguiente
link:  https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-de-ejecucion-
civil-del-circuito-de-medellin/47

2. Los memoriales se recibirdn en el correo electrdnico institucional de
la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién
de Sentencias de Medellin
(cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co), de lunes a viernes en
el horario de 8 am a 12 meridiano y de 1 pm a 5 pm. Precisando que
los que se envien por fuera de este horario, se entenderan recibidas en
el dia y hora habil siguiente, para el efecto se configurara dicho correo
con la siguiente respuesta automatica: “Sefor usuario: el horario para
recepcidon de memoriales es de lunes a viernes 8am a 12 meridiano vy
de 1pm a 5pm”.

3. Con el fin de centralizar la recepcion de memoriales y poder realizar
el correspondiente y efectivo registro en el sistema de gestidn siglo XXI
de forma oportuna, cada vez que se allegue un escrito virtual al correo
Institucional de cada despacho,_estos deberdn ser redireccionados de
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8/2/2022 Correo: David Mejia Montoya - Outlook

inmediato al oficialmente establecido para ello y se le indicara al
usuario que en lo sucesivo los envien a este.

4. Las solicitudes respecto a la informacion de expedientes,
memoriales, autos y citas para autorizar el ingreso de los usuarios a la
sede judicial Edificio Mariscal Sucre, deben ser dirigidas al correo
electrénico: jcctoeOOmed@notificacionesrj.gov.co

Atentamente,

JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS

Email: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co

(] w
oy DE c®

Carrera 50 # 51 — 23, Piso 22 Edificio Mariscal Sucre - Teléfono: 513 13 31 — Fax: 251 63 38

De: juan antonio lopez garcia <juanfelipevelezg@hotmail.com>

Enviado: martes, 7 de diciembre de 2021 12:01 p. m.

Para: Juzgado 08 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto08 me@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Civil
Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin <j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Liquidacion proceso Ejecutivo, Juzgado 02 de Ejecucidn Civil del Cto, Juzgado de Origen 8 Civil del Cto:
Radicado: 2011-00656-00

Con el mayor de los comedimientos y respeto por el Honorable Juzgado, adjunto liquidacion de credito,
para efectos procesales pertinentes.

Del Senor Juez,
Atentamente,

Juan Felipe Velez Gomez
Apoderado.

Posdata: Respetuosamente si se pueden servir acusar recibido.
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Sefores

JUZGADO 02 DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO
Juzgado de origen: 8 CIVIL DEL CIRCUITO

Medellin

Referencia: Ejecutivo
Demandante: Diego Mazo
Demandado:  Gabriel Mazo
Radicado: 2011-00656
Asunto: liquidacion

Como apoderado de la parte ejecutante, me permito muy comedidamente someter a consideracion del

despacho la siguiente liquidacion actualizada del crédito objeto de cobro en el proceso de la referencia:

Nombre del deudor: DIEGO MAZO
Capital $60.000.000
Vencimiento de la obligacion 23 de agosto de 2010

Tasa aplicable

Vigencia L. Usura | Tasa mes Capital Liquidacion

Desde Hasta | E. Anual | Aplicable Intereses
24/08/10 | 31/08/10 | 22,41% 1,699% | $60.000.000 $ 254.850
01/09/10 | 30/09M10 | 22,41% 1,699% | $60.000.000 $1.019.400
01/10/10 | 31/10110| 21,32% 1,623% | $60.000.000 $ 973.800
01/11/10 | 3011110 | 21,32% 1,623% | $ 60.000.000 $ 973.800
011210 | 3112110 | 21,32% 1,623% | $60.000.000 $973.800
01/01/11 | 31/01111| 23,42% 1,768% | $60.000.000 $1.060.800
01/02/11 | 28/02/11 | 23,42% 1,768% | $60.000.000 $1.060.800
01/03/11 | 31/03M11| 23,42% 1,768% | $60.000.000 $1.060.800
01/04/11 | 30/04/11| 26,54% 1,980% | $ 60.000.000 $1.188.000
01/05/11 | 31/05/11| 26,54% 1,980% | $ 60.000.000 $1.188.000
01/06/11 | 30/06/11 | 26,54% 1,980% | $60.000.000 $1.188.000
01/07/11 | 31/07111| 27,95% 2,075% | $60.000.000 $1.245.000
01/08/11 | 31/08/11 | 27,95% 2,075% | $60.000.000 $1.245.000
01/09/11 | 30/09M11 | 27,95% 2,075% | $60.000.000 $1.245.000
01/10/11 | 31/10/11| 20,09% 2,150% | $60.000.000 $1.290.000
011111 | 3011111 | 20,09% 2,150% | $60.000.000 $1.290.000
011211 | 3112111 | 20,09% 2,150% | $60.000.000 $1.290.000
01/01/12 | 31/01/12| 20,88% 2,202% | $60.000.000 $1.321.200
01/02/12 | 29/02/12 | 20,88% 2,202% | $60.000.000 $1.321.200
01/03/12 | 31/03/12| 20,88% 2,202% | $60.000.000 $1.321.200
01/04/12 | 30/04/12| 30,78% 2,261% | $60.000.000 $ 1.356.600
01/0512 | 31/05/12| 30,78% 2,261% | $60.000.000 $1.356.600
01/06/12 | 30/06/12 | 30,78% 2,261% | $60.000.000 $ 1.356.600
01/0712 | 31/0712| 31,29% 2,279% | $60.000.000 $1.367.400
01/08/12 | 31/08/12| 31,29% 2,279% | $60.000.000 $1.367.400
01/09/12 | 30/09M12| 31,29% 2,279% | $60.000.000 $1.367.400




01/10M12 | 31110112 | 31,34% 2,297% | $60.000.000 | $ 1.378.200
0111112 | 30/11/12 | 31,34% 2,297% | $60.000.000 | §1.378.200
0112112 | 31/12/12| 31,34% 2,297% | $60.000.000 | §1.378.200
01/01/13 | 31/01/13 | 31,13% 2,284% | $60.000.000 | $ 1.370.400
01/02/13 | 28/02/13 | 31,13% 2,284% | $60.000.000 | §1.370.400
01/03/13 | 31/03/13 | 31,13% 2,284% | $60.000.000 |  §1.370.400
01/04/13 | 30/04/13 | 31,25% 2,291% | $60.000.000 | $ 1.374.600
01/05/13 | 31/05/13 | 31,25% 2,291% | $60.000.000 | §1.374.600
01/06/13 | 30/06/13 | 31,25% 2,291% | $60.000.000 | §1.374.600
01/07/13 | 31/07/13 | 30,51% 2,243% | $60.000.000 | $ 1.345.800
01/08/13 | 31/08/13 | 30,51% 2,243% | $60.000.000 | §1.345.800
01/09/13 | 30/09/13 | 30,51% 2,243% | $60.000.000 |  §1.345.800
01/1013 | 3110113 | 29,78% 2,196% | $60.000.000 | $ 1.317.600
0111113 | 30/11/13 | 29,78% 2,196% | $60.000.000 | §1.317.600
0112113 | 31/12/13 | 29,78% 2,196% | $60.000.000 | §1.317.600
01/01/14 | 31/01/14 | 29,48% 2,176% | $60.000.000 |  $ 1.305.600
01/02/14 | 28/02/14 | 29,48% 2,176% | $60.000.000 |  §1.305.600
01/03/14 | 31/03/14 | 29,48% 2,176% | $60.000.000 |  §1.305.600
01/04/14 | 30/04/14 | 29,45% 2,174% | $60.000.000 |  $ 1.304.400
01/05/14 | 31/05/14 | 29,45% 2,174% | $60.000.000 |  §1.304.400
01/06/14 | 30/06/14 | 29,45% 2,174% | $60.000.000 |  §1.304.400
01/07/14 | 31/07/14 | 29,00% 2,144% | $60.000.000 | $ 1.286.400
01/08/14 | 31/08/14 | 29,00% 2,144% | $60.000.000 |  §1.286.400
01/09/14 | 30/09/14 | 29,00% 2,144% | $60.000.000 |  §1.286.400
01/10/14 | 24110114 | 28,76% 2,128% | $60.000.000 | $ 1.276.800
01/11/14 | 30/11/15| 28,76% 2,128% | $60.000.000 | §1.276.800
0112114 | 31/12/15| 28,76% 2,128% | $60.000.000 | §1.276.800
01/01/15 | 31/01/15| 28,82% 2,132% | $60.000.000 |  $ 1.279.200
01/02/15 | 28/02/15 | 28,82% 2,132% | $60.000.000 |  §1.279.200
01/03/15 | 31/03/15| 28,82% 2,132% | $60.000.000 |  §1.279.200
01/04/15 | 30/04/15 | 29,06% 2,148% | $60.000.000 | $ 1.288.800
01/05/15 | 31/05/15 | 29,06% 2,148% | $60.000.000 | §1.288.800
01/06/15 | 30/06/15 | 29,06% 2,148% | $60.000.000 | §1.288.800
01/07/15 | 31/07/15| 28,89% 2,137% | $60.000.000 | $ 1.282.200
01/08/15 | 31/08/15 | 28,89% 2,137% | $60.000.000 | §1.282.200
01/09/15 | 30/09/15 | 28,89% 2,137% | $60.000.000 |  §1.282.200
01/10/15| 31/10/15| 29,00% 2,144% | $60.000.000 |  $ 1.286.400
01/11/15 | 30/11/15] 29,00% 2,144% | $60.000.000 |  §1.286.400
0112115 | 31/12/15] 29,00% 2,144% | $60.000.000 |  §1.286.400
01/01/16 | 31/01/16 | 29,52% 2,178% | $60.000.000 |  $ 1.306.800
01/02/16 | 29/02/16 | 29,52% 2,178% | $60.000.000 |  §1.306.800
01/03/16 | 31/03/16 | 29,52% 2,178% | $60.000.000 |  §1.306.800
01/04/16 | 30/04/16 | 30,81% 2,263% | $60.000.000 | $ 1.357.800
01/05/16 | 31/05/16 | 30,81% 2,263% | $60.000.000 | §1.357.800
01/06/16 | 30/06/16 | 30,81% 2,263% | $60.000.000 | §1.357.800
01/07/16 | 31/07/16 | 32,01% 2,341% | $60.000.000 | $ 1.404.600
01/08/16 | 31/08/16 | 32,01% 2,341% | $60.000.000 | §1.404.600
01/09/16 | 30/09/16 | 32,01% 2,341% | $60.000.000 | §1.404.600




01/10/16 | 31/10/16 | 32,99% 2,404% | $60.000.000 | $ 1.442.400
01/11/16 | 30/11/16 | 32,99% 2,404% | $60.000.000 | §1.442.400
0112116 | 31/12/16 | 32,99% 2,404% | $60.000.000 | §1.442.400
01/01/17 | 31/01/17 | 33,51% 2,437% | $60.000.000 | $ 1.462.200
01/02/17 | 28/02/17 | 33,51% 2,437% | $60.000.000 | §1.462.200
01/03/17 | 31/03/17 | 33,51% 2,437% | $60.000.000 | §1.462.200
01/04/17 | 30/04/17 | 33,51% 2,437% | $60.000.000 | $ 1.462.200
01/05/17 | 15/05/17 | 33,51% 2,437% | $60.000.000 | §1.462.200
01/06/17 | 30/06/17 | 33,51% 2,437% | $60.000.000 | §1.462.200
01/07/17 | 31/07117 | 32,97% 2,403% | $60.000.000 | $ 1.441.800
01/08/17 | 31/08/17 | 32,97% 2,403% | $60.000.000 | §1.441.800
01/09/17 | 30/09/17 | 32,24% 2,356% | $60.000.000 | §1.413.600
011017 | 3110117 | 31,73% 2,323% | $60.000.000 | $ 1.393.800
0111117 | 30/11/17 | 31,44% 2,304% | $60.000.000 | §1.382.400
0112117 | 3112/17 | 31,16% 2,286% | $60.000.000 |  §1.371.600
01/01/18 | 31/01/18 | 31,04% 2,278% | $60.000.000 |  $ 1.366.800
01/02/18 | 28/02/18 | 31,52% 2,309% | $60.000.000 |  §1.385.400
01/03/18 | 31/03/18 | 31,02% 2,277% | $60.000.000 |  §1.366.200
01/04/18 | 30/04/18 | 30,72% 2,257% | $60.000.000 |  $ 1.354.200
01/05/18 | 31/05/18 | 30,66% 2,253% | $60.000.000 |  §1.351.800
01/06/18 | 30/06/18 | 30,42% 2,237% | $60.000.000 |  §1.342.200
01/07/18 | 31/07/18 | 30,05% 2,213% | $60.000.000 |  $ 1.327.800
01/08/18 | 31/08/18 | 29,91% 2,204% | $60.000.000 |  §1.322.400
01/09/18 | 30/09/18 | 29,72% 2,192% | $60.000.000 |  §1.315.200
01/10/18 | 31/10/18 | 29,45% 2,174% | $60.000.000 |  $ 1.304.400
01/11/18 | 30/11/18 | 29,24% 2,160% | $60.000.000 $1.296.000
0112118 | 31/12/18 | 29,10% 2,151% | $60.000.000 $1.290.600
01/01/19 | 31/01/19 | 28,74% 2,127% | $60.000.000 $1.276.200
01/02/19 | 28/02/19 | 29,55% 2,180% | $60.000.000 $1.308.000
01/03/19 | 31/03/19 | 29,06% 2,148% | $60.000.000 $1.288.800
01/04/19 | 30/04/19 | 28,98% 2,143% | $60.000.000 $1.285.800
01/05/19 | 31/05/19 | 29,01% 2,145% | $60.000.000 $1.287.000
01/06/19 | 30/06/19 | 28,98% 2,141% | $60.000.000 $1.284.600
01/07/19 | 31/07/19 | 28,92% 2,139% | $60.000.000 $1.283.400
01/08/19 | 31/08/19 | 28,98% 2,143% | $60.000.000 $1.285.800
01/09/19 | 30/09/19 | 29,98% 2,143% | $60.000.000 $1.285.800
01/1019 | 31/1019 | 28,65% 2,121% | $60.000.000 $1.272.600
01/11/19 | 30/11/19 | 28,55% 2,115% | $60.000.000 $1.269.000
0112119 | 3112/19 | 28,37% 2,103% | $60.000.000 $1.261.800
01/01/20 | 31/01/20 | 28,16% 2,089% | $60.000.000 $1.253.400
01/02/20 | 29/02/20 | 28,59% 2,117% | $60.000.000 $1.270.200
01/03/20 | 31/03/20 | 28,43% 2,107% | $60.000.000 $1.264.200
01/04/20 | 30/04/20 | 28,04% 2,081% | $60.000.000 $1.248.600
01/05/20 | 31/05/20 | 27,29% 2,031% | $60.000.000 $1.218.600
01/06/20 | 30/06/20 | 27,18% 2,023% | $60.000.000 $1.213.800
01/07/20 | 31/07/20 | 27,18% 2,023% | $60.000.000 $1.213.800
01/08/20 | 31/08/20 | 27,44% 2,041% | $60.000.000 $1.224.600
01/09/20 | 30/09/20 | 27,53% 2,051% | $60.000.000 $1.230.600




Atentamente,

JUAN FELIPE VELEZ GOMEZ
C. C.#71.620.949 de Medellin.
T.P.#87.420de C. S.de laJ.

01/10/20 | 31/10/20 | 27,14% | 2,021% | $60.000.000 |  $1.212.600
01/11/20 | 30/11/20 | 26,76% |  1,995% | $60.000.000 |  $1.197.000
01/12/20 | 31/12/20 | 26,19% |  1,957% | $60.000.000 |  $1.174.200
01/01/21 | 31/01/21 | 2598% | 1,943% | $60.000.000 |  $1.165.800
01/02/21 | 28/02/21| 26,31% | 1,965% | $60.000.000 |  $1.179.000
01/03/21 | 31/03/21 | 26,12% | 1,952% | $60.000.000 |  $1.171.200
01/04/21 | 30/04/21 | 2597% | 1,942% | $60.000.000 |  $1.165.200
01/05/21 | 31/05/21| 2583% | 1,933% | $60.000.000 |  $1.159.800
01/06/21 | 30/06/21 | 2582% |  1,932% | $60.000.000 |  $1.159.200
01/07/21 | 31/07/21 | 2577% | 2,063% | $60.000.000 |  $1.237.800
01/08/21 | 31/08/21 | 2586% | 1,935% | $60.000.000 |  $1.161.000
01/09/21 | 30/09/21 | 2579% | 1,930% | $60.000.000 |  $1.158.000
01/10/21 | 3110/21 | 2562% | 1,918% | $60.000.000 |  $1.150.800
01/11/21 | 3011/21| 2591% | 1,938% | $60.000.000 |  $1.162.800
SUBOTOTALES | $60.000.000 | $ 174.728.850
TOTAL CAPITAL MAS
INTERESES $ 234.728.850




