,-2_0!9.’21‘5;28 - Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Outlook % %(# . ’}-D‘Z‘

RV: Memorial liquidacion radicado 05001310302020200003900- dia 7-09-2021 juz 2 eje
cto ' ' ' .

lvan Jose Espinosa Vergara <iespinov@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 20/09/2021 8:36 ‘

Para: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬁl] 1 archivos adjuntos (45 KB}

Memorial Liquidacion Luz Elena.pdf; {

FAN JOSE ESPINDOSA VERGARA

Rama fudicial Coosdinaedor

Conscjo Superior de ka Judicatura Oficina de Apoyo

ReP’*’fb’ ica de Colontbia luzgadaos Civiles Circuito de Ejecucion de
Sentencias— Medellin

- . |
HEiespinov@cendoj.ramajudicial.gov.co |

Loreere 30 § 51 — 23, Piso 2% Edificio dMariscal Sucre Medellin - Teléfono 1 513 13 31— 251 65 38
H

De: Oficina Apoyo luzgados Civil Municipal Ejecucion Sentencias - S;eccional Medellin . |
<ofjcmpalemed@cendoj.ramajudicial.gov.co> |
Enviado: sdbado, 18 de septiembre de 2021 22:35 |
Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>; _ .
tvan Jose Espinosa Vergara <iespinov@cendoj.ramajudicial.gov.co> |
Asunto: RV: Memorial liquidacion radicado 05001310302020200003900- dia 7-09-2021 juz 2 eje cto

espero confirmacion de recibido

buenas tardes doctor Ivan Jose Espinosa

Cordial saludo,

Remito memorial remitido el dia 7 de septiembre de 2021, se registro en nuestra dependencia pero es
del Juzgado Segundo Civil Circuito de Ejecucién de Sentencias de Medellin, del proceso 20-2020-39, lo

registro por error la asistente nueva Catalina Saldarriaga, tomaremos las acciones pertinentes para que
esto no vuelva a suceder.

Muchas gracias por su atencién.

Atentamente,

Alejandro Aristizabal
Profesional .

Oficina de Apoyo a los Juzgados Civiles Municipales de Ejscucién
Sentencias de Medellin.

Rama Judicial Correo para recepcion de memoriaies

Conscjo Superior de ta Judicatura

Repitblica de Colombia Email: ofjcmpalemes@cendoj.ramajudicial.gov.co

Calle. 49 # 45 ~ 65 Piso 092 - Antiguo Edificio del icetex - Medelin, Antioguia —
_ Teléfono: +57 {4511 1964~ 512 24 B&

hitps:#outlook.office.com/mailfinbox/id/AAQKAGJIm NGQ1'ZThjLTUOMDctNDZiNyOSMthLTQSNZMﬁZjIkN GZIOAAQAAMDYw4zyatNnSGPunYV2YU%3D  1/2
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2079121 9:28 Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Qutlook

De: Oficina Apoyo Juzgados Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Seccional Medellin
<ofjcmpalemed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 8 de septiembre de 2021 4:42 p. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Memorial liquidacion radicado 05001310302020200003900

De: Elkin Lujan <elkinlujan195%@gmail.com>

Enviado: miércoles, 8 de septiembre de 2021 2:24 p. m.

Para: Oficina Apoyo Juzgados Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Seccional Medellin
<ofjcmpalemed@cendoj.ra niajudicial.gov.co:* -

Asunto: Memorial liquidacion radicado 05001310302020200003900

Buenos dias
DEMANDANTE LUZ ELENA OSPINO AGUIRRE
DEMANDADO WILLIAM DE JESUS MOLINA CASTANO
PROCESO EJECUTIVO CONEXO
RADICADO 05001310302020200003900
ASUNTO LIQUIDACION DEL CREDITO

Por favor confirmar recibidio.

Gracias.

Elkin Lujan Jaramillo
Asesor Juridico

Cel: 300 595 00 22
Oficina: (4) + 231 17 03

LJ

https:/foutiook.office.com/mailfinbox/id/AAQKAGIMNGQ1 ZThjLTUOMDctNDZINy0SMzhILTQSNZzM4 ZjIkNGZIOAAQAAMDYwdzyatNnSGPunYV2YU%3D  2/2
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LUJAN ASOCIADOS S.A.S.

Medellin, 08 de junio de 2021

Sefores
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA MEDELLIN
i02ejecmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.
REFERENCIA PROCESO EJECUTIVO
| RADICADO | 05001310302020200003900 |
| DEMANANDANTE || LUZ ELENA OSPINA AGUIRRE |
WILLIAM DE JESUS MOLINA
DEMANDADO CASTARO
| - - ASUNTO || LIQUIDACION DEL CREDITO |

ELKIN LUJAN JARAMILLO, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medellin,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 70.119.459 expédida en Medellin -
Antioguia, abogado en ejercicto, portador de la tarjeta profesional No. 97.368 del
Consejo Superior  de la Judicatura, con correo electrénico
elkinlujan1959@gmail.com, obrando en calidad de apoderado de la Sefiora LUZ
ELENA OSPINA AGUIRRE, por medio del presente escrito muy respetuosamente
me dirijo al Despacho con el fin de presentar la LIQUIDACION DEL CREDITO como
lo dispone el articulo 446 del Cadigo General del Proceso, mediante AUTO de
MANDAMIENTO DE PAGO del dia 05 de febrero del 2020, en ia Siguiente forma:

PAGO DE LA | DIASEN INTERESES
VENCIMIENTO | * ey jpa MORA | CAPITAL | LORATORIOS
29/01/2020 | 31/03/2021 427 | $384.898.733 $113.170.000

TOTAL LIQUIDACION $498.068.733

Lo anterior para un total de capital mas intereses moratorios de: CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS M/L ($498.068.733).

Del sefior Juez,

Atentamente

»

ELKIN LUJAN JARAMILLO
CC N° 70:119.459
T.P. 97.368 Del Consejo Superior de la Judicatura.
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LUJAN ASOCIADGS S.ALS.

INTERESES

ANO MES TASA CAPITAL
ENERO 26,16% $ 384.898.733 $ 550.000
FEBRERO 26,59% $ 384.898.733 $ 8.109.000
MARZO 26.43% $ 384.898.733 $ 8.616.000
ABRIL 26,04% $ 384.898.733 $ 8.215.000
MAYO 25,29% $ 384.898.733 $ 8.245.000
2020 JUNIO - 2518% $ 384.898.733 $ 7.944.000
JULIO 25,18% $ 384.898.733 $ 8.231.000
AGOSTO - | 2544% | - $384.898.733 $ 8.316.000
SEPTIEMBRE | 25,53% $ 384.898.733 ~ $8.077.000
OCTUBRE 25,14% $ 384.898.733 $ 8.218.000
NOVIEMBRE | 24,78% $ 384.898.733 $ 7.839.000
DICIEMBRE 24,19% $ 384.898.733 $ 7.908.000
ENERO 23,98% $ 384.898.733 $ 7.839.000
2021 FEBRERO 24,31% $ 384.898.733 $ 7.178.000
MARZO 24,12% $ 384.808.733 " $7.885.000
TOTAL OBLIGACION . $384.898.733
TOTAL INTERESES DE MORA LIQUIDADOS $113.170.000
TOTAL A PAGAR

$498.068.733

(r_-;“\ A
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RV: Memorial liquidacion radica

hitps:Hfoutiook.

o Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Oitlook

do 05001310302020200003900- dia 7-09-2021juz 2 eje

cto

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioguia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 20/09/2021 2111
Para: Juan Esteban Laverde Garcia <jlaverdg@cendoj.ra
<mcorderv@cendojramajudicial.gov.co>

majudicial.gov.co>; Maria Cristina Cordero Villera

1 archivos adjuntos {#5 KB)

Memorial Liquidacion Luz Elena.pdf;

De: Oficina Apoyo Juzgados Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Seccional Medellin

<oﬁcmpalemed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: sabado, 18 de septiembre de 2021 10:35 p. m.
para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendo].ramajudicial.gov.c0>;

van Jose Espinosa Vergara <iespinov@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Memorial liquidacion radicado 05001310302020200003900- dia 7-09-2021 juz 2 eje cto

espero confirmacion de recibido

buenas tardes doctor lvan Jose Espinosa

Cordial saludo,

Remito memorial remitido el dia 7 de septiemb
del Juzgado Segundo Civil Circuito de Ejecucion
registro por error la asistente nueva Catalina Saldarriaga, tomare

esto no vuelva a suceder. ,

de Sentencias de Medellin, del proceso 20-2020-39, [+

Muchas gracias por su atencion.

Atentamente,

Alejandro Aristizabal
Profesional

T Oficinz de Apoyo @ 108 uzgados Civiles Municigales de Ejecucion

Sentencias de Medeliin.
Corrao para recepoion de memoriales

Rama Judicial
Conssjo Superior defa Ju dicatura _
seje SHpes — o
Repiiblica de Colombia Emaik o_ﬁ@palemes@cendoj.@majugicia!.gog.co

Calle. 49 # 45 — 65 Piso 092 - Antiguo Edificio de! fcetex - Medellin, Antfoguia ~
Teisfono: +57 {4) 511 19 64 - 51¢ 24 88

De: Oficina Apoyo Juzgados Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Seccional Medeilin

<ofjcmpalemed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

rcoles, 8 de septiembre de 2021 4:42 p. m.

Enviado: mié
- Antioquia - Medellin

Para: Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias

<jO?_ejecmmed@cend0j.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Memorial liquidacion radicado 05001310302020200003900

ofﬁce.comr‘mai1J’AQMkAGJmNGQ1 ZThiLTUOMDCN DZiNy05MzhILTQ5 NzM4ZjlkN GZIOAAUAAADHPriAjABVKe

re de 2021, se registro en nuestra dependencia pero s

mos las acciones pertinentes para que

0, 2BAZOBQOTHIGEAMIIT...
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21/8/21 8:30 . . Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Cutiook

¢ wa
De: Elkin Lujan <elkinlujan1959@gmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de septiembre de 2021 2:24 p. m.
Para: Oficina Apoyo Juzgados Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Seccional Medellin
<ofjcmpalemed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Memorial liquidacion radicado 05001310302020200003900
Buenos dias , }
DEMANDANTE LUZ ELENA OSPINO AGUIRRE
DEMANDADO WILLIAM DE JESUS MOLINA CASTANO
PROCESO EJECUTIVO CONEXO
RADICADO 050013103902020200003900
ASUNTO LIQUIDACION DEL CREDITO = 3

Por favor confirmar recibidio.

Gracias.

Elkin Lujan Jaramillo
Asesor Juridico

Cel: 300 595 00 22
Oficina: (4) + 2311703

https://outiook.office.com/mail/ AGMKAGIJmNGQ1ZThiLTUOMDCctNDZINyO5MzhiL TQENZMAZ|IKNGZICAAUAAADHPTiAj48vke % 2BAZOBqOTHOGEAIIT...  2/2
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Medellin, 08 de junio de 2021

Sefiores
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA MEDELLIN
i02eiecmmed@cendoi.ramajudicial.gov.co

E.S.D.
REFERENCIA PROCESO EJECUTIVO
| RADICADO | 05001310302020200003900 |
f DEMANANDANTE | LUZ ELENA OSPINA AGUIRRE |
WILLIAM DE JESUS MOLINA
DEMANDADO CASTANO
[ ASUNTO | LIQUIDACION DEL CREDITO |

ELKIN LUJAN JARAMILLO, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medeilin,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 70.119.459 expédida en Medellin -
Antioguia, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 97.368 del
Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrénico
elkinlujan1959@gmail.com, obrando en calidad de apoderado de la Sefiora LUZ
ELENA OSPINA AGUIRRE, por medio del presente escrito muy respetuosamente
me dirijo al Despacho con e! fin de presentar la LIQUIDACION DEL CREDITO como
lo dispone el articulo 446 del Codigo General del Proceso, mediante AUTO de
MANDAMIENTO DE PAGO del dia 05 de febrero del 2020, en la Siguiente forma:

LUJAN ASOCIADOS S.A.S.

PAGO DE LA | DIAS EN T INTERESES
VENCIMIENTO | " e \jpa MORA | CAPITAL | “ORATORIOS
39/01/2020 | 31/03/2071 | 427 | $384.898.733 |  $113.170.000

TOTAL LIQUIDACION $498.068.733

Lo anterior para un total de capital mas intereses moratorios de: CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS M/L ($498.068.733).

Del sefior Juez,

Atentamente

ELKIN LUJAN JARAMILLO
CC N°. 70.119.459 s
_ T.P. 97.368 Del Consejo Superior de la Judicatura.

“
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LUJAN ASOCIADUS S.A.S.

ANO MES TASA CAPITAL INTERESES
ENERO 26,16% | $384.898.733 $ 550.000
FEBRERO 26,59% $ 384.898.733 $ 8.109.000
MARZO 26,43% $ 384.898.733 $ 8.616.000
ABRIL 26,04% $ 384.898.733 $ 8.215.000
MAYO 25,29% $ 384.898.733 $ 8.245.000
2020 JUNIO 25,18% $ 384.898.733 $ 7.944.000
JULIO 25,18% $ 384.898.733 $ 8.231.000
AGOSTO 25,44% $ 384.898.733 $ 8.316.000
SEPTIEMBRE 25,53% $ 384.898.733 $ 8.077.000
QCTUBRE 25,14% $ 384.898.733 $ 8.218.000
NOVIEMBRE 24,78% $ 384.898.733 $ 7.839.000
DICIEMBRE 24,19% $ 384.898.733 $ 7.908.000
ENERO 23,98% $ 384.898.733 $ 7.839.000
2021 FEBRERO 24,31% $ 384.898.733 $7.178.000
MARZO 24.12% $ 384.898.733 $ 7.885.000
TOTAL OBLIGACION $384.898.733
TOTAL INTERESES DE MORA LIQUIDADOS $113.170.000
TOTAL A PAGAR $498.068.733
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