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RV: LIQUIDACION CREDITO

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
~ <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mat 24/08/2021 21:41

Para: Leidy Johanna Llanc Bermudez <lllanch@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juan Esteban Laverde Garcia
<jlaverdg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntas (353 K&
LIQUIDACION RDO. 2020-00068- 1D0. 18 €. CTO.docx;

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioguia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 24 de agosto de 2021 4:59 p. m.

Para: Carlos Botero <carlosbotero1501@gmail.com>; Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia -
Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: LIQUIDACION CREDITO

Cordial saludo, acuso recibido y me permito informarle que:

1. Puede consultar tos estados y providencias del Juzgado de forma:
virtual en el siguiente
link:  https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-de-ejecucion-
civil-del-circuito-de-medellin/47

2. Los memoriales se recibirdn en el correo electrénico institucional de
la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion
de Sentencias de Medellin
(cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co), de lunes a viernes en
el horario de 8 am a 12 meridiano y de 1 pm a 5 pm. Precisando que
los que se envien por fuera de este horario, se entenderan recibidas en
el dia y hora habil siguiente, para el efecto se configurara dicho correo
con la siguiente respuesta automatica: “Senor usuario: el horario para
recepcién de memoriales es de lunes a viernes 8am a 12 meridiano y
de 1pm a 5pm”.

3. Con el fin de centralizar la recepcién de memoriales y poder realizar
el correspondiente y efectivo registro en el sistema de gestion siglo XXI
de forma oportuna, cada vez que se allegue un escrito virtual al correo
Institucional de cada despacho, estos deberan ser redireccionados de
inmediato_al oficialmente establecido para ello y se-le_indicara al
usuario que en lo sucesivo los envien a este.

4. Las solicitudes respecto a la informacion de expedientes,
memoriales, autos y citas para autorizar el ingreso de los usuarios a la
sede judicial Edificio Mariscal Sucre, deben ser dirigidas al correo
electrdnico: jcctoe00Omed@notificacionesrj.gov.co ,

hitps /foutlook.office365.comimail/AQMKAGIMNGQ1ZThiLTUOM DetNDZINY05MzhILTQSNZMAZj kNGZIOAAUAAADHPriAj48vke % 2BAZIBqOTHEGEA...  1/2



25/8/2021 Correo Maria Cristina Cordero Villera - Outlock .

Atentamente,

JUZGADO 02 CIVIL CIRCUTTO DE EJECUCION BE
SENTENCTAS

Email: cserejececme@cendoj. ramajudicial.gov.co

Carrera 50 # 51 - 23, Pisa 22 Edificio Mariscal Sucre - Teléfono: 513 13 31 — Fax: 251 63 38

De: Carlos Botero <carloshotero1501@gmail.com:>

Enviado: martes, 24 de agosto de 2021 4:44 p. m,

Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed @ cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION CREDITO

Senores
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CICUITO DE EJEUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLIN.
ES.D.

Como apoderado de la parte Ejecutante, me permito con todo respeto aportar la liquidacion del
credito con base en el Auto MANDAMIENTC DE PAGO.

‘REF: RADICADO. 05-001-31-03-018-2020-00068-00
NOTA: Con copia al correo electronico del sefior POMPILIO DE JESUS YEPES ARISTIZABAL
Atentamente,

CARLOS ENRIQUE BOTERO LORA
C.C. No. 70.044.221

https:Houtlook.office365.comimail/ AQGMKAGIMNGQ1ZThiLTUOMDetNDZiNy05MzhiLTQSNzMAZIKNGZIOAAUAAADHPTiAj48vke%2BAZSBgOTHYgEA. . 2/2




Medellin, 24 de agosto de 2021

Seniores

JUZGADO Sl{)GUNDO DE CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE MEDELLIN

E. S. D.

102¢jeceme@sendoj.ramajudicial.gov.co

REF: Asunto: Liquidacién del crédito
Proceso: Ejecutivo conexo
Demandante: Maria Mabel Cadavid Carmona
Demandado: Pompilio de Jestis Yepes Aristizabal
RADICADO: 05-001-31-03-018-2020-00068-00
Ponente: Juzgado Segundo Civil Circuito de Ejecucion

De Sentencias de Medellin,

En obedecimiento a lo dispuesto por el Despacho en Auto 1700VH,
notificado por Estado de 6 de agosto de 2021, mediante el cual nego las
solicitudes presentadas por ambas Partes; entre ellas, la de liquidar el
crédito solicitado por la Parte Demandada guien desconocia posibles costa
procesales del proceso de ejecucion conexa y de la Parte Demandante, de no
acceder a la liquidacion de las costas procesales sobrevinientes a la
ejecutoria del auto que ordend seguir adelante con la ejecucién {Art. 446
C.G.P.) como lo son por los gastos necesarios en los que se incurrio en el
tramite de la medida cautelar de embargo autorizada por el Juzgado 18 Civil
del Circuito de Medellin y de Secuestro del bien por el mismo Juzgado de
Ejecucién quien nombrd Auxiliar de la Justicia para dicha diligencia a la
empresa GERENCIAR Y SERVIR 5.A.5., a quien efectivamente se le notifico
el encargo y posteriormente anuncié ante el Despacho Ejecutor su
aceptacién de la encomienda; por ello, se solicité por parte de quien
suscribe la presente, que el Despacho tuviese en cuenta lo actuado por del
nombrado Secuestre para efectos de sus honorarios si se llegaron a causar
y que es competencia y funcion exclusiva del Juzgado su reconocimiento o
no y la respectiva liquidacion por Secretaria del Despacho (Art. 366 C.G.P.).




En consecuencia y obrando en calidad de Apoderado de la parte
Demandante y con base en el DECRETO 806/2020, con todo respeto me
permito presentar la liquidacién del crédito con fundamento en el Articulo
446 del C.G.P., teniendo en cuenta el auto MANDAMIENTO DE PAGO
proferido por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellin, en el cual se tuvo
en cuenta el pago de las AGENCIAS EN DERECHO impuesta por los
Despachos A-quo y Ad-quem , correspondientes a la PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA, dentro del proceso con RADICADO Nro. 05-001-31-03-007-
2010-00783-00 y 05-001-31-03-007-2010-00783-01, respectivamente.

El AUTO MANDAMIENTO DE PAGO, interlocutorio Nro. 021 de 25 de
febrero de 2020, notificado por Estado Nro. 43 de 26 de febrero de 2020,
dispuso:

PRIMEROQO, LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor de Maria Mabel
Cadavid Carmona (C.C. No 43.021.092) en contra de Pompilio de Jesis
Yepes Aristizabal (C.C.No 70.088.540), por los siguientes conceptos:

La suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($6.330.545,00) por concepto de costas
ordenadas mediante sentencia de primera instancia de fecha 20 de
noviembre de 2012 y de segunda instancia con fecha diciembre 5 de 2019,
las cuales fueron liquidadas y aprobadas segun auto del 10 de febrero de
2020. Mas el interés civil moratorio liquidado al 6% anual desde €l 18 de
febrero de 2020, dia siguiente a la ejecutoria del auto que las aprobo liquidé.

SE ANEXA COPIA DEL AUTO MADAMIENTO DE PAGO EN DOS PAGINAS
Y AUTO QUE NEGO SOLICITUDES FUE NOTIFICADO EN ESTADO 1700
VH DEL 6 DE AGOSTO DE 2021.

Con base en lo anteriormente expuesto, siempre con el debido respeto me
permito presentar la liquidacién de las agencias en derecho (Capital) y los
intereses legales del 6% anual o sea al 0,5% (al medio mensual} desde el 18
de febrero de 2020 hasta la fecha de hoy 24 de agosto de 2021, asi:

LIQUIDACION:
Desde Hasta # Capital % | Valor Capital +
dias 0,5 | Interés Interés

18-02-2020 | 29-02-2020 12 [ $6.330.545,00 [ 0,5% | $ 12.661,09 | ¢ 5343 206,09
01-03-2020 | 31-03-2020 30 $ 31.652,73

S 6.374.858,82
01-04-2020 | 30-04-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.406.511,54
01-05-2020 | 31-05-2020 30 $ 31.652,73

S 6.438.164,27




01-06-2020 | 30-06-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.469.816,99
01-07-2020 | 31-07-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.501.469,72
01-08-2020 | 31-08-2020 30 §31.652,73

$ 6.533.122,44
01-09-2020 | 30-09-2020 30 $31.652,73

$ 6.564.775,17
01-10-2020 | 31-10-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.596.427,89
01-11-2020 | 30-11-2020 30 $31.652,73

$ 6.628.080,62
01-12-2020 | 31-12-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.659.733,34
01-01-2021 | 31-01-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.691.386,07
01-02-2021 | 28-02-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.723.038,79
01-03-2021 | 31-03-2021 30 $ 31.652,73 ,

$ 6.754.691,52
01-04-2021 | 30-04-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.786.344,24
01-05-2021 | 31-05-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.817.996,96
01-06-2021 | 30-06-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.849.649,69
01-07-2021 | 31-07-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.881.302,41
01-08-2021 | 24-08-2021 24 $ 25.322,18

$ 6.906.624,59

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L.

($ 6.906.624,59).

c.c. AL DEMANDADO SENOR POMPILIO DE JESUS YEPES ARISTIZABAL.

E-mail: pompilioyepes@gmail.com

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE BOTERO LORA

C.C. 70.044.221
T.P. 93.163 C.S.J.
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PROCERO Ejecutivo conexo

: BEMANDANTE Mar{s Mabet Cadavid Carmons
DEMANDADOS Pompilio de Jesds Yepes Aristizabal
RADICADO 05001 31 03 007 2010.-06782 64

| BECISION Libra mandamienia de pago
INTERLOCUTORIO | No, 021 T

Slodolten. sointiotnon ( 95) e /eémﬁo e dod wvréd sointo ( £ 020)

La scfiora Maria Mabel Cadavid Carmona (C.C. No. 43.021.092), mediante
escruo recibido en este Despacho el dia de hoy, presentd snixc;mé de
mandamzento de page, respecto de la suma f.i@ S&Z&Bi} ﬁé&co, eqzxxvaiamc ala

izqmdacmn de costas de pnmem mst:ancza y segzm&a mstancm reahzada '

mediante auto del 10 de febrero de 2020, aprobada mediante auto de Ea misma
fecha, notificado pnr estados dei |1 de febrero hagaﬁo cuya ejecmona se dic
para el 17 del mismo mes }f afio (Cfr fis i 22 c.il

El num. 6° del art. 365 del C.G. ? catablece: “Cm&do fueren a‘os {2} o mis
fitigantes gue deban pagar las f:ostas, ol juez los condenara en proporc:on asu
interds en ¢ proceso; si nada se dzspoﬁe af respecte se entenderdn drsmbma’as

-F

por partes iguales enire ellos™
Por su parte, el num. 7° dice: "8 feren varios los litigantes favorecidos con la

condena en costas, e cada uno de ellos se les reconocerdn los gastos que

hubigre sufragado y se hardn por separado las liquidaciones”™.

Qbservando que la solicitud cumple con los presupuestos legales contemplados
en ¢! articule 305 y 306 del Codigo General del Proceso el huzgado procederd

a librar mandamiento de Dage, ’g}&r las costas Hquidadas a favor de la

£

Fal



3

d;niandante Maria Mabel Cadavid Carmena, seglnauto del 190 de febrero de
2020(Cfr fls. 1) 2 c.1).

RESUELVE

PRIMERQ. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGOQ a favor de Maria Mabel
Cadevid Carpona (C.C. No. 43.021.092) y en coptry de Pompilio de Jesiis
Yepes Ariagizabal (C.C, No. 70.088.540), por los sjguientes conceptos:

. g

La suma. de SEIS MILLON’ES TRESCIENTOS TREINTA MiL
QUINJENTOS CUARENTA Y CINC() PESOS M.L. (56.330.545.00) por
concepto de gostas orderz_adas mediante sertencia de primera instancia de fecha
noviembre 20 de 2012 y de segunda instancia con fecha diciembre S de 2019,

las que fueron liguidadas y aprobadas segfin auto del 10 de febrero de 2020 <CE

i) 22 ¢.1). Més el interés civil moratorio Irquzdado al 6% anual desde el 18

de febrero de 2020, <ia sipuiente a In gjecutoris del aute que kes aprobd liquidé.

SE{Z@UNI}(}, La presente decisidn se notifi ica por Estados als péfte demandacia
de confonmdad con ei inc. 2° del art, 306 del C.G.P,, concedidndosele et tc.rmmo

de cinco (§} dias pm canceiar la o‘oiagamén o de dwz (lﬂ} dids patn que

proponga excepeiones. : S
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30/8/2021 ' Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Qutlook

o

RV: LIQUIDACION CREDITO RADICADOQ. 05-001-31-03-018-2020-00068-00

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 27/08/2021 21.16

Para: Leidy Johanna Llano Bermudez <lllanob@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juan Esteban Laverde Garcia
<jlaverdg@cendoj.rarnajudicial.gov.co>; Maria Cristina Corderc Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

MJ 1 archivos adjuntos (353 KB)
LIQUIDACION RDQ. 2020-00068- JIDO 18 C. CTO.doox

De: pompilio de jesus yepes aristizabal <pompilicyepes@hotmail.com>

Enviado: viernes, 27 de agosto de 2021 4:38 p. m,

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Anticquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial. gov.co>
Asunto: LIQUIDACION CREDITO RADICADO. 05-001-31-03-018-2020-00068-00

Sefiores
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CICUITO DE EJEUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLIN.
E.S.D.

Como la parte demandada, me permite con todo respeto aportar la liquidacion del crédito con base
en el Auto MANDAMIENTO DE PAGO.

‘REF: RADICADQ. 05-001-31-03-018-2020-00068-00
Atentamente,

POMPILIO DE JESUS YEPES ARISITIZABAL
C.C. No. 70.088.540

% Libre de virus. www.avg.com
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Medellin, 24 de agosto de 2021

Sefiores

JUZGADO SI::GUNDO DE CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE MEDELLIN

E. S. D.

J02ejeccme@sendoj. ramajudicial.gov.co

REF: Asunto: Liquidacion del crédito
Proceso: Ejecutivo conexo
Demandante: Maria Mabel Cadavid Carmona
Demandado: Pompilio de Jesuis Yepes Aristizabal
RADICADO: 05-001-31-03-018-2020-00068-00
Ponente: Juzgado Segundo Civil Circuito de Ejecucién

De Sentencias de Medellin.

En obedecimiento a lo dispuesto por el Despacho en Auto 1700VH,
notificado por Estado de 6 de agosto de 2021, mediante el cual negé las
solicitudes presentadas por ambas Partes; entre ellas, la de liquidar: el
crédito solicitado por la Parte Demandada quien desconocia posibles costa
procesales del proceso de ejecuciéon conexa y de la Parte Demandante, de no
acceder a la liquidacion de las costas procesales sobrevinientes a la
gjecutoria del auto que ordend seguir adelante con la ejecucion {Art. 446
C.G.P.) como lo son por los gastos necesarios en los que se incurrié en el
tramite de la medida cautelar de embargo autorizada por et Juzgado 18 Civil
del Circuito de Medellin y de Secuestro del bien por €l mismo Juzgado de
Ejecucion quien nombré Auxiliar de la Justicia para dicha diligencia a la
empresa GERENCIAR Y SERVIR S5.A.S., a quien efectivamente se le notifico
el encargo y posteriormente anuncié ante el Despacho Ejecutor su
aceptacion de la encomienda; por ello, se solicitdé por parte de quien
suscribe la presente, que el Despacho tuviese en cuenta lo actuado por del
nombrado Secuestre para efectos de sus honorarios si se llegaron a causar
y que es competencia y funcién exclusiva del Juzgado su reconocimiento o
no y la respectiva liquidacién por Secretaria del Despacho {Art. 366 C.G.P.).



En consecuencia y obrando en calidad de Apoderado de la parte
Demandante y con base en €l DECRETO 806/2020, con todo respeto me
permito presentar la liquidacion del crédito con fundamento en el Articulo
446 del C.G.P., teniendo en cuenta el auto MANDAMIENTO DE PAGO
proferido por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellin, en el cual se tuvo
en cuenta el pago de las AGENCIAS EN DERECHO impuesta por los
Despachos A-quo y Ad-quem , correspondientes a la PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA, dentro del proceso con RADICADO Nro. 05-001-31-03-007-
2010-00783-00 y 05-001-31-03-007-2010-00783-01, respectivamente.

El AUTO MANDAMIENTO DE PAGO, interlocutorioc Nro. 021 de 25 de
febrero de 2020, notificado por Estado Nro. 43 de 26 de febrero de 2020,
dispuso:

PRIMERQ, LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor de Maria Mabel
Cadavid Carmona {C.C. No 43.021.092} en contra de Pompilio de Jesfis
Yepes Aristizabal (C.C.No 70.088.540), por los siguientes conceptos:

La suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($6.330.545,00) por concepto de costas
ordenadas mediante sentencia de primera instancia de fecha 20 de
noviembre de 2012 y de segunda instancia con fecha diciembre S de 2019,
las cuales fueron liquidadas y aprobadas segun auto del 10 de febrero de
2020. Mas el interés civil moratorio liquidado al 6% anual desde €l 18 de
febrero de 2020, dia siguiente a la ejecutoria del auto que las aprobdé liquidsé.

SE ANExA COPIA DEL AUTO MADAMIENTO DE PAGO EN DOS PAGINAS
Y AUTO QUE NEGO SOLICITUDES FUE NOTIFICADO EN ESTADO 1700
VH DEL 6 DE AGOSTO DE 2021.

Con bhase en lo anteriormente expuesto, siempre con el debido respeto me
permito presentar la liquidacién de las agencias en derecho {Capital) y los
intereses legales del 6% anual o sea al 0,5% (al medio mensual) desde e] 18
de febrero de 2020 hasta la fecha de hoy 24 de agosto de 2021, asi:

LIQUIDACION:
Desde Hasta # Capital % | Valor Capital +
dias 0,5 | Interés Interés

18-02-2020 | 29-02-2020 12 $ 6.330.545,00 | 0,5% | § 12.661,09 $ 6.343.206,00
01-03-2020 § 31-03-2020 30 $ 31.652,73

5 6.374.858,82
01-04-2020 | 30-04-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.406.511,54
01-05-2020 | 31-05-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.438.164,27




01-06-2020 | 30-06-2020 30 $ 31.652,73

5 6.469.816,99
01-07-2020 | 31-07-2020 30 $ 31.652,73

5 6.501.469,72
01-08-2020 | 31-08-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.533.122,44
01-09-2020 | 30-09-2020 30 $ 31.652,73

S 6.564.775,17
01-10-2020 | 31-10-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.596.427,89
01-11-2020 | 30-11-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.628.080,62
01-12-2020 § 31-12-2020 30 $ 31.652,73

$ 6.659.733,34
01-01-2021 [ 31-01-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.691.386,07
01-02-2021 | 28-02-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.723.038,79
01-03-2021 | 31-03-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.754.691,52
01-04-2021 | 30-04-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.786.344,24
01-05-2021 | 31-05-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.817.996,96
01-06-2021 | 30-06-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.849.649,69
01-07-2021 | 31-07-2021 30 $ 31.652,73

$ 6.881.302,41
01-08-2021 | 24-08-2021 24 $ 25.322,18

$ 6.906.624,59

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L.
‘$ 6.906_624,59'. B L T T T T e P P P P T

¢.c. AL DEMANDADO SENOR POMPILIO DE JESUS YEPES ARISTIZABAL.
E-mail: pompilioyepes@gmail.com

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE BOTERO LORA
C.C. 70.044.221
T.P. 93.163 C.S.J.
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PROCESO Ejceativo conexo

DEMANDANTE Maris Mabel Cadavid Carmona : e
DEMANDADOS Pompilio de Jesis Yenes Aristizabial i 3
RADICADO 05001 31 63 007 204000781 00 -
DECISION Libra mandamiento de pago

INTERLOCUTORIO | No. 027 - . i A

SModotten, sotntiotnos (S 5] do  fobnero do dos mvif poimta (eoeo)

La sefiora Maria l\fiahel Cadavid }anmona (C C. No. 43.021 {}92), mediante
escmc remhido en este Despacho ¢l dia de hoy, presenté sohcltud de
mandamxento de pago, respecto dela suma ée $6.330. 545.00, equzvaim ala
qumdgcwn de costas de pmnera instancia y qegunda instancia, reallzada ‘
mzxixanze ;:;to del 10 de febrem de 2020, aprobada mediante auto de la misma
fecha, notificado por estados del 11 de febrero hogaﬂo, cuya e}ecumm se dic

para el 17 del mismo mes y afio (Ckr ﬂs 1E2 c.1).

E! num. 6° del art, 365 dei C.G.P. establece: “Cuando fue'ren dos (2) o mds
fitigantes que deban pagar Ias costas, ez‘ juez los condenard en proporczon asu
interés en el proceso; si nada se dtspone al Fespecta, se entendemn dwrr:bu:das

por paries iguales entre etlos”

Por su parte, el num, 7° dice: "Si fweren varios los litigantes favorecidos con la
condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerdn los gastos que

hubiere sufragado y se hardn por separado las liquidaciones ™.

Observando que la solicitud cumple con los presupuestos legales contemplados
en el articulo 305 y 306 del Codige General del Proceso el Juzgado procederd

“a librar mandamiento de pago, por las costas liquidadas a favor de la



demandante Marfa Mabel .,(:.f‘ailairid Carmana, segin auto del 10 de febrero de
2020(Cfr f1s. 12 c.1). o

RESUELVE

PRIMERO. LIBR AR MANDAMIENTC DE PAGO 8 faver de Maria Mabel
Cadqvid Carpona (C.C. No. 43.021.092) y en coptrg de Pompilio de Jesis
Yepes Ariggizatial (C.C. No. 70.088.840), por los siguientes conceptos;

La suma.- de SEIS MILLONL.S TRESCIENTOS 'I'REINTA MIL
QUINI@?%’I‘QS CUARENTA 'Y CINCO PESOS M. L;. {$6.330.545.00) por

concepin de postas ordenadas mediante sentencia de prlmera mszancla de fecha

" noviembre 20 de 2012 y de segunda instancia con fecha &xozmbre 5 de 2019,

‘v

las que ﬁwmn hquzdadas y aprobadas seglin auto dej 10 de febrero de 2020 (Cfr
N2 1). Més"el ‘interés civil moratorio hqu:dado al 6% anuval desdc el 18
de febrero de 2020, dia Siguiente » la ejecutoria del auto que las aprobd iiquidé‘

SEGUNDO. La presente dmi-sién se notifica por Estados a la patte ciémandada,
de conformidad con ei inc. 2"del art. 306 del C.G.P., concedidndosele e tt.nmrio
de cinco (5) dias para cancef&r la obhgamén 0 de dlez (X{i) diss patn que

proponga exeepeiones.

* NOTIFIQUESE : :

WILLIAM FI)O LONDOR fBRAND
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