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24/9/2020 ' Correo: Ana Maria Higuita Alvarez - Outlook é»é

RV: Liquidacion Radicado: 2011-00656

Leidy Johanna Uano Bermudez <llanob@cendojramajudicial.gov.co>
Vie 21/08/2020 12:34
Para: Juan Camilo Cacante Maza <jcac: i judicial.gov.co>; Ana Maria Higuita Alvarez <ahiguita@cendoj.ramajudicialgov.co>

& ¢ archives adjuntos @74 K8)
liguidadion intereses de agosto de 2020.pdf;

08/2011-656 REPARTO ANA MARIA 13 DE MARZO DE 2020

De: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccrme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: midrcoles, 12 de agosto de 2020 13:24

Para: Leidy Johanna Liano Bermudez <lilanch@cendoj dicial.gov.co>

Asunto: RV: Liquidacion Radicado: 2011-00656

OK

De: juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin <j02ejeccme@cendoj.ramajudicial. gov.co>

=nviado: muercoles, 12 de agosto de 2020 1:04 p. m.
para: juanfeli 9 com civanfali |
Asunto: RE: qumdaaon Radicado: 2011-00656

hotmail.com>; Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioguia - Medelfin <cserej | judicial.gov.co>

Cordial saludo, acuso recibido y me permito informarle que:

1. Puede consultar los estados Yy providencias del Juzgado de forma virtual en ej siguiente
link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-de-ejecucion-civil-del-circuito-de-medellin/47

2. Los memoriales se recibirdn en el correo electrdnico institucional de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de
Ejecucion de Sentencias de Medellin (cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co), de lunes a viernes en el horario de 8 am a 12
meridiano y de 1 pm a 5 pm. Precisando que los que se envien por fuera de este horario, se entenderan recibidas en el dia y hora habil
siguiente, para el efecto se configurara dicho correo con la siguiente respuesta automatica: “Sefior usuario: el horario para recepcién
de memoriales es de lunes a viernes 8am a 12 meridiano y de 1pm a 5pm”.

3. Con el fin de centralizar la recepcion de memoriales y poder realizar el correspondiente y efectivo registro en el sistema de gestlon

S'glo XXI de forma _oportuna, mwwmm@mmmw
ato ug.en_lo_sucgsmg_ms.gnimn_a_gsm

4. Las solicitudes respecto a la informacion de expedientes, memoriales, autos y citas para autorizar el ingreso de los usuarios a la sede
judicial Edificio Mariscal Sucre, deben ser dirigidas al correo electrénico: jcctoeOOmed@notificacionesrj.gov.co

Atentamente,

Jose Ferney Cortés Vélez
Oficial Mayor

BO 62 CIVIL CIRCUITO DE EYECUCION DE
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La Notificacidn surtida por este medio, s entiende para todos sus efectos, e los términos det Articulo 612 de fa Ley 1564 de 2012 v del Artfculo 2021y 22 de f Ley 527 de 1999, Acuerda PS OE 2006 y demds
£ste documento es privado, y puede contener infurmacion priviegadz o contidendal; par =00, G531 esta if 0N y 515 GNEXDs prapasits ajencs a {05 de 5u remitente, diveigarla 2 personas a (as cuales o se encuentre destinado a5t < or torl o g , s
encuentsy probitndo en wirtvd de da jon vigeate. £ remiente e informacion, opinionss o critetios itdos ev: este que Ao estén refacionz 61, Si usted no es & destinatati izado, o pos error retibe este mensaje, favor

borrario inmediatamenta.

“LA INTERCEPTACION ABUSIVA EN EL ERVIOFL RECIBO. LA COMUNICACION O EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACHON RELATIVA A ACTGS DE COMUNICACION PROCESAL, CORSTITUYE U BELITO QUE SERA PERSEGINDO Y SANCIORAD ACORDE CON EOS ARTICULOS 192 -197 DEL TITRILG XV
SOBRE OS5 OELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICION DE JUSTIOA DEL COBIGO PEMAL COLOMBIAND™

De: juan antonio fopez garcia <juanfelipevelezg@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2020 10:30a3. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia ~ Medellin <j02ejeccme@cendoj.r
Asunto: Liguidacion Radicado: 2011-00656

1.gov.co>; Juzgado 08 Civil Circuito - Antioguia - Medellin <ccio08me@ cend: judicial.gov.co

Adjunto liquidacion; por favor acusar recibido. gracias
tentamente

juan Felipe Velez G
Abogado
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Medellin, 4 de agosto de 2020.

Sefior
JUZGADOQO 2 CIVIL DE EJECUCION DEL CIRCUITO.
Medellin.

JUZG DE ORIGEN: 8 CIVIL DEL CIRCUITO
Referencia:  Proceso ejecutivo

Demandante: Diego Mazo

Demandado: Gabriel Mazo.

Radicado: 2011-00656

Asunto: Aporto liquidacion del crédito.

JUAN FELIPE VELEZ G, quien actGa en nombre y en representacion del demandante,
respetuosamente, aporto al despacho liquidacion del crédito..

Sirvase proceder de conformidad

Atentamente,

JUAN FELIPE VELEZ GOMEZ
T.P. 13.752 del C. S. de la J.
Apoderado del demandante




Nombre del deudor: DIEGO MAZO

Capital $ 60.000.000
Vencimienio de la obligacion 23 de agosto de 2010
Tasa aplicable
Vigencia L. Usura | Tasa mes Capital Liquidacién
Desde Hasta | E. Anual | Aplicable Intereses

24/08/10 | 31/08/10; 22.41% 1,699% | $ 60.000.000 $ 254.850

01/09/10 | 30/09/10| 22,41% 1,699% | $60.000.000 $1.019.400

0171010 § 31/10/10 | 21,32% 1,623% | $60.000.000 $973.800

0111110 | 30711710 | 21,32% 1,623% | $60.000.000 $973.800

0112110 3112110 | 21,32% 1,623% | $60.000.000 $973.800

01/01111 | 31/01/11| 23,42% 1,768% | $60.000.000 | § 1.060.800

01/02/11 | 28/02111 | 23.42% 1,768% | $60.000.000 | $ 1.060.800

01/03/11 { 31031111 23,42% 1,768% | $60.000.000 | $1.060.800

01/04/11 | 30/04/11 | 26,54% 1,980% | $60.000.000 ] $1.188.000

01/05/11 | 31/05/11 | 26,54% 1,980% | $60.000.000 | § 1.188.000

01/06/11 | 30/06/11] 26,54% 1,980% | $60.000.000 | $1.188.000

0107111 31/0711 | 27.95% 2,075% | $60.000.000| §1.245.000

01/08/11 ] 31/08/11] 27,95%; 2075% | $60.000.000 | §1.245.000

01/09/11 | 30/09/11 | 27,95% 2,075% | $60.000.000 [ §1.245.000

01/10/11 | 3110111 | 20,09% 2,150% | $60.000.000 | $1.290.000

0111111} 3011/11 | 20,00% 2,150% | $60.000.000 |  §1.290.000

0112111 | 3112111 20,09% 2,150% | $60.000.000 |  $1.290.000

01/0112 ] 3101112 20,88% 2,202% | $60.000.000 | $1.321.200

01/02/112 | 29/02/12 | 20,88% 2,202% | $60.000.000 | $1.321.200

01/03112 | 31/03/12 | 20,88% 2,202% | $60.000.000 | $1.321.200

01/04/12 | 30/04112] 30,78% 2,261% | $60.000.000 | $1.356.600

01/05112 | 31/0512] 30,78% 2,261% | $60.000.000 | $1.356.600

01/06/12 | 30/06/12 | 30,78% 2,261% | $60.000.000 | §1.356.600

01/07/12 | 310712 31,28% 2,279% | $60.000.000 | §1.367.400

01/08/12 | 31/08/12{ 31,29% 2,279% | $60.000.000 | $ 1.367.400

01/0912 | 30/09/12 | 31,29% 2,279% | $60.000.000 | $1.367.400

01/1012 | 311012 31,34% 2297% | $60.000.000| $1.378.200

011112 ] 301112 31,34% 2,297% | $60.000.000 | $1.378.200

0112112 | 311121121 31,34% 2.297% { $60.000.000 | $1.378.200

01/01113 | 31/0113 | 31,13% 2,284% | $60.000.000 | $1.370.400

01/02113 | 28/02/113 | 31,13% 2,284% | $60.000.000| $1.370.400

01/03/13 | 31/03/13{ 31,13% 2,284% | $60.000.000 1 $1.370.400

01/04113 | 30/04/13 ] 31,25% 2,291% | $60.000.000 | §1.374.600

01/05/13 { 31/05113 | 31,25% 2291% | $60.000.000 ] $1.374.600

01/06/13 | 30/06/13 | 31,25% 2,291% | $60.000.000 | § 1.374.600

0107113 | 31/07/13 | 30,51% 2,243% | $60.000.000 ]  §1.345.800

01/08/13 | 31/08/13{ 30,51% 2,243% | $60.000.000 | $1.345.800

01/09/13 | 30/09113 | 30,51% 2,243% | $60.000.000 |  $1.345.800

01/10113 | 31/1013] 29,78% 2,196% | $60.000.000 | §1.317.600




011113 | 3011131 29,78% 2,196% | $60.000.000 | $1.317.600
011213 | 3111213 | 29,78% 2,196% | $60.000.000 | §1.317.600
01/01/114 | 31/01/14 | 29,48% 2,176% | $60.000.000 | $1.305.600
01/02/114 | 28/02/14 | 29,48% 2,176% | $60.000.000 | §$ 1.305.600
01/03/14 | 31/03/14 | 29,48% 2,176% | $60.000.000 | $1.305.800
01/04/14 | 30/04/14 | 29.45% 2,174% | $60.000.000 | $1.304.400
01/0514 | 31/05/14 | 29.45% 2,174% | $60.000.000 | $1.304.400
01/06/14 | 30/06/14 | 29,45% 2,174% | $60.000.000 | $1.304.400
01/07/14 | 31/07114 | 29,00% 2,144% 1 $60.000.000 | $1.286.400
01/08/14 | 31/08/14 | 29,00% 2,144% | $860.000.000 | $1.286.400
01/09/14 | 30/09/14 | 29,00% 2,144% | $60.000.000 | $1.286.400
014014 | 24/1014} 28,76% 2,128% | $60.000.000 | $1.276.800
0111114 | 30/1115] 28,76% 2,128% | $60.000.000 | $1.276.800
01/12/14 {1 31112115| 28,76% 2,128% | $60.000.000 | $1.276.800
010115 | 31/0115| 28,82% 2,132% | $60.000.000| $1.279.200
01/02/15 | 28/02/115 | 28,82% 2,132% | $60.000.000{ §1.279.200
01/03/15| 31/03/15| 28,82% 2,132% | $60.000.000 | $1.279.200
01/04/115 | 30/04/15] 29,06% 2,148% | $60.000.000 | § 1.288.800
01/05/16 | 31/05/15 | 29,06% 2,148% | $60.000.000 | §$1.288.800
01/06/15 | 30/06/15 | 29,06% 2,148% | $60.000.000 | §$1.288.800
0107115 | 31/07/15| 28,89% 2,137% | $60.000.000 | §1.282.200
01/08/15 | 31/08/15 | 28,89% 2,137% | $60.000.000 | §$1.282.200
01/09/15 | 30/09/15 ]| 28,89% 2,137% | $60.000.000 | $1.282.200
01710115 | 31/10/15 | 29,00% 2,144% | $60.000.000 | § 1.286.400
0111151 30111115 29,00% 2,144% | $60.000.000 | §1.286.400
01/12115 | 3112/15) 29,00% 2,144% | $60.000.000 | §1.286.400
01/01/16 | 31/01/16 | 29,52% 2,178% | $60.000.000 |  §1.306.800
01/02/16 | 29/02/16 | 29,52% 2,178% | $60.000.000 | $1.306.800
01/03/116 | 31/0316 | 29,52% 2,178% | $60.000.000 | §1.306.800
01/04/16 | 30/04/16 | 30.81% 2,263% | $60.000.000 | $1.357.800
01/05/16 | 31/05/16 ) 30,81% 2,263% | $60.000.000 | $1.357.800
01/06/16 | 30/06/16 | 30,81% 2,263% | $60.000.0006| §$1.357.800
01/07116 | 3107116 | 32,01% 2,341% | $60.000.000 | $1.404.600
01/08/16 | 31/08/16 | 32,01% 2,341% | $60.000.000 | $1.404.600
01/09/16 | 30/09/16 | 32.01% 2,341% | $60.000.000 | $1.404.600
01/10116 | 31/10/16 ] 32,99% 2404% | $60.000.000 | $1.442.400
0111116 | 30/11/16 | 32,99% 2404% | $60.000.000 | $1.442.400
0112116 | 3112116 | 32,99% 2,404% | $60.000.000 ] $1.442.400
010117 ) 31/0117 ] 33,51% 2437% | $60.000.000 | §$1.462.200
01/02117 | 28/0217 | 33,51% 2437% | $60.000.000| $1.462.200
01/03/17 | 31/03/17 | 33,51% 2437% | $60.000.000 | $1.462.200
01/04/17 | 30/04/17 | 33,51% 2437% | $60.000.000 | $1.462.200
01/05117 | 15/05/117 | 33,51% 2437% | $60.000.000| $1.462.200
01/06/17 | 30/06/17 { 33,51% 2437% | $60.000.000 ] §1.462.200
010717 | 3100717 | 32,97% 2,403% | $60.000.000 | § 1.441.800
01/0817 | 31/08/17 | 32,97% 2/403% { $60.000.000| §$1.441.800
01/09/17 | 30/09/17 | 32,24% 2,356% | $60.000.000] $1.413.600
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0171017 | 3111017 | 31,73% 2,323% | $60.000.000 | $1.393.800
0111117 | 301117 | 31,44% 2,304% | $60.000.000 | $1.382.400
01217 ] 311217 31,16% 2,286% | $60.000.000 | $1.371.600
01/01118 | 31/01/18 | 31,04% 2,278% | $60.000.000 |  $1.366.800
01/02/18 | 28/02/18 | 31,52% 2,309% | $60.000.000 { $1.385.400
01/03/118 | 31/03/18 | 31,02% 2,277% | $60.000.000 | $1.366.200
01/04118 | 30/04/18 1 30,72% 2,257% | $60.000.000 |  §$1.354.200
01/05/18 | 31/0518 | 30,66% 2,253% | $60.000.000 |  § 1.351.800
01/06/18 | 30/06/18 | 30.42% 2,237% | $60.000.000 | $1.342.200
01/07/18 | 31/07118 ] 30,05% 2,213% | $60.000.000 | $1.327.800
01/08/18 | 31/08/18 | 29,91% 2,204% | $60.000.000 | $1.322.400
01/09118 | 30/09181 29,72% 2192% | $60.000.000 | $1.315.200
01/1018 | 3110/18 | 29,45% 2,174% | $60.000.000 | $1.304.400
0111118 | 301118 29,24% 2,160% | $60.000.000 $1.296.000
011218 | 3112118 | 29,10% 2,151% | $60.000.000 $1.290.600
01/01119 | 31/0119 | 28,74% 2,127% | $60.000.000 $1.276.200
01/02119 | 28/02/19 | 29,55% 2,180% | $60.000.000 $1.308.000
01/0319 | 31/03/19| 29.06% 2,148% | $60.000.000 $1.288.800
01/04/19 | 30/04/19 | 28,98% 2,143% | $60.000.000 $1.285.800
01/05119 | 31/05/19 | 29,01% 2,145% | $60.000.000 $1.287.000
01/06/19 | 30/06/19 | 28,98% 2,141% | $60.000.000 $1.284.600
01/07119 | 31/07/19 | 28,92% 2,139% | $60.000.000 $1.283.400
01/08/19( 31/08/19| 28,98% 2,143% | $60.000.000 $1.285.800
01/09/119 | 30/09/19 ] 29,98% 2,143% | $60.000.000 $1.285.800
011019 ] 31/1019 | 28,65% 2,121% | $60.000.000 $1.272.600
01711719 | 30/11/19] 28,55% 2115% | $60.000.000 $1.269.000
01712119 | 31712119 | 28,37% 2103% | $60.000.000 $1.261.800
01/01/20 { 31/01/20 | 28,16% 2,089% | $60.000.000 $1.253.400
01/02/20 | 29/02/20 | 28,59% 2,117% | $60.000.000 $1.270.200
01/03/20 | 31/03/20 | 28,43% 2,107% | $60.000.000 $1.264.200
01/04/20 | 30/04/20 | 28,04% 2,081% | $60.000.000 $1.248.600
01/05/20 | 31/05/20 | 27,29% 2,031% | $60.000.000 $1.218.600
01/06/20 | 30/06/20 | 27,18% 2,023% | $60.000.000 $1.213.800
01/07/20 | 31/07/20 | 27,18% 2,023% | $60.000.000 $1.213.800
01/08/20 | 31/08/20 | 27,44% 2,041% | $60.000.000 $1.224.600
SUBOTOTALES $ 60.000.000 | $ 157.043.850
TOTAL CAPITAL MAS
INTERESES $ 217.043.850
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JUZGADO
LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin,
Plazo TEA pactada, a mensual >>> “{Plazo Hasta E_—_:: b
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >> |Méaxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> Y Mora Hasta (Hoy) 05-feb-20
Tasa mensual pactada _ >»> ‘ _ |Comercial x
Resultado tasa pactada o pedida >> {Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> 60.000.000,00 [Microc u Ot

Intereses en sentencia o liquidacién anterior, Fol. >> 139.481.977,02

- . . Maxima
Vigencia Brio. Cte.} o = LIQIIDACION DEL CREDITO
Desde Hasta |Bfec. Anual{autorizada Capital liquidable | Dias Intereses

014ul-19 | 314ul-19 ; 60.000.000,00 139.481.977,02
014ul-19  315ul-19 19,28% 2,14% 2,139% 60.000.000,00 30 1.283.647,86
01-ago-19 31-ago-19 19,32% 2,14% 2,143% 60.000.000,00 30 1.286.024,17
01-sep-19 30-sep-19 19,32% 2,14% 2,143% 60.000.000,00 30 1.286.024,17
01-oct-19  31-oct-19 19,10% 2,12% 2,122% 60.000.000,00 30 1.272.941,94
071-nov-19 = 30-nov-19 19,03% 2,11%. 2,115% 60.000.000,00 30‘ 1.268.772,97
01-dic-19  31-dic-19 18,91% 210% 2,103% 60.000.000,00 30 1.261.618,88
. 01-ene-20 31-ene-20 18,77% 2,09% 2,089% 60.000.000,00 30 1.253.260,81
014eb-20 05-feb-20 19,06% 2,12% 2,118% 60.000.000,00 5 211.760,01
Resultades >>] 60.000.000,00 | | 148.606.027,83

SALDO DECAPITAL: 60.000.000,00

SALDO DE INTERESES 148.606.027,83

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS|  $208.606.027,83]

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION
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