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JUZGADO 02 RV: RDO: 05001310302220170036600/ Solicitud de aprobación liquidación
y fijar costas y agencias en derecho.

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 10/10/2022 11:45

Para: Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Jose Ferney Cortes Velez
<jcortesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellín
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 10 de octubre de 2022 10:21

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RDO: 05001310302220170036600/ Solicitud de aprobación liquidación y fijar costas y agencias en
derecho.
 

 

 

JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS
--------------------------------------------------------------------
Email: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

Carrera 50 # 51 – 23, Piso 2º Edificio Mariscal Sucre - Teléfono: 513 13 31 – Fax: 251 63 38
 

 

De: Eduardo Andrés Trejo <andrestrejosoto@gmail.com>

Enviado: lunes, 10 de octubre de 2022 10:04 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellín
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RDO: 05001310302220170036600/ Solicitud de aprobación liquidación y fijar costas y agencias en
derecho.
 
Señores 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN.


Cordial saludo  


EDUARDO ANDRÉS TREJO SOTO, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 176.856, del Consejo
Superior de la Judicatura, actuando  como apoderado judicial de la parte demandante (ejecutada), con el presente remito
para ser incorporado al proceso  y valorado dentro del mismo y se provee en lo que corresponda. 
Los datos del proceso son:
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Juzgado de origen:             Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín

Referencia:                           Ejecutivo.
Demandante:                        Lina María Munera Bolívar

Demandados:                       Astrid Elena López Ballesteros

Radicado:                              05001310302220170036600

E.Andrés Trejo Soto.

Abogado.
 

**********************************************************************

Este mensaje de correo electrónico y cualquier archivo adjunto contiene 

información confidencial amparada por el secreto profesional, por lo 

tanto está exento de la obligación de divulgación de información bajo 

las leyes aplicables y está dirigido exclusivamente al destinatario 

original. Si recibe este mensaje por equivocación o si no es el 

destinatario original, cualquier divulgación, distribución, copia u 

otro uso o retención de esta comunicación o su contenido está prohibido. 

Si recibe este mensaje por error, le agradeceremos responda inmediatamente 

al autor por correo electrónico para avisarle y borre el original y todas 

las copias de este correo y sus archivos adjuntos de su ordenador de 

manera permanente. Gracias.

**********************************************************************

This e-mail transmission and any attachments that accompany it may 

contain information that is privileged, confidential or otherwise 

exempt from disclosure under applicable law and is intended solely for 

the use of the individual(s) to whom it was intended to be addressed. 

If you have received this e-mail by mistake, or you are not the 

intended recipient, any disclosure, dissemination, distribution, 

copying or other use or retention of this communication or its 

substance is prohibited.  If you have received this communication in 

error, please immediately reply to the author via e-mail that you 

received this message by mistake and also permanently delete the 

original and all copies of this e-mail and any attachments from your 

computer. Thank you.

**********************************************************************




Plazo Hasta
>>>

Máxima

6.00% 0.487% Mora Hasta (Hoy) 9-m ay-22

>>> 0.50% Comercial X

0.500% Consumo

Microc  u Ot

Brio.  Cte. Máxima

Mensual

Tasa Inserte  en

esta  columna

Desde Hasta Efec. Anual
A uto rizada

Aplicable capitales,

cuotas u otros

Capital liquidable Días Intereses

8-sep-17 30-sep-17 1.5 0.00 0.00 0.00

8-sep-17 30-sep-17 21.48% 2.35% 0.500% 5,237,717.00 5,237,717.00 23 20,077.92

1-oct-17 31-oct-17 21.15% 2.32% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-nov-17 30-nov-17 20.96% 2.30% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-dic-17 31-dic-17 20.77% 2.29% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ene-18 31-ene-18 20.69% 2.28% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-feb-18 28-feb-18 21.01% 2.31% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-mar-18 31-mar-18 20.68% 2.28% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-abr-18 30-abr-18 20.48% 2.26% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-may-18 31-may-18 20.44% 2.25% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jun-18 30-jun-18 20.28% 2.24% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jul-18 31-jul-18 20.03% 2.21% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ago-18 31-ago-18 19.94% 2.20% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-sep-18 30-sep-18 19.81% 2.19% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-oct-18 31-oct-18 19.63% 2.17% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-nov-18 30-nov-18 19.49% 2.16% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-dic-18 31-dic-18 19.40% 2.15% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ene-19 31-ene-19 19.16% 2.13% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-feb-19 28-feb-19 19.70% 2.18% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-mar-19 31-mar-19 19.37% 2.15% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-abr-19 30-abr-19 19.32% 2.14% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-may-19 31-may-19 19.34% 2.15% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jun-19 30-jun-19 19.30% 2.14% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jul-19 31-jul-19 19.28% 2.14% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ago-19 31-ago-19 19.32% 2.14% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-sep-19 30-sep-19 19.32% 2.14% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-oct-19 31-oct-19 19.10% 2.12% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-nov-19 30-nov-19 19.03% 2.11% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-dic-19 31-dic-19 18.91% 2.10% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ene-20 31-ene-20 18.77% 2.09% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-feb-20 29-feb-20 19.06% 2.12% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-mar-20 31-mar-20 18.95% 2.11% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-abr-20 30-abr-20 18.69% 2.08% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-may-20 31-may-20 18.19% 2.03% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jun-20 30-jun-20 18.12% 2.02% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jul-20 31-jul-20 18.12% 2.02% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ago-20 31-ago-20 18.29% 2.04% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-sep-20 30-sep-20 18.35% 2.05% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-oct-20 31-oct-20 18.09% 2.02% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-nov-20 30-nov-20 17.84% 2.00% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-dic-20 31-dic-20 17.46% 1.96% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ene-21 31-ene-21 17.32% 1.94% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-feb-21 28-feb-21 17.54% 1.97% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-mar-21 31-mar-21 17.41% 1.95% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-abr-21 30-abr-21 17.31% 1.94% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-may-21 31-may-21 17.22% 1.93% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jun-21 30-jun-21 17.21% 1.93% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-jul-21 31-jul-21 17.18% 1.93% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ago-21 31-ago-21 17.24% 1.94% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-sep-21 30-sep-21 17.19% 1.93% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-oct-21 31-oct-21 17.08% 1.92% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-nov-21 30-nov-21 17.27% 1.94% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-dic-21 31-dic-21 17.46% 1.96% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-ene-22 31-ene-22 17.66% 1.98% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-feb-22 28-feb-22 18.30% 2.04% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-mar-22 31-mar-22 18.47% 2.06% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-abr-22 30-abr-22 19.05% 2.12% 0.500% 5,237,717.00 30 26,188.59

1-may-22 13-may-22 19.71% 2.18% 0.500% 5,237,717.00 13 11,348.39

5,237,717.00 1,471,798.76

5,237,717.00

1,471,798.76

$6,709,515.76

SALDO DE INTERESES

TOTAL CAPITAL MÁS  INTERESES  ADEUDADOS

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Resultados >>

SALDO DE CAPITAL

Tasa   mensual pactada

Resultado tasa pactada o pedida >>

Saldo de capital, Fol.  >>

Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol.  >>

Vigencia

JUZGADO CIVIL

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Medellín,

Plazo TEA pactada, a mensual >>> 1-mar-99 14-mar-99 1-ene-07

4-ene-07Tasa   mensual pactada

Resultado tasa pactada o pedida >>

Mora TEA pactada, a mensual >>>



Medellín, 10 de octubre de 2022.  

Señores  
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 
MEDELLÍN. 
J02ejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co 
E. S. D.  

 

Juzgado de origen:   Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín 
Referencia:    Ejecutivo. 
Demandante:   Lina María Munera Bolívar 
Demandados:   Astrid Elena López Ballesteros 
Radicado:    050013103022 2017 00366 00 
 
Asunto:    liquidación del crédito y solicito liquidación costas 

 

EDUARDO ANDRÉS TREJO SOTO, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta 
Profesional No. 176.856, del Consejo Superior de la Judicatura, actuando  como apoderado 
judicial de la parte demandante (ejecutada), por medio del presente, me permito, conforme 
a lo expuesto en los autos del 9 de mayo y 19 de septiembre de la presente anualidad, 
allegar la liquidación del crédito según la cual se realizó el pago por valor de $6.706.023,67. 

En concordancia con la liquidación del crédito realizada por el despacho, adjunta al auto 
proferido el día 9 de mayo de 2022, se liquidó por esta parte hasta el día en que se hizo 
efectivo el pago, es decir cuatro días después, los cuales se sumaron al valor de los 
intereses adeudados, quedando como total de pago la suma de $6.709.515,76, de los 
cuales ya se pagó la suma de $6.706.023,67, quedando como excedente un valor de TRES 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($3.492,09).  

Lo anterior, se pagará junto a las costas procesales, para lo cual, solicito al despacho se 
sirva liquidar las costas correspondientes dentro del proceso de referencia, a cargo de esta 
parte y en favor de la demandante, para proceder con el pago total de la obligación.  

 

Cordialmente,  

 

EDUARDO ANDRÉS TREJO SOTO 
T.P: No.  176.856,  del  C.S.  de  la  J. 


