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Juzgado 12° Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
  Cra 52 # 42-73 Of. 1305 Palacio de Justicia
  Edificio José Félix de Restrepo -Alpujarra-
Teléfono: 2622591
Correo Institucional: ccto12me@cendoj.ramajudicial.gov.co

JUZGADO 02 RV: MEMORIAL LIQUIDACIÓN DE CREDITO RAD 12-2022-00188-00

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 27/10/2022 14:42

Para: Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Jose Ferney Cortes Velez
<jcortesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 12 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto12me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 27 de octubre de 2022 11:46

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: sjimenez@smvinvestment.com <sjimenez@smvinvestment.com>

Asunto: RV: MEMORIAL LIQUIDACIÓN DE CREDITO RAD 2022-00188-00
 
Buenos días, se remite el anterior memorial al Juzgado 2° de Ejecución para el expediente
05001310301220220018800.   

Favor acusar recibo,  
 
Cordialmente,
 
Hugo  Alberto  Jiménez  Valencia
Asistente Judicial

 




De: sjimenez@smvinvestment.com <sjimenez@smvinvestment.com>

Enviado: viernes, 21 de octubre de 2022 05:07 p. m.

Para: Juzgado 12 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto12me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL LIQUIDACIÓN DE CREDITO RAD 2022-00188-00
 
 
Cordial saludo,
 
Por medio del presente me permito allegar memorial con liquidación de crédito en el proceso ejecutivo conexo de
la referencia y del que son parte los siguientes:
 

DEMANDANTE: JLV ENTERPRISES COLOMBIA S.A.S
DEMANDADO: NISO CONSTRUCTION S.A.S.

 
Muchas gracias.
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SARA JIMÉNEZ |ABOGADA

Cra 48 # 50 Sur – 128 | Centro Comercial Mayorca

Torre Empresarial, Ofic. 9028 - 9029 - Sabaneta, Antioquia

  +57 321 390 0255 sjimenez@smvinvestment.com

www.smvinvestment.com

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share
any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake,
please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.


El contenido de este correo electrónico es confidencial y está destinado al destinatario especificado solo en el mensaje. Está
estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este mensaje con terceros, sin el consentimiento por escrito del remitente.
Si recibió este mensaje por error, responda a este mensaje y continúe con su eliminación, para que podamos asegurarnos de
que tal error no ocurra en el futuro.
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwa.me%2F573213900255&data=05%7C01%7Cmhernani%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6f3b393dc3064affa87e08dab85366c0%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638024965590445366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qIgE8NcuWCJPDipbwtD5JI2ZpfI6mUrDtOID5LkgeCY%3D&reserved=0
mailto:sjimenez@smvinvestment.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmvinvestment.com%2F&data=05%7C01%7Cmhernani%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6f3b393dc3064affa87e08dab85366c0%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638024965590445366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mfuc3xkwtOpLFlx945i852rdw2%2BW%2B3jdbmUbEYt6T%2F8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSMV-2270003596621725%2F&data=05%7C01%7Cmhernani%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6f3b393dc3064affa87e08dab85366c0%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638024965590445366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AMMYVCIDMpf7TA3VFG0B8CtfFi5YxGdch8VWYgVfDn0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsmv_co&data=05%7C01%7Cmhernani%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6f3b393dc3064affa87e08dab85366c0%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638024965590445366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inGBeE61jJH8zko9plChigK4GAFHKBN1IRsCNlI9VLw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsmv_co%2F&data=05%7C01%7Cmhernani%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6f3b393dc3064affa87e08dab85366c0%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638024965590445366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FBpMkOdmgWmWPbmZK2ilnt98LGEQBNc%2BHzIjjCCiNEo%3D&reserved=0


 

Centro Comercial Mayorca - Torre Empresarial 
 Carrera 48-50 sur 129, Piso 9, Oficina 9029 

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@smvinvestment.com  
Teléfono: 557 71 72- 3205035433. 

 

Sabaneta 21 de octubre del 2022 
 

 
 

RADICADO: 0500130301220220018800 
PROCESO: EJECUTIVO CONEXO. 

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO.  
DEMANDANTE: JLV ENTERPRISES COLOMBIA S.A.S 

DEMANDADO: NISO CONSTRUCTION S.A.S. 
 

 

SARA MELISSA JIMÉNEZ VILLADA, mayor de edad, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 1.042 064.917, con tarjeta profesional N° 306.361 del 
Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico inscrito en el Registro 
Nacional de Abogados sjimenezvillada@gmail.com, en calidad de apodera 
especial de la sociedad JLV ENTERPRISES COLOMBIA S.A.S, por medio 
del presente me permito remitir liquidación de crédito realizada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso.  

 

TP. 306.361 del C. S. de la J 

Correo electrónico: 
sjimenez@smvinvestment.com 
sjimenezvillada@gmail.com 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Sara Melissa Jiménez Villada      

CC.1.042.064.917 

 

 



Plazo Hasta 01-mar-99

1,5 14-mar-99

Máxima 01-ene-07

 Mora Hasta (Hoy) 28-oct-22 04-ene-07

Comercial x

Máxima Consumo

        1.250.000,00 Microc u Ot

Brio. Cte.
Máxima 

Mensual 
Tasa

 Inserte en esta 

columna 

Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable
 capitales, 

cuotas u otros 
Capital liquidable Días Intereses

13-oct-21 31-oct-21 1,5 1.250.000,00 369 0,00

13-oct-21 31-oct-21 17,08% 1,92% 1,919% 1.250.000,00 18 14.392,05

01-nov-21 30-nov-21 17,27% 1,94% 1,938% 1.250.000,00 30 24.227,37

01-dic-21 31-dic-21 17,46% 1,96% 1,957% 1.250.000,00 30 24.467,48

01-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 1.250.000,00 30 24.719,69

01-feb-22 28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 1.250.000,00 30 25.523,11

01-mar-22 31-mar-22 18,47% 2,06% 2,059% 1.250.000,00 30 25.735,59

01-abr-22 30-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 1.250.000,00 30 26.457,59

01-may-22 31-may-22 19,71% 2,18% 2,182% 1.250.000,00 30 27.273,75

01-jun-22 30-jun-22 20,40% 2,25% 2,250% 1.250.000,00 30 28.120,92

01-jul-22 31-jul-22 21,28% 2,34% 2,335% 1.250.000,00 30 29.192,49

01-ago-22 31-ago-22 22,21% 2,43% 2,425% 1.250.000,00 30 30.314,30

01-sep-22 30-sep-22 23,50% 2,55% 2,548% 1.250.000,00 30 31.852,69

01-oct-22 28-oct-22 23,50% 2,55% 2,548% 1.250.000,00 28 29.729,18

 1.250.000,00 342.006,22

1.250.000,00

342.006,22

Tasa  mensual pactada             >>>

JUZGADO DOCE  CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Medellín, 

Rdo.: 2022-00188-00

Plazo TEA pactada, a mensual >>>

TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES ADEUDADOS $1.592.006,22

Resultado tasa pactada o pedida >>

Mora TEA pactada, a mensual >>>

Tasa  mensual pactada             >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>

Saldo de capital, Fol.  >>

Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol.  >>

Vigencia LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Resultados >>

SALDO DE CAPITAL

SALDO DE INTERESES


