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JUZGADO 02 RAD 09-2022-178 RV: TRASLADO MEMORIAL - EJECUTIVO RAD. 2022-
00178

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 16/11/2022 11:43

Para: Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Jose Ferney Cortes Velez
<jcortesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 09 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto09me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:34

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Juan camilo saldarriaga <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Asunto: TRASLADO MEMORIAL - EJECUTIVO RAD. 2022-00178
 
Buen día, 

Se da traslado del memorial adjunto, como quiera que el radicado al que hace alusión, fue remitido el
día de ayer, para el reparto correspondiente. 

Pilar Castillo Acosta
Asistente 

NOTA: Si requiere atención (no presencial) haga uso de la ventanilla virtual habilitada con tal finalidad
en el micrositio de la página web de la Rama Judicial de este Despacho u oprimiendo Ctrl + clip en
el siguiente enlace: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-09-civil-del-circuito-de-medellin/contactenos en el horario
habitual de lunes a viernes entre 8 y 12 meridiano y 1 a 5 p.m. 

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Enviado: martes, 15 de noviembre de 2022 8:20

Para: Juzgado 09 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto09me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RDO:05001310300920220017800 DTE: BANCO COOMEVA S.A DDO: SOPHOS 1954 SAS APORTE
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
 

Cordial Saludo, 

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO,  de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de
que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboración.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO. 

ANEXO: 1

Atentamente, 

ABOGADO: JUAN CAMILO SALDARRIAGA
Í

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-09-civil-del-circuito-de-medellin%2Fcontactenos&data=05%7C01%7Cmhernani%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C33dedb2f0dda406fdb0008dac7f1a551%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638042137915131498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Uv5KxF3z73nYcNnyKCE5qy9g%2FYsLQDrf%2BtocSytrP1M%3D&reserved=0
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ENVÍOS Y PRESENTACIONES
ÁREA LOGÍSTICA Y DOCUMENTAL

PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellín - Colombia

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Señor 

JUEZ 9 CIRCUITO MEDELLIN   ANTIOQUIA 

E.S.D 

 

 

DEMANDANTE: BANCO COOMEVA S.A 

DEMANDADO: SOPHOS 1954 SAS 

RADICADO: 05001310300920220017800 

REF: APORTE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

 

 

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, identificada como aparece al pie 

de mi firma, obrando en mi condición de apoderada de la parte 

demandante; por medio del presente escrito allego la correspondiente 

liquidación del crédito ordenada mediante auto que ordeno seguir 

adelante con la ejecución del 25 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

 

Atentamente, 

 

 

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO 

C.C 8163046 

T.P. 157745 del C.S. de la J 

 

 

 



LIQUIDADO HASTA LA FECHA: 10/11/2022

CAPITAL COSTAS INTERESES TOTAL

203.246.315      6.098.000                      39.292.200 248.636.515             

Brio.cte Tasa Aplicable Tasa

Inserte en esta 

columna

LIQUIDACIÓN DE 

CREDITO

Dia Inicial Dia Final
Efec. Anual Efec. Anual Aplicable 

diaria

Capitales cuotas u 

otros
Capital Liquidable

Dias  

Liquidables
Liq Intereses

Saldos de 

Intereses
Abono Interes-Abono

Saldos de Capital 

más Intereses

1,5

250195-757735 1/03/2022 31/03/2022 18,47% 27,61% 0,0668%                203.246.315                 203.246.315                     31                 4.209.356            4.209.356                            -   4.209.356                          207.455.671 

1/04/2022 30/04/2022 19,05% 28,48% 0,0687%                                    -                   203.246.315                     30                 4.187.155            8.396.512                            -   8.396.512                          211.642.827 

1/05/2022 31/05/2022 19,71% 29,47% 0,0708%                                    -                   203.246.315                     31                 4.459.327          12.855.839                            -   12.855.839                        216.102.154 

1/06/2022 30/06/2022 20,40% 30,50% 0,0730%                                    -                   203.246.315                     30                 4.448.591          17.304.429                            -   17.304.429                        220.550.744 

1/07/2022 31/07/2022 21,28% 31,82% 0,0757%                                    -                   203.246.315                     31                 4.770.733          22.075.163                            -   22.075.163                        225.321.478 

1/08/2022 31/08/2022 22,21% 33,22% 0,0786%                                    -                   203.246.315                     31                 4.952.591          27.027.754                            -   27.027.754                        230.274.069 

1/09/2022 30/09/2022 23,50% 35,15% 0,0826%                                    -                   203.246.315                     30                 5.033.928          32.061.682                            -   32.061.682                        235.307.997 

1/10/2022 31/10/2022 24,61% 36,82% 0,0859%                                    -                   203.246.315                     31                 5.413.266          37.474.948                            -   37.474.948                        240.721.263 

1/11/2022 10/11/2022 25,78% 38,57% 0,0894%                                    -                   203.246.315                     10                 1.817.252          39.292.200                            -   39.292.200                        242.538.515 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Mes

No Documento

LIQUIDACIÓN Sophos 1954 Sas



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              


