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JUZGADO 02 RAD 10-2012- 163 RV: Memorial corrección actualización liquidación del
crédito

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 15/09/2022 14:10

Para: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellín
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 15 de septiembre de 2022 13:13

Para: nerave21@hotmail.com <nerave21@hotmail.com>; Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia -
Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Memorial corrección actualización liquidación del crédito
 
Cordial saludo, acuso recibido y me permito informarle que: 


 
1. Puede consultar los estados y providencias del Juzgado de forma
virtual en el siguiente
link:  https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-de-ejecucion-
civil-del-circuito-de-medellin/47     
   
2. Los memoriales se recibirán en el correo electrónico institucional de
la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución
de Sentencias de Medellín
(oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co), de lunes a viernes en el
horario de 8 am a 12 meridiano y de 1 pm a 5 pm. Precisando que los
que se envíen por fuera de este horario, se entenderán recibidas en el
día y hora hábil siguiente, para el efecto se configurará dicho correo
con la siguiente respuesta automática: “Señor usuario: el horario para
recepción de memoriales es de lunes a viernes 8am a 12 meridiano y
de 1pm a 5pm”.  

3. Con el fin de centralizar la recepción de memoriales y poder realizar
el correspondiente y efectivo registro en el sistema de gestión siglo XXI
de forma oportuna, cada vez que se allegue un escrito virtual al correo
Institucional de cada despacho, estos deberán ser redireccionados de
inmediato al oficialmente establecido para ello y se le indicará al
usuario que en lo sucesivo los envíen a este. 
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Atentamente, 

 

 

JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS
--------------------------------------------------------------------
Email: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

Carrera 50 # 51 – 23, Piso 2º Edificio Mariscal Sucre - Teléfono: 513 13 31 – Fax: 251 63 38
 

 

De: nestor raul velasquez <nerave21@hotmail.com>

Enviado: jueves, 15 de septiembre de 2022 9:40 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellín
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Memorial corrección actualización liquidación del crédito
 
SEÑOR    
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
MEDELLIN 
Ciudad  

PROCESO:       EJECUTIVO HIPOTECARIO. 
DEMANDANTE: BIBIANA MARIA CANO CARDONA 
DEMANDADOS: ALVARO CORREA G. Y RUBEN DARIO CIFUENTES VALLEJO 
RADICADO: 05001310301020120016300 
 
ASUNTO:   Memorial de presentación corrección de actualización de crédito. 



SEÑORES : JUZGADO SEGUNDO DE EJECUOCION CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

LIQUIDACION DE CREDITO RADICADO 102012-0163 VIENE DEL JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

Medellín, 31  DE AGOSTO DE  2022

a lo dispuesto en el  ART. 27, 446 y 461  DEL C. DE P.C.  y con aplicación de los Arts. 111 de la Ley

510/99 y 305 del C.P.C. sobre la obligación contemplada en la letra de cambio que obra en el expediente.

Plazo TEA pactada, a mensual Plazo hasta

Tasa mensual pactada

Resultado tasa pactada o pedida

Mora TEA pactada, a mensual Mora hasta (hoy) 21 de julio de 2015

Tasa mensual pactada Comercial x

Resultado tasa pactada o pedida Consumo

saldo de capital 145,000,000 Microc u Ot

intereses en sentencia 0

Vigencia
Tasa

Liquidacion del Crédito

Desde Hasta Aplicable Capital liquidable Dias Interteses

0.00       145,000,000.00 0.00

1-Jan-17 31-Mar-17 0.50%       145,000,000.00 44                   1,063,333.33 

1-Apr-17 30-Jun-17 0.50%       145,000,000.00 90                   2,175,000.00 

1-Jul-17 30-Sep-17 0.50%       145,000,000.00 90                   2,175,000.00 

1-Oct-17 31-Oct-17 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Nov-17 30-Nov-17 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Dec-17 31-Dec-17 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jan-18 31-Jan-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Feb-18 28-Feb-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Mar-18 31-Mar-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Apr-18 30-Apr-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-May-18 31-May-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jun-18 30-Jun-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jul-18 31-Jul-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Aug-18 31-Aug-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Sep-18 30-Sep-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Oct-18 31-Oct-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Nov-18 30-Nov-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Dec-18 31-Dec-18 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jan-19 31-Jan-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Feb-19 28-Feb-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Mar-19 30-Mar-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Apr-19 30-Apr-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-May-19 31-May-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jun-19 30-Jun-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jul-19 31-Jul-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Aug-19 31-Aug-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Sep-19 30-Sep-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Oct-19 31-Oct-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Nov-19 30-Nov-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Dec-19 31-Dec-19 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jan-20 31-Jan-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Feb-20 28-Feb-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Mar-20 30-Mar-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Apr-20 30-Apr-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-May-20 31-May-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jun-20 30-Jun-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jul-20 31-Jul-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Aug-20 31-Aug-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Sep-20 30-Sep-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Oct-20 31-Oct-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Nov-20 30-Nov-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Dec-20 31-Dec-20 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jan-21 31-Jan-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Feb-21 28-Feb-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Mar-21 30-Mar-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Apr-21 30-Apr-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-May-21 31-May-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jun-21 30-Jun-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jul-21 31-Jul-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Aug-21 31-Aug-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Sep-21 30-Sep-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Oct-21 31-Oct-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Nov-21 30-Nov-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Dec-21 31-Dec-21 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jan-22 31-Jan-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Feb-22 28-Feb-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Mar-22 30-Mar-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Apr-22 30-Apr-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-May-22 31-May-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jun-22 30-Jun-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Jul-22 31-Jul-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

1-Aug-22 31-Aug-22 0.50%       145,000,000.00 30                      725,000.00 

RESULTADOS       145,000,000.00               48,188,333.33 

SALDO CAPITAL 145,000,000

SALDO DE INTERESES MORATORIOS 48,188,333

SALDO DE INTERESES REMUNERATORIOS

 $         193,188,333.33 

Por capital adeudado , la suma de $ 145,000,000, de acuerdo al auto interlocutorio Nº 983, del juzgado Decinosexto Civil Municipal de Oralidad de Medellìn, del seis de octubre de 2017.
 Por intereses moratorios sobre el capital insoluto, causados desde el 16 de marzo de 2017 hasta 31 de agosto de 2022 la suma de $ 48,188,333

Total capital mas intereses     193,188,333 

Inserte en esta 
columna 
capitales, cuotas 
u otros



MEDELLIN 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

SEÑOR   

JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
DE MEDELLIN 

Ciudad  

PROCESO:      EJECUTIVO HIPOTECARIO. 

DEMANDANTE: BIBIANA MARIA CANO CARDONA 
DEMANDADOS: ALVARO CORREA G. Y RUBEN DARIO CIFUENTES VALLEJO 
RADICADO: 05001310301020120016300 

 
ASUNTO: Memorial de presentación corrección de actualización de 

crédito. 

 

En calidad de apoderado de la demandante, le presento al despacho la 
CORRECCIÓN de las sumas del crédito de acuerdo al auto interlocutorio Nº 983, 

del juzgado Decimosexto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, del seis de 
octubre de 2017. Le manifiesto al juzgado que de buena fe me equivoque en la 
reciente liquidación y que, por tal motivo, al darme cuenta, corrijo dicha 

equivocación. 

Anexo archivo Excel de liquidación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

NESTOR R. VELASQUEZ RESTREPO 
C.C. 2.774.095 

T.P. 155.291 del C. S. de la J. 
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