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9;3/22!,1 7508 Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Outlook
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RV: TRASLADO MEMORIAL - LIQUIDACION DE CREDITO, RADICADO: 2018-190
Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin '
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 09/03/2022 11:16 '
Para: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juan Esteban Laverde Garcia
<jlaverdg@cendoj.ramajudicial.gov.co>
De: Juzgado 09 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto09me®@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 9 de marzo de 2022 10:07 a. m.
Rara: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed @cendoj.ramajudicial.gov.co>
(]Zc: andres albeiro galvis <aygmemoriales@gmail.com>
Asunto: TRASLADO MEMORIAL - LIQUIDACION DE CREDITO, RADICADO: 2018-190
Buen dia,
Se da traslado del memorial de la referencia, de acuerdo al pantallazo adjunto.
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Cordialmente,

Pilar Castillo Acosta
Asistente

NOTA: Muchos de sus inquietudes pueden ser resueltas de manera inmediata (sin necesidad de enviar
correo) de lunes a viernes entre 8:00 a.my 12:00 p.m.y 1:00 p.m. a 5 00 p.m. si acude a la ventanilla
virtual habilitada para ATENCION A USUARIOS, conectandose en el

enlace https://www.ramajudicial.gov. co[web[;uzgado 09-civil-del-circuito-de-medellin/contactenos
Cortésmente,

Gloria Patricia Aubad Marin

Secretaria

De: andres albeiro galvis <aygmemoriales@gmail.com>

Enviado: viernes, 4 de marzo de 2022 16:22

" Para: Juzgado 09 Civil Circuito - Antioguia - Medellin <ccto09me@cendoj. ramajudu:lal gov.co>
Asunto: LIQUIDACICN DE CREDITO, RADICADO: 2018-190
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9/3/22, 17:08

Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Qutlook

Sefior

JUEZ 9 CIVIL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN

DEMANDANTE: CARMEN OFELIA GOMEZ JARAMILLO
DEMANDADO: CARLOS GONZALES ZAPATA Y OTRO

RADICADO: 2018-190

Atentamente

ANDRES ALBEIRO GALVIS ARANGO
C.C. 8433796
T.P. NO. 155.255 de!l C.S de la JUD .
2507400
3104692034
3002294312

Remitente notificado con
Mailtrack

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico contiene informacién de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato,
respondiendo él remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, Q
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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SENOR

JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.D
DEMANDANTE: CARMEN OFELIA GOMEZ JARAMILLO
DEMANDADO: CARLOS GONZALEZ ZAPATA

JORGE ESTEBAN GONZALEZ ZAPATA
RADICADO: 2018 — 190 |
ASUNTO: ~ LIQUIDACION DE CREDITO. o

ANDRES ALBEIRO GALV_Ié ARANGO, péréona mgyo[, identificado con cedula de
ciudadania ‘N°8.433.796 de Itaglii y portador de |a tarjeta profesional N°155.255 del C.S.J,
actuando como apoderado degla parte demandante, de manera comedida me permito

anexar liquidacion de crédito actualizada hasta el mes de marzo del é_ﬁo 2022.

Atentamente,

ANDRES ALBEIRO GALVIS ARANGO

C.C. 8.433.796 DE ITAGUI
T.P. 155.255 DEL C.S. DE LA JUD.
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Plazo TEA pactada, a mensual >>>

Tasa mensusi pactada

JUZGADO
LIQUIDACION DE CREDITO
Mecdellin,

|Plazo Hasta

>

Resultado t2sa pactada o pedida >>
Mora TEA pactado, a mensual >>>

Tass mensual poctada

Resultado tasa pactada o pedida >>

] Mora Hasta (Hay)

25>

1

31-mar-22

Comercial

Consumo

pital, Fol. >>]

Microc u Ot

| Intereses en sontancia o liquidacién anterior, Fol. >>|

" Inserta en esta |

Vigencla Brio. Cte. LIQUIDACION DEL CREDITO
R columna

{ Desde Hasta Efoc. Anual Aplicable caplt:!:tsr,ot:suotas Capital liquldable intereses
07-oct-17 | 31-oct-17 0.00 0.00 0.00
+ 07-0ct-17 11-oct-17| 21.15% 2.32% 2.323% 200,000,000.00 200,000,000.00 5 774,261.54
12-0ct-17 31-0ct-17| 21.15% 2.32% 2.323% 250,000,000.00 450,000,000.00] 1€ 6.619,936.20
O1-nov-17|  30-nov-17| 21.15% 2.32% 2.323% 450,000,000.00) 30 10,452,530.84
01-dic-17 31-dic-17]  21.15% 2.32%|- 2.323% 450,000,000.00f 30 10,452,530.84
01-ene-16 31-eng-16 20.69% 2.28% 2.278% 450,000,000.00] 30 10,251,052.01
01-fab-18 28-feb-1 20.69% 2.28% 2.278%] 450.000.000.00) 30 10,251,052.01
01-mar-18| 31-mar-1 20.69% 2.28% 2.278% 450.000.000.00] 30 10,251,052.01
01-abr-1 30-abr-1 20.48% 2.26% 2.257% 450,000.000.00] 30 10,158,749.03
01-may-1 31-may-1 20.48% 2.26% 2.257% 450.000,000.00] 30 10,158,748.03

. ] 01-jun-1 30-jun-1 20.48% 2.26% 2.257% 450.000,000.00] 30 10,158,749.0

01-ul-1 31-jul-1 20.03% 2.21% 2.213% 450,000.000.00] 3¢ 9.960,268.36
01-ago-1 31-ago-1 20.03% 2.21% 2.213% 450.000,000.00] 30 ,960,268.36
01-sep-1¢ 30-sep-181 _20.03% 2.21% 2.213% 450,000,000.00] 30 ,960,268.36
01-0ct-1¢ 31oct-18|  19.63% 2.17% 2.174% 450.,000.000.00( 30 ,783,046.71
01-nov-1 30-nov-1 19.63% 2.17% 2.174% 450,000,000.00f 30 9,783,046.71
01-dic-18 31-dic-1 19.63% 2.17% 2.174% 450,000,000.00( 30 9,783,046.71
O1-ene-19| 31-ene-1 3.16% 2.13% 2.128% 450,000,000.00( 30 ,573,846.52
01-feb-1£ 28-feb-1 0.16% 2.13% 2.1289 450,000,000.00{ 30 ,573,846.52
01-mar-1¢ 31-mar-19 9.16% 2.13% 2.128% 450,000,000.00( 30 ,573.846.52
' 01-abr-1 30-abr-1¢ 19.32% 2.14% 2.143% 450,000,000.00| 30 ,645,181.25
’ 01-may-1 31-may-1. 19.32% 2.14% 2.143% 450,000.000.00] 30 .645,181.25
¥ 01-4un-1 30-jun-1§ 19.32% % 2.143% 450,000.000.00{ 30 9,645,181.25
01-jul-1 314ul-19]  19.28% % 2.139% 450,000,000.00] 30 9,627,358.98
01-8g0-1¢ J1-ago-19 19.28% % 2.1399 450,000,000.00 30 9,627,358.98
Q1-sep-19| 30-sep-19] 19.28% 2.13%% 50.000,000.00{ 30 627.358.98
01-0ct-1¢ 31-0ct-19)  18.10% 2.122% 450,000,000.001 30 547,064.57
t - 01-nov-1§ 30-nov-19|  19.10% 2.122° 450,000.000.00f 30 0,547.064.57
01-dic- 1§ 31-dic-19]|  19.10% 2.122% 450,000,000.00] 30 9,547,064.57
01-6ne-20| 37-ene-20( 18.77% 2.089% 450,000,000.00] 30 399,456.11
01-feb-20 29-feb-20|  19.06% 2.118% 450.000,000.00] 30 529,200.39
O1-mar-20{ 31-mer-20] 18.95% 2.107% 450,000,000.00] 30 ,480,034.47
01-abr-20|  30-abr-20]| 18.69% 2.081% 450.000,000.00] 30 3,363,593.54
01-may-20| 31-may-20{ 18.19% 2.031% 450,000,000.00] 30 ,138,751.93
014un-20 30-jun-20{ 18.12% 2.024% 450,000,000.00f 30 ,107,177.24
01-jui-20 31-jul-20|  18.12% 2. %o 450.,000.000.00f 30 ,107,177.24
01-ago-20| - 31-ago-20| 18.29% 2, b 450,000,000.00] 30 9,183,817.23
01-s6p-20| 30-sep-20| 18.35% 2.047% 450,000,000.00] 30 ,210,833.07
Q1-0ct-20| . 31-0ct-20|  18.09% 2.021% 450,000.000.00( 30 9,083,637.92
O01-nov-20| 30-nov-20| 17.84% 1.996% 450,000,000.00f 30 8,980,639.07
01-dic-20 31-dic-20| 17.46% 1.957% 450,000,000.00] 30 8,808,292.57
O1-ene-21| 31-ene-21 17.32% 1.943% 450,000.000.00] 30 3,744,616.56
01-feb-21 28-feb-21 17.54% 1.965% 450,000.000.00( 30 ,844,635.26
01-mar-21| 31-mar-21 17.41% .952% 450,000.000.00( 30 ,785,562.30
01-abr-21 30-abr-21 17.31% 2% 450,000,000.00] 30 8,740.064.55
01-may-21| 31-may-21 17.22% 3% 450,000.000.00 0 8.699.074.10
O14un-21 30-jun-21 17.21% % 450,000,000.00 0 ,694,517.11
01-jul-21 314jul-21 17.18% 9% 450,000,000.00 O .680,843.18
01-8go-21| 31-ago-21 17.24% 5% 450,000.000.00 0 ,708,186.57
01-sep-21| 30-sep-21 17.19% 30% 450,000.000.00] 30 ,685,401.65
01-0ct-21 31-oct-21 17.08% 19% 450,000,000.00] 30 635,230.897
01-nov-21|  30-nov-21 7.26% 7% 450,000,000.00] 30 8,717 297.05
01-dic-2 31-dic- 17.46% 57% 450.000,000.00] 30 ,808,292.57
01-ene-2: 31-ene-22 17.66% .978% 450,000,000.00] 30 899,080.00
01-fob-22 28-feb-22 18.30% 2.042% 450,000,000.00f 30 ,188,321.08
Q1-mar-22| 31-mar-22| 18.47% 2.059% 450.000.000.00f 30 ,264,812.37
Resuitados >>|  450,000,000.00 506,437,517.84
SALDO DE CAPITAL 450,000,000.00
SALDO DE INTERESES 506,437.517.84

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS|  $956,437,517.84]




