3/10/22, 9:29 Correo: Maritza Hernandez Ibarra - Outlook

JUZGADO 02 RV: PRESENTACION LIQUIDACION DE CREDITO J5-2020-00303

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 30/09/2022 15:26

Para: Maritza Hernandez |Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Jose Ferney Cortes Velez
<jcortesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 30 de septiembre de 2022 14:14

Para: Berenice Galvis Duarte <jupago@rocketmail.com>; Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia -
Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: PRESENTACION LIQUIDACION DE CREDITO J5-2020-00303

Cordial saludo, acuso recibido y me permito informarle que:

1. Puede consultar los estados y providencias del Juzgado de forma
virtual en el siguiente
link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-de-ejecucion-
civil-del-circuito-de-medellin/47

2. Los memoriales se recibiran en el correo electrénico institucional de
la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién
de Sentencias de Medellin
(oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co), de lunes a viernes en el
horario de 8 am a 12 meridiano y de 1 pm a 5 pm. Precisando que los
gue se envien por fuera de este horario, se entenderan recibidas en el
dia y hora habil siguiente, para el efecto se configurara dicho correo
con la siguiente respuesta automatica: “Sefor usuario: el horario para
recepcion de memoriales es de lunes a viernes 8am a 12 meridiano vy
de 1pm a 5pm”.

3. Con el fin de centralizar la recepcion de memoriales y poder realizar
el correspondiente y efectivo registro en el sistema de gestidn siglo XXI
de forma oportuna, cada vez que se allegue un escrito virtual al correo
Institucional de cada despacho, estos deberan ser redireccionados de
inmediato al oficialmente establecido para ello y se le indicara al
usuario que en lo sucesivo los envien a este.

Atentamente,
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3/10/22, 9:29 Correo: Maritza Hernandez Ibarra - Outlook

JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS

Email: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co

Carrera 50 # 51 — 23, Piso 22 Edificio Mariscal Sucre - Teléfono: 513 13 31 — Fax: 251 63 38

De: JUAN PABLO GOMEZ PUENTES <jupago@rocketmail.com>

Enviado: viernes, 30 de septiembre de 2022 9:13 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: PRESENTACION LIQUIDACION DE CREDITO J5-2020-00303

Buenos dias

De acuerdo al proceso seguido de MARIA CAROLINA ACEVEDO GARCIA contra CARLOS MARIO ARANGO
CORDOBA Y OTRA RAD 2020/0303, me permito allegar la correspondiente liquidacién de crédito.

Quedo atento a su colaboracion.

Cordialmente,

JUAN PABLO GOMEZ PUENTES

ABOGADO

GOMEZ PUENTES ABOGADOS S.A.S.

CALLE 35 No. 17 - 77 OFICINA 1008 EDIFICIO BANCOQUIA
TEL. 6303320 - 6840691 - 315 648 68 99
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JUAN PABLO GOMEZ PUENTES
ABOGADO
CALLE 35 # 17 — 77 OFICINA 1008 TEL 6303320
BUCARAMANGA
Sefior
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLIN
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

DE: MARIA CAROLINA ACEVEDO GARCIA

CONTRA: CARLOS MARIO ARANGO CORDOBA'Y OTRO
RADICADO: 2020/0303

JUAN PABLO GOMEZ PUENTES, mayor de edad y vecino de Bucaramanga, identificado con
Cédula de Ciudadania # 91.490.842 expedida en Bucaramanga portador de la Tarjeta Profesional #
101.964 del C.S. de la J, actuando como apoderado de la parte demandante me permito presentar
la liquidacion de crédito de la obligacion aqui ejecutada asi:

Mora/Usura
Valor Mora Dias Mora Tasa dia Mora |Desde Hasta Corriente
$4.371.750,00 29 0,075375 02-dic-20 31-dic-20 18,09 27,14
$4.474.333,33 31| 0,072166667 01-ene-21| 31-ene-21 17,32 25,98
$4.041.333,33 28| 0,072166667 01-feb-21| 28-feb-21 17,32 25,98
$ 4.330.000,00 30| 0,072166667 01-mar-21| 30-mar-21 17,32 25,98
$ 4.327.500,00 30 0,072125 Ol-abr-21| 30-abr-21 17,31 25,97
$4.471.750,00 31 0,072125 01-may-21| 31-may-21 17,31 25,97
$ 4.327.500,00 30 0,072125 01-jun-21| 30-jun-21 17,31 25,97
$ 4.453.666,67 31| 0,071833333 01-jul-21 31-jul-21 17,24 25,86
$4.109.222,22 31| 0,066277778 01-ago-21| 31-ago-21 17,24 23,86
$ 4.297.500,00 30 0,071625 01-sep-21| 30-sep-21 17,19 25,79
$4.412.333,33 31| 0,071166667 Ol-oct-21| 31-oct-21 17,08 25,62
$ 4.461.416,67 31| 0,071958333 01-nov-21| 30-nov-21 17,27 25,91
$ 4.510.500,00 31 0,07275 01-dic-21 31-dic-21 17,46 26,19
$ 4.562.166,67 31| 0,073583333 01-ene-22| 31-ene-22 17,66 26,49
$4.120.666,67 28| 0,073583333 01l-feb-22| 28-feb-22 17,66 26,49
$ 4.562.166,67 31| 0,073583333 01-mar-22| 31-mar-22 17,66 26,49
$4.762.500,00 30 0,079375 Ol-abr-22| 30-abr-22 19,05 28,58
$4.921.250,00 31 0,079375 01-may-22| 30-may-22 19,05 28,58
$ 4.762.500,00 30 0,079375 01-jun-22| 30-jun-22 19,05 28,58
$ 5.320.000,00 30| 0,088666667 01-jul-22 31-jul-22 21,28 31,92
$ 5.552.500,00 30| 0,092541667 01-ago-22| 30-ago-22 22,21 33,32
$5.367.416,67 29| 0,092541667 01-sep-22| 29-sep-22 22,21 33,32
INTERESES

100.519.972,22 | MORATORIOS DESDE 02/12/2020 HASTA |29/09/2022
200.000.000,00 CAPITAL
300.519.972,22| K + Intereses 657

TOTAL LIQUIDACION PRESENTADA: TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($300.519.972.22).

Del sefior juez.
Atentamente,

COQEODA

JUAN PABLO GOMEZ PUENTES
C.C #91.490.842 de Bucaramanga
T.P #101.964 del Consejo Superior de la Judicatura.




