18/7/22, 8:44 Correo: Maria Cristina Cordero Villera - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO TITULOS PAGARE RAD 007-2021-00081

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 15/07/2022 9:25

Para: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: marcela castaio <abogadajm@gmail.com>

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 9:20

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: abogadajm <abogadajm@gmail.com>

Asunto: Fwd: LIQUIDACION DE CREDITO TITULOS PAGARE RAD 007-2021-00081

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: marcela castaio <abogadajm@gmail.com>

Fecha: 14 de julio de 2022, 6:13:16 p.m. COT

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: marcela castafo <abogadajm@gmail.com>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO TITULOS PAGARE RAD 007-2021-00081

Cordial saludo,
Adjunto envio Liquidacion del credito pagare para continuacién de tramite

Rad 0072021-00081

Demandante: Victor rios Sarria
Demandado: jaime Ochoa carvajal

marcela castaino
abogadajm@gmail.com
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Senor
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO DE SENTENCIAS
E. S. D.

Ciudad
Asunto: DEMANDA EJECUTIVO PAGARE
Ref.: liquidacion de Crédito PAGARE

Demandante: VICTOR RIOS SARRIA
Demandado: JAIME OCHOA CARVAJAL Y HEREDEROS INDETERMINADOS
Radicado: 05001-31-03-007-2020-00081-00

JENNIFER MARCELA CASTANO DUQUE, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Medellin-Antioquia, e identificado cédula de ciudadania N°
1.035.425.993, obrando como apoderada especial del sefior VICTOR RIOS
SARRIA, mayor de edad, vecina del Municipio de Medellin-Ant; mediante el
presente escrito, de manera respetuosa, presento; mediante el presente escrito, de
manera respetuosa, presento ante su despacho la Liquidacion del crédito PAGARE,
como se relaciona en las siguientes tablas:

A) PAGARE No 001 CAPITAL $60.000.000:

CUOTA | MES ANO | CAPITAL INTERES | VR.INTERES | ABONOS
37 JUNIO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
36 JULIO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
35 AGOSTO 2019 | $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
34 SEPTIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
33 OCTUBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
32 NOVIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
31 DICIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
30 ENERO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
29 FEBRERO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
28 MARZO 2020 | $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
27 ABRIL $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
26 MAYO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
25 JUNIO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
24 JULIO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
23 AGOSTO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
22 SEPTIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
21 OCTUBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
20 NOVIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
19 DICIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
18 ENERO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
17 FEBRERO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
16 MARZO $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00
15 ABRIL 2021 | $60.000.000 0,50% $300.000 $ 0,00




14 MAYO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
13 JUNIO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
12 JULIO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
11 AGOSTO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
10 SEPTIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
9 OCTUBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
8 NOVIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
7 DICIEMBRE $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
6 ENERO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
5 FEBRERO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
4 MARZO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
3 ABRIL 2022 | $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
2 MAYO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
1 JUNIO $60.000.000 0,50% $300.000 $0,00
0 JULIO $60.000.000 0, % $300.000 $0,00
TOTALES $60.000.000 $11.400.000 $ 0,00
B) PAGARE No 002 CAPITAL $65.000.000:
CUOTA | MES ANO | CAPITAL INTERES | VR.INTERES | ABONOS
37 JUNIO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
36 JULIO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
35 AGOSTO 2019 | $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
34 SEPTIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
33 OCTUBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
32 NOVIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
31 DICIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
30 ENERO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
29 FEBRERO $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
28 MARZO 2020 | $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
27 ABRIL $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
26 MAYO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
25 JUNIO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
24 JULIO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
23 AGOSTO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
22 SEPTIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
21 OCTUBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
20 NOVIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
19 DICIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
18 ENERO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
17 FEBRERO $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
16 MARZO $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
15 ABRIL 2021 | $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
14 MAYO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
13 JUNIO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
12 JULIO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
11 AGOSTO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
10 SEPTIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $ 0,00
9 OCTUBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00




8 NOVIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
7 DICIEMBRE $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
6 ENERO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
5 FEBRERO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
4 MARZO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
3 ABRIL 2022 | $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
2 MAYO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
1 JUNIO $65.000.000 0,50% $325.000 $0,00
0 JULIO $65.000.000 0, % $325.000 $ 0,00
TOTALES $60.000.000 $12.350.000 $ 0,00

TOTAL, CAPITAL: $125.000.000
INTERESES AL CAPITAL: $23.750.000

TOTAL, ADEUDADO A CANCELAR: $148.750.000

Sefior Juez, a la fecha el sefior JAIME OCHOA CARVAJAL adeuda la suma de
ciento cuarenta y ocho Millones setecientos cincuenta mil pesos ($148.750.000)
incluidos los intereses.

Lo anterior, se presenta conforme al Auto que ordena seguir adelante con la

ejecucion y presentacion del crédito.

Una vez quede autorizado y en firme la liquidacion del crédito, solicito

respetuosamente se incie con el proceso de secuestre de los bienes que se
encuentran con medida cautelar y posterior con el avaluo para el REMATE.

ATTE.

JENNIEFR MARCELA CASTANO DUQUE

CC. 1035425993
T.P. 301.192




