1/8/2021 Correo: Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Re: Solicitud de desarchivo y actualizacion de oficios de levantamiento del Vehiculo de placas UGQ
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Para: Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
9644-21090810

<memorialesj09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

El vie,, 23 de julio de 2021 2:39 p. m., Jhernan Arboleda <jhernanarboleda@gmail.com> escribio:

Juzgado 005 Civil Municipal de Cali
Cordial Saludo.

De Manera Respetuosa le escribo para que por favor me pueden realizar la solicitud de desarchivo y

actualizacion de levantamiento del Vehiculo de Placas UGQ 057, teniendo en cuenta que hace varios meses se
realiz6 el pago a la firma de Abogados Naranjo Azcarate y ya se realizd el paz y Salvo con la entidad financiera

Giros y Finanzas .
De Antemano muchas gracias por la atencién y ayuda prestada .
Cordialmente .

Jorge Hernan Arboleda Sabogal
CC. 94395904 .
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15/8/2021 Correo: Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Fwd: Desarchivo y Actualizacion de Datos bajar de la pagina embargo

Jhernan Arboleda <jhernanarboleda@gmail.com>
Vie 13/08/2021 18:03

Para: Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

0 2 archivos adjuntos (3 MB)
202108131326.pdf; IMG_20210813_091124531,jpg;

---------- Forwarded message ---------

De: Jhernan Arboleda <jhernanarboleda@gmail.com>

Date: vie., 13 de agosto de 2021 6:01 p. m.

Subject: Desarchivo y Actualizacion de Datos bajar de la pagina embargo

To: <memorialesj09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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15/8/2021 Correo: Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

11/08/2021 080258 Cajero nmurilio

Oficina: 6952 - TRUJILLO
Terminal B6952C JO4268 Operacion 208807324

Transaccion: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: $6,800.00
Costo de la transaccion $0 00
lva del Costo: S0 00
GMF del Costo: SO 00

Medio de Pagoe. EFECTIVO

Convenio: 13476 CSJ-DERECHOS ARANCELES EM(
Ref 1: 19392613

Ref 2:

Ref 3
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Santiago de Cali, 13 de agosto de 2021.

Sefiores:

JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI

Memorialesj09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.c
apofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.cg

PROCESO: EJECUTIVO

RADICACION: 760014003005-2016-00592-00

DEMANDANTE: GIROS Y FINANZAS COMPANIA DE FINAN JAMIENTO S.A.
DEMANDADO: JORGE HERNAN ARBOLEDA

JORGE HERNAN ARBOLEDA SABOGA, identificado con cédula de ciudadania No.
94.395.904, actuando en calidad de demandado, me dII”IjO ante ustedes
cordlalmente presentando lo siguiente:

1.- Coadyuvancia de la solicitud de terminacion del proceso, sin que haya condena
en costas, esto en virtud a que la obligacién se encuentra pagada totalmente, como
lo consagra el articulo 561 del C.G.P.

2.- Se emitan los oficios que comunican el levantamiento de las medidas cautelares
y se proceda a su envio a las entidades correspondientes,_conforme lo dispone el
articulo 11 del Decreto 806 de 2020, con copia a mi correo electronico, a efectos de
proceder a pagar los gastos que me correspondan y para ser enterado que
efectivamente se notificéd el levantamiento de la cautela.

3.- Se disponga cancelar el gravamen prendaric gue recae sobre el vehiculo de
placas UGQ-057, se libre el exhorto respectivo y se envie a la Secretaria de Transito
de Tulua, conforme lo dispone el articulo 11 del Decreto 806 de 2020, con copia a
mi correo electrdnico, a efectos de proceder a pagar los gastos que me
correspondan y para ser enterado que efert[vamente se notifico el levantamiento de
la garantia prendaria.

4.- Se me entregue el desglose de los documentos que sirvieron de base para la
ejecucion, como lo sefiala el articulo 116 del C.G.P.

Anexos:
Paz y salvo emitido por la parte demandante, donde se advierte que la obligacion
se encuentra pagada totalmente

Recibo de pago del arancel judicial por valor de $6.800.00 M. Cte

Respetuosamente. i

E HERNAN ARBOLEDA SABOGAL
.C. 94.395.904

EMAIL: Yhetnanavheledu(@ dmail. com




