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Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal
- Valle Del Cauca - Cali

Jue 11/03/2021 9:47
Para: Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali

G S 9 S

9651- 9814

De: Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j02ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 10 de marzo de 2021 19:31

Para: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Valentina Santacruz <santacruzvalentina029@gmail.com>
Asunto: RV:

Cordial Saludo Estimado Usuario.
De acuerdo a lo solicitado, comedidamente me permito informarle que su solicitud fue remitida al area de Gestion Documental de la Oficina de
Apoyo de Ejecucion Civil Municipal, al correo electronico: memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, cuyo correo recibe los

memoriales a este despacho.

Agradezco la atencion prestada

De: Valentina Santacruz <santacruzvalentina029@gmail.com>

Enviado: martes, 9 de marzo de 2021 20:16

Para: Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j02ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto:

Responder Reenviar
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CONTRATO DE TRANSACCION Y DESISTIMIENTO

II;:; ytrz rlc;se S;rdsc:los a saber: de una parte la sefiora JANETH DEL SOCORRQ SANTACRUZ SANUDO,
v b aza .a\rrecina y domla!ra_da enla ciuQad de Cali, con teléfonos No. 3185051719, plenamente
pemidhrea dz O?r :ont:;tar'y obligarse, identificado con |a cedula de ciudadania No, 31.863.278, de
A ik parte SI S.AS,, sccie.dad legalmente constituida, representada en este caso por

NIO TOBAR GIRAL, identificado con cedula de ciudadania No 94.372.198 de Cali, en

SuU calidad de Representante | i
egal, manifestamos que he; i
presente CONTRATO DE TRANSACCION, : o

en adelante EL CONTRATO, el cual se regulara por las

CONSIDERACIONES

?’RI!.!ERA: El 28 de febrero del 2015, la sefiora JANETH DEL SOCORRO SANTACRUZ SANUDO
identificado con cedula No. 31.863.278 obtiene el crédito No. 1010010064194701 con Si S.A.S. por
un monto de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (2'300.000) capital sin intereses.

SEGUNDA: Por falta de pago, en el 2016 se inicia un proceso ejecutivo en el que SI S.A.S. figura
como demandante y JANETH DEL SOCORRO SANTACRUZ SANUDO identificada con cedula No.
31.863.278, figura como demandada.

TERCERA: El dia 25 de febrero del 2020, la sefiora JANETH DEL SOCORRO SANTACRUZ
SANUDO suscribe un Acuerdo de Pago, en donde se comprometia a cancelar la suma de TRES
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($3'900.000), en cuotas mensuales por un valor
correspondiente a CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($150.000).

CUARTA: A causa de las restricciones y problemas financieros que genero el COVID-19, la sefiora
JANETH DEL SOCORRO SANTACRUZ SANUDO Ie fue imposible cumplir con el acuerdo pactado.

QUINTA: Al momento de Ia suscripcion del presente contrato, la sefiora JANETH DEL SOCORRO
SANTACRUZ SANUDO le adeuda a SI S.ASS. la suma de CINCO MILLONES DOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (§$ 5.247 452),
comprendidos de la siguiente manera:

$2,617,342
$1,755,535
$4,372,877
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