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RE: Liquidación del crédito y solicitud de existencia y pago de depósitos Rad. 2019-443

Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/09/2020 11:50
Para:  PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>

Acuso de recibo del anterior. David

POR FAVOR ACUSE RECIBIDO
“LA FIRMA ELECTRÓNICA TENDRÁ LA MISMA VALIDEZ Y EFECTOS JURÍDICOS QUE LA FIRMA” (ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 2364 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE

2012) "PRUEBA ELECTRÓNICA: AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ

COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO. (LEY 527 DEL 18/08/1999) RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA

ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS". DECRETO 806 DE JUNIO 4 DE 2020.

De: PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>
Enviado: martes, 15 de sep�embre de 2020 11:27
Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Liquidación del crédito y solicitud de existencia y pago de depósitos Rad. 2019-443
 
Cordial saludo al Despacho.

Proceso: ejecutivo
Dte: Jaime Afanador Plata 
Ddo: Marino Gómez López y Otra.
Rad: 2019-00443

Por medio del presente correo, respetuosamente me permito, remitir al Despacho actualización de la
liquidación del crédito, solicitud de existencia y pago de depósitos judiciales. 
Mí poderdante el día 26 de agosto de 2020, cobro depósitos judiciales que estaban a nombre de el,
por valor de $1.400.856

Agradeciendo la atención brindada. 

Atte. 

Paola Andrea Grajales Vélez.
c.c. No. 66.726.358 Tulúa
T.P. No. 127.075 C..S. de la J.
Cel. 3154410933  
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Liquidación del crédito y solicitud de existencia y pago de depósitos Rad. 2019-443

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>
Mar 15/09/2020 11:28
Para:  Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (931 KB)
Liquidación de Crédito Marino Gómez López - Rad 2019-443.pdf;

Cordial saludo al Despacho.

Proceso: ejecutivo
Dte: Jaime Afanador Plata 
Ddo: Marino Gómez López y Otra.
Rad: 2019-00443

Por medio del presente correo, respetuosamente me permito, remitir al Despacho actualización de la
liquidación del crédito, solicitud de existencia y pago de depósitos judiciales. 
Mí poderdante el día 26 de agosto de 2020, cobro depósitos judiciales que estaban a nombre de el,
por valor de $1.400.856

Agradeciendo la atención brindada. 

Atte. 

Paola Andrea Grajales Vélez.
c.c. No. 66.726.358 Tulúa
T.P. No. 127.075 C..S. de la J.
Cel. 3154410933  
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RE: Rad. 20190044300 - Liquidación crédito - solicitud existencia y pago depósitos
judiciales

Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 14/08/2020 11:12

Para:  PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>

Acuso de recibo del anterior. David

POR FAVOR ACUSE RECIBIDO
“LA FIRMA ELECTRÓNICA TENDRÁ LA MISMA VALIDEZ Y EFECTOS JURÍDICOS QUE LA FIRMA” (ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 2364 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE

2012) "PRUEBA ELECTRÓNICA: AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ

COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO. (LEY 527 DEL 18/08/1999) RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA

ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS". DECRETO 806 DE JUNIO 4 DE 2020.

De: PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>
Enviado: viernes, 14 de agosto de 2020 9:32
Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Rad. 20190044300 - Liquidación crédito - solicitud existencia y pago depósitos judiciales
 
Cordial saludo al Despacho.

Proceso: Ejecutivo
Demandante: Jaime Afanador Plata 
Demandados: Marino Gómez López y Otra.
Radicado: 76001400300520190044300 

Escribe la abogada Paola Andrea Grajales Vélez, identificada civil y profesionalmente como aparece al
firmar, actuando en calidad de apoderada judicial de la parte Demandante. 

Por medio del presente correo electrónico, remito memorial, acatando la disposición del numeral
Tercero del Auto Interlocutorio No. 762 de agosto 5 de 2020; notificado a través de estado electrónico
No. 66 de agosto 11 de 2.020, en el sentido de aportar Liquidación del crédito. Igualmente solicito
existencia de depósitos judiciales y orden de pago. 

Agradeciendo la atención brindada.

Atte. 

Paola Andrea grajales Vélez.
C.C. No. 66.726.358 Tulúa 
T.P. No. 127.075 del C. S. de la J. 
Celular 315-4410933
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  CALI - VALLE 
 

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ 
ABOGADA 

Señor: 

JUEZ QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI 

E.  S.  D. 

 

PROCESO:  Ejecutivo Singular  

DEMANDANTE:    Jaime Afanador Plata    

DEMANDADOS:  Marino Gómez López    

   Ana Inés Perea Mena   

RADICADO  : 76001400300520190044300 

 

ASUNTO: Presento liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 

del C.G.P y Solicitud de existencia y pago de Depósitos judiciales. 

 

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con 

la cedula de ciudadanía No. 66.726.358, portadora de la tarjeta profesional No. 

127.075 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la parte 

demandante, por medio del presente escrito me permito aportar al Despacho 

actualización de la liquidación del crédito, solicitud de existencia y pago de 

depósitos judiciales en los siguientes términos:  

 

PRIMERO: Liquidación desde el 3 de octubre de 2018 hasta el 14 de agosto de   

2020 conforme al artículo 446 del Código General del Proceso. 

 

CAPITAL RESOLUCION FECHA VIGENCIA 
TASA 
INT 

TASA 
INT 

DIAS 
% INT 
MORA 

INTERESES 

  SUPERF RESOL DESDE HASTA 
BANC 
CTE 

MORA LIQUIDADOS PERIODO DE MORA 

 $4.000.000,00  1294  28-sep-18 3-oct-18 31-oct-18 19,63% 29,45% 29 2,0717%  $        82.869  

 $4.000.000,00  1294  28-sep-18 1-nov-18 30-nov-18 19,63% 29,45% 30 2,1439%  $        85.756  

 $4.000.000,00  1294  28-sep-18 1-dic-18 31-dic-18 19,63% 29,45% 31 2,2162%  $        88.646  

 $4.000.000,00  1872  27-dic-18 1-ene-19 31-ene-19 19,16% 28,74% 31 2,1688%  $        86.751  

 $4.000.000,00  1872  27-dic-18 1-feb-19 28-feb-19 19,16% 28,74% 28 1,9568%  $        78.274  

 $4.000.000,00  1872  28-dic-18 1-mar-19 31-mar-19 19,16% 28,74% 31 2,1688%  $        86.751  

 $4.000.000,00  389  29-mar-19 1-abr-19 30-abr-19 19,32% 28,98% 30 2,1137%  $        84.548  

 $4.000.000,00  389  29-mar-19 1-may-19 31-may-19 19,32% 28,98% 31 2,1849%  $        87.397  

 $4.000.000,00  389  29-mar-19 1-jun-19 30-jun-19 19,32% 28,98% 30 2,1137%  $        84.548  

 $4.000.000,00  829  28-jun-19 1-jul-19 31-jul-19 19,28% 28,92% 31 2,1809%  $        87.235  

 $4.000.000,00  829  28-jun-19 1-ago-19 31-ago-19 19,28% 28,92% 31 2,1809%  $        87.235  

 $4.000.000,00  829  29-jun-19 1-sep-19 30-sep-19 19,28% 28,92% 30 2,1098%  $        84.392  

 $4.000.000,00  1293  30-sep-19 1-oct-19 31-oct-19 19,10% 28,65% 31 2,1627%  $        86.508  

 $4.000.000,00  1293  30-sep-19 1-nov-19 30-nov-19 19,10% 28,65% 30 2,0922%  $        83.688  

 $4.000.000,00  1293  30-sep-19 1-dic-19 31-dic-19 19,10% 28,65% 31 2,1627%  $        86.508  

 $4.000.000,00  1768  27-dic-19 1-ene-20 31-ene-20 18,77% 28,16% 31 2,1293%  $        85.170  

 $4.000.000,00  94  30-ene-20 1-feb-20 29-feb-20 19,06% 28,59% 29 2,0180%  $        80.719  

 $4.000.000,00  205  27-feb-20 1-mar-20 31-mar-20 18,95% 28,43% 31 2,1475%  $        85.900  

 $4.000.000,00  351  27-mar-20 1-abr-20 30-abr-20 18,69% 28,04% 30 2,0520%  $        82.080  

 $4.000.000,00  437  30-abr-20 1-may-20 31-may-20 18,19% 27,29% 31 2,0702%  $        82.807  

 $4.000.000,00  505  

29-may-

20 1-jun-20 30-jun-20 18,12% 27,18% 30 1,9958%  $        79.833  

 $4.000.000,00  605  30-jun-20 1-jul-20 31-jul-20 18,12% 27,18% 31 2,0630%  $        82.521  

 $4.000.000,00  685  31-jul-20 1-ago-20 14-ago-20 18,29% 27,44% 14 0,9342%  $        37.369  

       INTERES DE MORA  $   1.897.506  

       CAPITAL  $   4.000.000  

       
TOTAL 
DEUDA    $   5.897.506  
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PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ 
ABOGADA 

 

CONCEPTO  VALOR 

Capital $ 4.000.000,00 

Intereses de plazo presentados en la demanda inicial  $ 432.000,00 

Interés liquidados desde 03/10/2018 hasta 14/08/2020 en el presente 

escrito 

$ 1.897.506 

TOTAL DE LA OBLIGACION 14 DE AGOSTO DE 2020 $ 6.329.506,00 

 

 

 

La obligación al 14 de agosto de 2020 asciende a la suma de $ 6.329.506,00 

más costas y agencias en derecho las cuales será liquidadas y aprobadas por el 

Despacho en la oportunidad procesal oportuna. 

 

SEGUNDO: Le solicito al Despacho se sirva glosar al expediente la constancia 

de los depósitos judiciales existentes cobrados y pendientes por cobrar que 

reposan hasta la fecha en la cuenta de este juzgado y del origen hasta la fecha 

del proceso de la referencia. 

 

TERCERO: Una vez se le dé tramite al numeral primero y segundo del presente 

escrito me permito se sirva autorizar la entrega y el pago de los Depósitos 

Judiciales que se encuentren a mi favor dentro de la mencionada referencia. 

 
 

 

Del señor Juez, Atentamente, 

 

 

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ 

C.C. No. 66.726.358 de Cali.  

T.P No. 127.075 del Consejo superior de la Judicatura.          
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