8/9/2020 Correo: Katherine169 Henao Santa - Outlook

LINA DEL 06 DE JULIO DE 2020 RV: RAD. 05001310302020190036200

Maritza Hernandez ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 31/08/2020 13:34 |

Para: Katherine169 Henao Santa <khenaos@cendoj.ramajudicial.gov.co>

B 1 archivos adjuntos (109 KB

05001310302020190036200.pdf;

ATENTAMENTE,

MARITZA HERNANDEZ IBARRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Rarna Judicial
Conseo Superier de la Judweatura

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS

DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN

CALLE 50 # 51 - 23 PISO 2 - EDIFICIO MARISCAL SUCRE -
MEDELLIN

TEL: 5131331

Republica de Colombia

Este documento Fue enviado directamente desde el correo institucional del empleado responsable de firma,

IMPORTANTE: Se le informa que cualquier respuesta a esta comunicacion
debe ser enviada al correo electrénico institucional del centro de servicios de
los juzgados de Ejecucidn Civil Circuito de

Medellin: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co , los enviados a este
correo se tendran por no recibidos.

de la Ley 527 de 1999, Acuerdo PSAADE-3334 DE 2006 v demas normas concordantes.

tste documento es privado, v puede contener informacion privilegiada o confidencial; per tanto, usar esta informacion y sus anexos para propdsitos ajenas a
ins de su remitente, divulzaria a personias a las cuales no se encuentre destinado eute correo © reproducirta total o parcialmente, se encuentrs prohibide en
virtud de la legislacion vigente. El remitente no asumira responsabilidad sobre informacién, opiniones o criterics contenidos en este COTRO quEe 1o estén

directaments relacionados con 8l Si usted no es el destinatario auterizado, o por error racibe este mensaje, favor horrarlo inmediatameante,

T

LA INTERCEPTACION ABUSIVA EN EL ENVIOLEL RECIBQ, LA COMUNICACION 0 EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION RELATIVA A ACTOS DF
COMUNICACION PROCESAL, CONSTITUYE UN DELITO QUE SERA PERSEGUIDQ ¥ SANCIONADO ACORDE CON LOS ARTICULOS 162 2197 DEL TITULD XVISOBRE
LOS DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICION DE JUSTICIA BEL CODIGO PENAL COLOMBIAND”

De: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 21 de agosto de 2020 8:14

Para: Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: RAD. 05001310302020190036200

Obtener Qutlook para Android

https://outiook.office.com/mail/AAMKAGFIMTBIMjgyLTASZGMINGI4ZS1 hN2VALTY20WMOZDY0ZTk4ZQAUAAAAAADZUY GaiF EFRqUIs%2Bn%2Fhs ..




8/9/2020 Correo: Katherine169 Henao Santa - Outlook

From: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.goV.co>
Sent: Thursday, August 20, 2020 2:52:48 PM

To: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Subject: RV: RAD. 05001310302020190036200

OK

De: Juzgado Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin <j0lejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 20 de agosto de 2020 2:08 p. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RAD. 05001310302020190036200

Maria Victoria Domingues A.
Escribiente

De: octavio giraldo herrera <octavio.giraldo@giraldoherrera.com>

Enviado: jueves, 20 de agosto de 2020 2:04 p. m.

Para: luzgado Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin <jO0lejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: RAD. 05001310302020190036200

Director

Cra. 48 No.20 - 114 - Oficina 730

PEX: 57+4 405 20 10

Torre C2 - Centro Emprasarial Ciudad del Rio
Medellin - Colombia

—————————— Forwarded message ---------

De: octavio giraldo herrera <octavio.giraldo@gjraldoherrera.com >

Date: jue., 20 ago. 2020 a las 14:01

Subject: RAD. 05001310302020190036200

Tor <jQ1ejeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>, JOE <joel9vintage@gmail.com>

Cordial saludo.
En mi calidad de apoderado especial de La sociedad ejecutante en el proceso de la referencia, por

medio de este escrito me permito aportar al despacho la liquidacion actualizada del crédito a agosto
31 de 2020.

Adjunto escrito a 3 folios y remito copia al correo del demandado.

Favor acusar recibo.

https://outlook.office.com/mail/AAMKAGFIMTBIMjgyL TASZGMINGI4ZS 1hN2Vh LTY20WMOZDY0ZTk4ZQAUAAAAAADZzUY GaiFErRqUIs%2Bn%2Fhs...  2/3




8/9/2020 Correo: Katherine169 Henao Santa - Outlook

Director

Cra. 48 No.20 - 114 - Oficina 730

PBX: 57+4 805 2010

Tarre C2 - Centro Ernpresarial Civdad del Rio
Medellin - Colombia

https://outlook.office.com/mail/ AAMKAGFIMTBIMjgyLTASZGMINGI4ZS 1 hN2VhLTY20WMOQZDY0ZTk4ZQAUAAAAAADZUY GaiF ErRqUis%2Bn%2Fhs ...




OCTAVIO GIRALDO HERRERA
ABOGADO U.P.B.

Senor

JUEZ 01 DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN
E. S. D.

REF. Proceso ejecutivo singular de RAIN COLOR S.A.S. vs. YOE
RODRIGUEZ GALINDO.

RAD: 2019-00362

En mi calidad de apoderado especial de La sociedad ejecutante en el
proceso de la referencia, por medio de este escrito me permito aportar al
despacho la liquidacién actualizada del crédito a agosto 31 de 2020
segiin tabla anexa a este escrito y conforme a lo ordenado en el
mandamiento de pago y el auto de siga adelante la ejecucién que se
encuentran en firme.

Como podra observarse en cuadro adjunto, la liquidacion arroja los
siguientes valores:

CAPITAL: $329.234.894

INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL CERTIFICADA
POR SUPERFINANCIERA (entre enero 29 de 2019 a agosto 31 de 2020
sobre capital total): $132°177.757,30 pesos m/1.

GRAN TOTAL CAPITAL E INTERESES: $461.412.651,30
Anexo lo enunciado.

Ruego dar traslado de la misma, como en derecho corresponde y dar
aplicaciéon a lo normado en los articulos 446 y sgtes del C.G.P.

Atentamente,

(gff..w\ o AR 427 t)\/
ocC AVIO GI LDO HERRERA
T.P. N° 124.360 C. S. J.

CARRERA 48 No. 20-114 OF. 729-730
CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RIO
PBX: 57 4 605 20 10
MEDELLIN-COLOMBIA
www.giraldoherreraabogados.com




LIQUIDACION DEL CREDITO
YOE RODRIGUEZ GALINDQ

oo __-w - Intereses Liquidados desde 29-ene-19

Tasa efectiva anual pactada, a mensual >>> B WPIaZO Hasta 31-ago-20
Tasa mensual pactada S>>

Resultado tasa pactada o pedida >>> Méaxima |

Tasa efectiva anual pactada, a mensual >>> _] Mora

Tasa mensual pactada >3 ]

Resultado tasa pactada o pedida >>> |Méaxima |

CAPITAL:

i VIGENCIA Brio. Cte.| Maxima Autorizada| TASA LIQUIDACION

IDESDE  |HASTA Efec. Anual |52 " Tyiencual | Aplicable DIAS| INTERESES

\

1-ene-13 31-ene-13 20,75% 31,13% 2,28% 0,000% ¢] -
1-feb-13 28-feb-13 20,75% 31,13% 2,28% 0,000% 0 -
1-mar-13 31-mar-13 20,75% 31,13% 2,28% 0,000% 0 -
1-abr-13 30-abr-13 20,83% 31,25% 2,29% 0,000% 0 -
1-may-13 31-may-13 20,83% 31.25% 2.29% 0.000% 0 -
1-jun-13 30-jun-13 20,83% 31,25% 2,29% 0,000% 0 -
1-jul-13 31-jul-13 20,34% 30,51% 2,24% 0,000% 0 -
1-ago-13 37-ago-13 20,34% 3051% 2.24% 0.000% 0 -
1-sep-13 30-sep-13 20,34% 30,51% 2,24% 0,000% 0 -
1-06t-13 31-06t-13 19,85% 29,78% 2,20% 0,000% 0 -
1-nov-13 30-nov-13 19,85% 29,78% 2,20% 0,000% 0 -
1-dic-13 31-dic-13 19,85% 29,78% 2,20% 0,000% 0 -
1-ene-14 31-ene-14 19,65% 29,48% 2,18% 0,000% 0 -
1-feb-14 28-feb-14 19,65% 29,48% 2,18% 0,000% 0 -
1-mar-14 31-mar-14 19,65% 29,48% 2,18% 0,000% 0 -
1-abr-14 30-abr-14 19,63% 29,45% 2,17% 0,000% 0 -
1-may-14 31-may-14 19,63% 29,45% 2,17% 0,000% 0 -
1-jun-14 30+jun-14 19,63% 29,45% 2,17% 0,000% ¢ -
1-jul-14 31-jul-14 19,33% 29,00% 2,14% 0.000% 0 -
1-ago-14 37-ago-14 19,33% 29.00% 2,14% 0,000% 0 -
1-sep-14 30-sep-14 19,33% 29.00% 2,14% 0.000% 0 -
1-oct-14 31-0ct-14 19.17% 28,76% 2,13% 0,000% 0 -
1-nov-14 30-nov-14 1917% 28.76% 2,13% 0,000% 0 -
1-dic-14 31-dic-14 19,17% 2876% 2,13% 0,000% 0 -
1-ene-15 31-ene-15 1921% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-feb-15 28-feb-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-mar-15 31-mar-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-abr-15 30-abr-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-may-15 31-may-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
14jun-15 30-jun-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-ul-15 31-jul-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-ago-15 31-ago-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-sep-15 30-sep-15 19,21% 28,82% 2,13% 0,000% 0 -
1-oct-15 31-oct-15 19,33% 29,00% 2,14% 0,000% 0 -
1-nov-15 30-nov-15 19,33% 29.00% 2.14% 0.000% 0 -
1-dic-15 31-dic-15 19,33% 29.00% 2,14% 0,000% 0 -
1-ene-16 31-ene-16 19,33% 29,00% 2,14% 0,000% 0 -
1-feb-16 28-feb-16 19,33% 29.00% 2.14% 0,000% 0 -
1-rar-16 31-mar-16 19.33% 29,00% 2,14% 0,000% 0 -
1-abr-16 31/04/2016 19,68% 29,52% 2,18% 0,000% ¢] -
1-may-16 31-may-16 19,68% 29,52% 2,18% 0,000% 0 -
1-jun-16 30-jun-16 18,68% 29,52% 2,18% 0,000% 0 -
1juil-16 31-jul-16 21,34% 32.01% 2,34% 0,000% 4] -
1-ago-16 371-ago-16 21,34% 32,01% 2,34% 0,000% 0 -
1-sep-16 30-sep-16 21,34% 32,01% 2,34% 0,000% 0 -
1-oct-16 31-oct-16 21,99% 32,99% 2,40% 0,000% 0 -
1-nov-16 30-nov-16 21,99% 32,99% 2,40% 0,000% 0 -
1-dic-16 31-dic-16 21,99% 32,99% 2,40% 0.000% 0 -
1-ene-17 31-ene-17 22,34% 33,51% 244% 0,000% 0 -
1-feb-17 28-feb-17 22,34% 33,51% 2,44% 0,000% 0 -
1-mar-17 31-mar-17 22,34% 33,51% 2,44% 0,000% o] -
1-abr-17 30-abr-17 22,33% 33,50%  2,44% 0,000% 0 -




1-may-17 31-may-17 22,33% 33,50% 2,44% 0,000% 0 -
1-jun-17 30+un-17 22,33% 33,50% 2,44% 0,000% 0 -
7-jul-17 30-jul-17 22,33% 32,97% 2,40% 0,000% 0 -
1-ago-17 30-ago-17 22,33% 32,97% 2,40% 0,000% 0 -
1-sep-17 30-sep-17 22,33% 32,97% 2.40% 0,000% 0 -
1-oct-17 30-oct-17 22,33% 31,73% 2,32% 0,000% 0 -
1-nov-17 30-nov-17 22,33% 31,44% 2,30% 0,000% 0 -
1-dic-17 30-dic-17 22,33% 31,18%  2,29% 0,000% 0 -
1-ene-18 30-ene-18 22,33% 31,04% 2,28% 0,000% 0 -
1-feb-18 28-feb-18 22,33% 31,52% 2,31% 0,000% 0 -
1-mar-18 30-mar-18 22,33% 31,02% 2,28% 0,000% 0 -
1-abr-18 30-abr-18 22,33% 30,72% 2,26% 0,000% 0 -
1-may-18 30-may-18 22,33% 30,66% 2,25% 0,000% 0 -
1-jun-18 30-jun-18 22,33% 30,42% 2,24% 0,000% 0 -
1-jul-18 30-ago-18 22,33% 30,05% 2,21% 0,000% 0 -
1-ago-18 30-ago-18 22,33% 29,91% 2,20% 0,000% 0 -
1-sep-18 30-sep-18 22,33% 29,72% 2,19% 0,000% 0 -
7-oct-18 30-0ct-18 22,33% 29,45% 2,17% 0,000% 0 -
1-nov-18 30-nov-18 22,33% 29,24% 2,16% 0,000% 0 -
1-dic-18 30-dic-18 22,33% 29,10% 2,15% 0,000% 0 -
29-ene-19 30-ene-19 22,33% 2874% 2,13% 2,128% 1 233.484,77
1-feb-19 28-feb-19 22,33% 29,55% 2,18% 2.181% 30 7.180.331,20
1-mar-19 30-mar-19 22,33% 29,06% 2,15% 2,149% 30 7.074.111,00
1-abr-19 30-abr-19 22,33% 28,98% 2,14% 2,143% 30 7.056.733,84
1-may-19 30-may-19 22,33% 29,01% 2,15% 2,145% 30 7.063.251,43
1-jun-19 30-jun-19 22,33% 28,95% 2,94% 2,141% 30 7.050.214,85
1-jul-19 30-jul-19 22,33% 28,92% 214% 2,139% 30 7.043.694,47
1-ago-19 30-ago-19 22,33% 28,98% 2,14% 2,143% 30 7.056.733,84
1-sep-19 30-sep-19 22,33% 28,98% 2,14% 2,143% 30 7.056.733,84
1-0ct-19 30-oct-19 22,33% 28,65% 2,12% 2,122% 30 6.984.948,42
1-nov-19 30-nov-19 22,33% 28,55% 2,11% 2115% 30 6.963.161,94
1-dic-19 31-dic-19 22,33% 28,55% .2,11% 2,115% 30 6.963.161,94
1-ene-20 31-ene-20 22,33% 28,16% 2,09% 2,089% 30 6.878.045,96
1-feb-20 29-feb-20 22,33% 28,59% 2,12% 2,118% 30 6.971.878,40
1-mar-20 31-mar-20 22,33% 28,43% 2,11% 2,107% 30 6.936.997,65
1-abr-20 30-abr-20 22,33% 2840% 2,11% 2,105% 30 6.930.453,08
1-may-20 31-may-20 22,33% 27,29% 2,03% 2,031% 30 6.687.313,00
1-jun-20 30-jun-20 22,33% 27,18% 2,02% 2,024% 30 6.663.112,30
1-jul-20 31+jul-20 22,33% 27,18% 2,02% 2,024% 30 6.663.112,30
1-ago-20 31-ago-20 22,33% 27,44% 2,04% 2,041% 30 6.720.283,08
Total Intereses 571: 132.177.757,30 :
Capital 329.234.894,00
TOTAL: CAPITAL+INTERESES | $461.412.651,30]
TOTAL $461.412.651,30
2
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