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VIK DEL 06 DE JULIO 20 RV: Liquidacién Crédito Juzgado 01 Ejec. Civil Cto. Rdo. 11)2019-
467

Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 19/08/2020 21:36

Para: Katherine169 Henao Santa <khenaos@cendoj.ramajudicial.gov.co>

@J 1 archivos adjuntos (192 KB)

Liquidacién 12-08-20.pdf;

ATENTAMENTE,

MARITZA HERNANDEZ IBARRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

azna Judicial
wego Supenor de la Jadieanas

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS

DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN

CALLE 50 # 51 - 23 PISO 2 - EDIFICIO MARISCAL SUCRE -
MEDELLIN

TEL: 5131331

Lepiiblica de Colombia

Este documento fue enviado directamente desde el correo institucional del empleado responsable de firma. -

IMPORTANTE: Se le informa que cualquier respuesta a esta comunicacion
debe ser enviada al correo electrénico institucional del centro de servicios de
los juzgados de Ejecucion Civil Circuito de

Medellin: cserejeccme@cendej.ramajudicial.gov.co , los enviados a este
correo se tendran por no recibidos.

De: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de agosto de 2020 11:47

Para: Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: Liquidacion Crédito Juzgado 01 Ejec. Civil Cto. Rdo. 11)2019-467

Get Qutlook for Android

From: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Sent: Wednesday, August 12, 2020 12:51:59 PM

To: Maria Cristina Cordero Villera <mcarderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Subject: RV: Liquidacion Crédito Juzgado 01 Ejec. Civil Cto. Rdo. 11)2019-467

ok

De: CARLOS ALBERTO LOPEZ ALZATE <cala305@gmail.com>

Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2020 11:37 a. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Liquidacion Crédito Juzgado 01 Ejec. Civil Cto. Rdo. 11)2019-467
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8/9/2020 Correo: Katherine169 Henao Santa - Outlook ~

Buenos dias

Adjunto la liquidacion del crédito en el proceso con Radicado 11) 2019-467 que cursa en el Juzgado
01 Civil del Circuito de Ejecuciédn.

Agradeciendo su atencion,

Carlos Alberto Lépez A.

Abogado

Telégfono: 3124535

Direccién:Calle 10 No. 42 45, Of.403
Poblado - Medellin
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(ARLOS ALBERTO LOPEL ALIATE
| Abogado

Sefores

JUZGADO PRIMERO (01) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION
Medellin — Antioquia

E. S. D.

DEMANDANTE: FANNY DUQUE RIVERAY OTROS
DEMANDADO: OBLIMER PEREZ HENAO

PROCESO: EJECUTIVO CON ACCION REAL Y PERSONAL
RADICADO: 11) 2019-467

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

CARLOS ALBERTO LOPEZ, en mi calidad de apoderado de la entidad demandante en
el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito anexar Liquidacion

actualizada de:

OBLIGACION VALOR
Pagaré Nro. 02 $ 1.669.145.536,71
Costas $ 37.800.000,00
TOTAL $ 1.706.945.536,71

Sefor Juez,

Medellin, 12 de agosto de 2020

CARLOS ALBERTO LOPEZ ALZATE
C.C. 70.901.526 de Marinilla, Ant.
T.P.78.615del C. S de la J.

Direccidn: Calle 10 No. 42-45 Of. 403 Edifico la Plaza del Poblado Telefax 3124535

E-mail.cala305@gmail.com
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Por el apoderado de ta parte demundante se procede a efectuar la liquidacidn de! crédito, conforme lo dispuesta en el articulo 446 del CGP. -

CARLOS ALBERTO LOPEL ALZIATE
Abogado

JUZGADO PRIMERO (01) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION
LIQUIDACION DE CREDITO PAGARE NRO. 02
Medellin, 12 DE AGOSTO DE 2019

-

Plazo TEAvpactavdva, amensual »>> Y ”wlmmjﬂazo Hasla I::]
Tasa mensual pactada >h> .
Resulado tasa pactada o pedida >> Maxima
Mara TEA pactada, a mensual >»> Y Mora Hasta (Hoy) 12-agn-20
Tasa mensual pactada > Comercial X
Resultado tasa pactada o pedidg >> Consumo

Saldo de capital, Fol. >>] Microc u Otros

Intereses en sentencia g liquidacion anterior, Fal, >>|

Vigencia Brio. Cte.| Maxima<| o LIQUIDACION DE CREDITO ;
Mensual {
Desde Hasta  |Hec. AnuallAutorizada| Aplicable Capital Liquidable dias} Lig Intereses Abonos Saldo de Saldo de Capital |
i Intereses mdaslintereses

28-6ne-18 | _31-on0-18 i 0,00 0.00 Valor [Folio 0,00 B 0,60
2Bene-18  37-erw-18.  20,60%  228% 2,278% 1.000.000.090,00 - 1.000.000.000,00 3 227801156 2.278.011.56 1.002.278.011,56
1feb-15  z8feb-13. 21,01%  231% 2. ..1.000,000000,00 30" 23.191.808,47 25.369.820,03 1.025,369.820.03
Tinar18  31-mard8:  2068%  2.28% 2.277% 1.000,00000000 30 22.770.253,33 48.140,178.36 1.048.140.178.36
Tabr18  30-abr-18.  2048%  226% 2057% 1.000.000.000,00 30  22574.997.83 70.715.176.20 1.070.715.176,20
L lmay-18  31-may13  2044%.  226% 2.254% 1.000,000.00000 30  22.535,876.42 (. 93.251.05262 1.093.261,052 62
Tjun-18  304un-18°  2028%.  2,.24% 2,238% 1.000.000.000,00 30 22,379,225 92 " 115,630,278,54 1,115.630.278 54
118 STguk12. 2003%  2,21% 2,213% _.1:000.000.00000  30°  22.133.929,70 137.764.208,24 1.137.764.208 24
Toge-18  3M-ego-18. 19.94% 2.20%  2.205% 1.1,000,000.000,00 30 22.045.464,31 | 159,809.672,55 1.159.809.672,55 ;
150018 30-se0-18 19.81%  2.10%  2,192% 1.000.00000000 30 21.917.532,08 181.727.204 63 1.181.727.204 63
foct-15 31-0ci-18 19,83%:  247% 2,174% 1,000.000.000,00 30 21,740,103 80 203467.30843  1.203.467.30843
Tnov-18  30-nov-18 19,49% 216%  2,160% 1.000.000.00000 30 21.6C1.869,33 225.069.177.76 1.225.069.177,76
foic-18 | 3dic1s 19,40%  2,15%  2151% 1.000,000.000,00 30 21.512.895,54 . 246.582.073,31 1.246.582.073.31
tene-ly  3lene-19 1916% 213% 2,128% 1,000.00000000 30 21.275.214,49 | 267.857.287,80 1,267,857.287.80
1A 3 28-fap-13 19,70% 2,18%  2,181% 1.000.000.000,00 30 i 289.666.431.76 1.289.666.431.76
tmard9  dlmarl9 1970%  218% 2181% 1.000.000.00000 30 21.809.143.96 31147557572 1.311.475.67572
Tabr15  30abri9  19.70%  2,18% 2.181% 1.000.00000000 30" 21.809.14396 333.284.719.69 1.333.284.719 69
P19 B1-may-19 2,18%  2.181% 1000.000.000.00 30 21.80%.143.96 355.093.863,55 1.355.093.863.65
19 304un-13 28% 2,181% 000.000.00000 30" 21.809.143,66 376.903.007,31 1.376.903.007 61
I»jlli-!f/ 313"{:‘/«79 2.18% 2.181% .000.000.060.00 30 _?1.809.143,96 398.712.151,57 1.398.712.151.57
ago-13 3i-ago-19 2.18% 2.181% 100000000000 30 21.809.143 .96 | 420.521.29554  1.420.521.295 54
1-sep-19 30-sep-79 218%  2,181% 1.000.000.00000 30 21.809,143.96 . 442,330.439,50 1.442,330,439.50
loct-13 3-000-59 2,18%  2.181% 1.000.000.000.00 30 21.806.143,96 464.139.583,48 1.464,139.583 46
S0nov-19. A9.70%:  218% 2.181% 1.000.000.000,00  30- 21,806,943, $485.948.727 42 1.485.948.727 42

19 1DT0%  2,18% 1.000.000.000,00 307 21.809.143, 507.757.871,39 1,507.757.871.39

1970%  2,18% 1.000.000.00000 30 21.809.143,96 | . 529.567.015,35 1.529.567.015.35

25-teb-20  19.70%'  2.18% 1.000.000.000,00° 30" 21.800.143.96 | | 551.976.159.31 1.551.376.150 31

31-mar20 19,70%  218% 100000000000 30 21.806.143,96 573.185.303.28 1.573.185.303,28

Tale20 30-abrz00 1970%  2,18% 1.000.000,000,00 30, 21.802.143,06 | 594.994.447 24 1.594.994.447 2
T-may-20  At-may-20 1970% 2.18% 100000000000 30 21,809, 14 616.803.591,20 1.616.803,591,20
1un-20 304une20 1970%  2.18%  2,181% 1.000.000.000,00 30" 21.800,143,56 : 638.612.735.18 1.638.612.735,16
1520 3120 1970%  118%  2,181% 1.000,000.00000 30 21.805.143,96 © 660.421,879,13 1.660.421.879.13
1-ag0-20  12-ago-20  19,70%. _ 2.18% 2.181% 1.000.000.00000 12 8.723,657.59 669.145.536,71 1.669.145,536.71
Resuitados >>] 0,000 [ 669.145.536,71] __ 1.669.145.536,71]

SALDO DECAPITAL
SALDO DEINTERESES

1.000,000.000,00
669.145.636,71

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS| 1.669.145.536,71

Direccidn: Calle 10 No. 42-45 Of. 403 Edifico la Plaza del Poblado Telefax 3124535

E-mail.cala305@gmail.com




