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Dayme Efrain Ramos Bohorquez <dramosb@cendoj.ramajudicial.gov.co> |
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Para: Katherine169 Henao Santa <khenaos@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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SERGIO FIDEL PINARTE VIRVIESCAS-ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf;

De: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 1 de septiembre de 2020 9:14

Para: Dayme Efrain Ramos Bohorquez <dramosb@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RAD 4-2017-147 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

OK

De: jippjudicial@creditex.com.co <jlppjudicial@creditex.com.co>

Enviado: martes, 1 de septiembre de 2020 9:18 a. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: spinarte@anglogoldashanti.com <spinarte@anglogoldashanti.com>

Asunto: RAD 4-2017-147 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO»

Buenos dias Honorable Dependencia Judicial,
Adjunto les remito memorial solicitando darle tramite a la liquidacion del crédito.

Asi mismo, le informo que la parte demandante desconoce la direccion de correo electrénico
del demandado.

Atentamerte,

José Luis Pimienta Pérez

C.C. 8.307.552 de Medellin

T.P. 21.740 del C. S. de la J.
Transversal 32D 74B 21, Medellin
Teléfono 4442256 Cel. 3104057604
jlppjudicial@creditex.com.co

AVISO LEGAL: Este mensaje v sus anexos pueden contener informacién confidencial o legalmente
protegida vy no puede ser utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. 81 por error,
recibe este mensaje, por favor avise inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del
mismo. Cualquier uso, divulgacion, copia, distribucion, impresién o acto derivado del conocimiento
total o parcial de este mensaje sin autorizaciéon de Creditex Ltda. serd sancionado de acuerdo con las
normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la informacion
contenida v debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad.
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SENOR
JUEZ PRIMERO (1) DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN
E. S, 22
Jdo erigen: 4 Civil Circuite
Radicado: 2017-0147
Procesor Biecutivo Singular
Demandante: Banco Itat Coprbanca Colombia S.A
Demandado: Sergio Fidel Piflarte Virviescas
Asunto: Actualizacién liquidacidn del Crédito

En mi cardcter de apoderado especial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en 1o establecido en el numeral 4 del articulo 446 del Codigo General del Proceso, me permito
presentar la actualizacién de la liguidacién del crédito demandado dentro de esta gjecucion, teniendo como
base la liquidacién del crédito aprobada por el Despacho.

Actualizacion liquidacién del Crédito al dia
6 de agosto de 2020

vigencia Bag‘t’:‘“’ Aol B CEN I, Capital LIQUIDAGION DEL CREDITO

Besde Hasta (Efec. Anuval | Autorfzada | Aplicable Obligacion Capital liquidable | Dias intereses
40-ag0<18:| 31-ago-18 1,5 T238:607.064,00] 238.697.:964,001 238.697.964,00 0,00
10-0g0-181 31-ago-181  19.94%]  220%| 2.2068% 238.697.964,00] 21 3.683.545,21
1-sep-181 30-sep-18]  19,81%] 2.19%| 2.192% 238.697.964,000 30 5.231.670,28
f-0ck-18] 31-0ct-181  1963%]  2.17%| 2,174% 238.697.964,00{ 30 5.189.318,51
1-nov-181 30-nov-18]  1949%{ 2.16%| 2,160% 238.697.964,00] 30 5.156.322,23
1-ic-181 31-dic-18]  19,40%!  2,15%] 2,151% 238.667.664,001 30 5.135.084,37
1-ene-191 31-ene-19]  19,16%]  2,13%] 2,128% 238.607.964,00] 30 5.0786.350,38
1-feb-191 28-feb-19] 19,70%] 2.18%| 2.181% 238.657.964,00] 30 5,205.7908,268
t-mar-19§ 31-mar-19]  19.87%]  2.15%| 2,148% 238.607.9684,00] 30 5.128.000,55
1.abr-19] 30-abr-19] 1932%1 214%| 2,143% 238.697.964,00] 30 5.116.189,17
1may-19 | 31-may-191  18.34%]  2.15%| 2,145% 238.697.964,00] 30 5.120.914,48
T-un-191 304un-19| 19,30%|  2,14%| 2.141% 238.607.964,00] 30 5.111.462.85
1jui-19]  31-u-19]  19,28%|  2.14%| 2,139% 238.6097.964,00] 30 5,106.735,63
f-ago-19| 37-ago-19]  10.32%|  2.14%| 2,143% 228.697.964,00 30 5.116.189,17
1-sep-19| 30-sep-19]1  1832%| 2,14%| 2.143% 238.697.964,00] 30 5.116.189,17
foct-19] 31-oct-19]  1910%1  212%| 2,122% 235.607.664 00 30 5.064.144,17
f-nov-191 30-nov-19 19,03% 241% 2,115% 238.597.8964,00] 30 5.047 558,73
1-ic-191 31-dic-19 18,91% 2,10%| 2,103% 238.697.964,00f 30 5.019.097,63
f-ene-20| 3t-one-20] 18,77%]  2.00%| 2,089% 238.607.664,00f 30 4.986.846,75
1-fob-201 28-feb-20] 1908%] 2,12%! 2118% 238,607.964,00] 30 5.054.668, 20
J-mar-20| 31-mar-20]  1895%1  2,11%| 2107% 238.697.964,00 30 5.028.588,73
{-abi-20} 30-abr-20] 1869%| 2,08%| 2.081% 238.607.964,00] 30 4.066.823,81
1-may-20| 31-may-200  18,18%| __ 2,03%| 2,031% 238.607.964,00] 30 4.847.558 84
1un-20] 304un-20]  1812%|  2.02%| 2,024% 238.697.964,00] 30 4.830.810,37
1ul20]  37ui-20]  1812%1  2,02%) 2,024% 258,607 .964,00] 30 4.830.810,37
Jeago-20| B-ago-20]  18,20%!  2,04%| 2.041% 238607.96400] B 974.292 66
TOTALES 238.697.964,00 o00]  238.697.964,00 121.145.970,49

RESUMEN
LIQUIDACION EN FIRMA AL DiA 09/08/2018 S aAR 848 TR1,TS
INTERESES MORA LIQUIDADOS SOBRE EL CAPITAL DEL DiA
£708/2018 AL DA 30/6/2020 121.145.970,49
TOTAL LIQUIDACION ACTUALIZADA | $469.994.752,22

Sirvase ordenar su traslado y en caso de no ser objetada, impartirle aprobacion tal como se dispone en los
numerales 2° y 3° del Art. 446 del misino estatuto procedimental.

Asi mismo e permito manifestar al Despacho, que a la fecha la entidad que represento, no ha tenido
conociriento de la existencia de bienes en cabeza de la parte demandada que sean susceptibles de embargo,
pero continua haciendo gestiones tendientes a obtener la efectividad de la sentencia, ya que en ningin
momento ha considerado el desistimiento o renuncia a los derechos consagrados en dicho fallo. Téngase en
cuenta esta manifestacion para todos los efectos legales. :

Del sefior Juez, atentamente,
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