29/7/2020 Correo: Katherine169 Henao Santa - Qutlook
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RV: RAD 13-2011-409 / ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO - MARIT

Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>
jue 090772020 18:08

Para: Katherine169 Henao Santa <khenaos@cendoj.ramajudicial.gov.co>

U 1 archivos adjuntos (89 KB}
DIOSCOMAR ANTONIO MARIN-08-07-2020.pdf,

ATENTAMENTE,

MARITZA HERNANDEZ IBARRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Ruena Judwial
Conseio Sapenior de s Jadicannn

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS

DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN

CALLE 50 # 51 - 23 PISO 2 - EDIFICIO MARISCAL SUCRE -
MEDELLIN

TEL: 5131331

Repribhen de Colombia

De: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de julio de 2020 17:06

Para: Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RAD 13-2011-409 / ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

De: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioguia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de julio de 2020 15:51

Para: Maria Cristina Cordero Villera <mcorderv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RAD 13-2011-409 / ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

OK--L

De: gppjudicial@creditex.com.co <gppjudicial@creditex.com.co>

Enviado: miércoles, 8 de julio de 2020 2:19 p. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RAD 13-2011-409 / ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

Buenas tardes Honorable Dependencia Judicial,
Adjunto les remito la actualizacién de la liquidacion del crédito para su respectivo tramite.

Atentamente,

Glovia Pimienta Pérez

C.C. 36.543.775 de Santa Marta
T.P. 54.970 del C. S. de la J.
Transversal 32D 748 21, Medellin
Teléfono 4442256 Cel. 3016130332
gppjudicial@creditex.com.co

https://outiook.office.com/mail/AAMKAGFIMTBIMjgyLTASZGMINGI4ZS ThN2VhL TY20WMOZDY 0ZTk4ZQAUAAAAAADZUY GaiF ErRqUis%2Bn%2Fhs.... 112



29/7/2020 Correo: Katherine169 Henao Santa - Outlook

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion COHfld(’IlClcil[O Icgalmente
protegida y no puede ser utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error,
recibe este mensaje, por favor avise inmediatamente a su remitente v destruya toda copia que tenga del
mismo. Cualquier uso, divulgacion, copia, distribucién, impresion o acto derivado del conocimiento
total o parcial de este mensaje sin autorizacién de Creditex Ltda. serda sancionado de acuerdo con las
normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la informacion
contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad vy privacidad.

{FME}
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JUEZ PRIMERO (1) DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN

E.

S.

Proceso:
Demandante:
Demandado:
Jdo origen
Radicado:
Asunto:

D.

Ejecutivo Singular

Banco de Bogotd S.A

Dioscomar Antonio Marin Arango y otro
13 Civil Circuito

2011-0409

Actualizacién liquidacion del Crédito

En mi caracter de apoderada especial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo establecido en ¢l numeral 4 del articulo 446 del Coédigo General del Proceso, me permito
presentar la actualizacion de la liquidacién del crédito demandado dentro de esta ejecucién, teniendo como base
la liquidacion del crédito aprobada por el Despacho.

Actualizacion liquidacién del Crédito al dia
8 de julio de 2020

Vigencia PO | e | Tasa | e Capital LIQUIDACION DEL CREDITO
Desde Hasta Efec. Anual | Autorizada | Aplicable Obligacién Capital liquidable | Dias Intereses
. 4-may-18 | 31-may-18 1,5 . 60:790.860,00] 160.750.860,00|  60.790.860,00 0,00
4-may-18| 31-may-18] 20,44%]|  2,25%| 2,254% 60.790.860,00| 27 1.232.977,78
14un-18|  30-un-181 20,28%] 2,24%| 2,238% 60.790.860,00| 30 1.360.452,39
1-jul-18 31-jul-18]  20,03%| 2,21%| 2,213% 60.790.860,00{ 30 1.345.540,62
1-ago-18| 371-ago-18] 19,94%| 2,20%| 2,205% 60.790.860,00] 30 1.340.162,73
1-sep-18| 30-sep-18] 19,81%] 2,19%| 2,192% 60.790.860,00[ 30 1.332.385,62
1-oct-18|  31-0ct-18] 1963%|  2,17%| 2,174% 60.790.860,00| 30 1.321.599,61
1-nov-18| 30-nov-18{ 19,49%| 2,16%| 2,160% 60.790.860,00] 30 1.313.196,21
1-dic-18 31-dic-18|  19,40%| 2,15%! 2,151% 60.790.860,00[ 30 1.307.787,42
1-ene-19| 371-ene-19| 19,16%|  2,13%| 2,128% 60.790.860,00] 30 1.293.338,59
1-feb-19|  28-feb-19| 19.70%| 2.18%| 2,181% 60.790.860,00( 30 1.325.796,62
1-mar-19)  37-mar-19|  19,37%| 2,15%| 2,148% 60.790.860,00f 30 1.305.983,34
1-abr-19) 30-abr-19]  19,32%| 2.14%| 2,143% 60.790.860,00| 30 1.302.975,25
1-may-19! 31-may-19| 1934%| 2,15%| 2,145% 60.790.860,00| 30 1.304.178,68
1un-19|  30-jun-19| 19,30%| 2,14%| 2,141% 60.790.860,00] 30 1.301.771,57
1-jul-19 31ul-19|  19,28%|  2,14%| 2,139% : 60.790.860,00] 30 1.300.567,63
1-ago-191 31-ago-19| 19,32%|  2,14%| 2,143% 60.790.860,00( 30 1.302.975,25
1-sep-19 30-sep-19 19,32% 2,14%| 2,143% 60.790.860,00f 30 1.302.975,25
1-0ct-19 31-oct-19 19,10% 2,12%| 2,122% 60.790.860,00f 30 1.289.720,59
1-nov-19|  30-nov-19| 19,03%| 2,11%| 2,115% ' 60.790.860,00{ 30 1.285.496,66
1-dic-19 31-dic-18|  18,91%{  2,10%| 2403% 60.790.860,00] 30 1.278.248,28
1-ene-20| 371-ene-20| 18,77%| 2,09%| 2,089% 60.790.860,00| 30 1.269.780,05
1-feb-20|  29-fep-20| 19,06%| 2,12%| 2,118% 60.790.860,00| 30 1.287.307,30
1-mar-20|  31-mar-20| 18,95%| 2,11%} 2.107% 60.790.860,00| 30 1.280.665,44
1.abr-20|  30-abr-20| 18,89%| 2.08%| 2,081% 60.790.860,00] 30 1.264.935,34
1-may-20| 31-may-20| 18,19%| 2,03%!| 2,031% 60.790.860,00| 30 1.234.561,31
1-jun-20|  30-jun-20| 18,12%| 2,02%| 2,024% ‘| 60.790.860,00f 30 1.230.295,86
1-jul-20 8-jul-20 18,12% 2,02%| 2,024% . 60.790.860,00 8 328.078,90
TOTALES 60.790.860,00 0,00 60.790.860,00 34.043.754,28
RESUMEN
LIQUIDACION EN FIRMA AL DIA 03/05/2018 182.917.621,09
INTERESES MORA LIQUIDADOS SOBRE EL CAPITAL DEL DIA
04/05/2018 AL DIA 08/'()7(/)2020 34.043.754,28
TOTAL LIQUIDACION ACTUALIZADA $216.961.375,37

Sirvase ordenar su traslado y en caso de no ser objetada, impartirle aprobacién tal como se dispone en los
numerales 2° y 3° del Art. 446 del mismo estatuto procedimental.

Asi mismo me permito manifestar al Despacho, que a la fecha la entidad que represento, no ha tenido
conocimiento de la existencia de bienes en cabeza de la parte demandada que sean susceptibles de embargo,
pero continua haciendo gestiones tendientes a obtener la efectividad de la sentencia, ya que en ningiin momento
ha considerado el desistimiento o renuncia a los dercchos consagrados en dicho fallo. Téngase en cuenta esta
manifestacién para todos los cfectos legales.

Del sedor Juez, atentamente,

GLORIA PIMIENTA PEREZ

C.C. 36.543.775 de Santa Marta
T.P. 54.970 del C. S. de la J.
Telefono 4442256
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