15/2/2021 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Re: Retiro de titulos valores

Narlin Mufioz <narlinm2022@gmail.com>
Jue 11/02/2021 1:07 PM

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucién Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (139 KB)
Memorial 1.pdf;

BUENAS TARDES
EL NUMERO DE RADICADO ES: 760014003-016-2015-00854-00

SIN EMBARGO LES ENVIO UN ARCHIVO EN PDF CON NOMBRE MEMORIAL DONDE
VAN TODOS LOS DATOS INCLUYENDO EL NUMERO DE PROCESO ..MUCHAS
GRACIAS

El jue, 11 de feb. de 2021 a la(s) 09:32, Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal -
Valle Del Cauca - Cali (gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribio:
Favor envié el numero del proceso para darle el tramite, gracias.

De: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucidn Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 10 de febrero de 2021 7:47 p. m.

Para: Narlin Mufioz <narlinm2022 @gmail.com>

Asunto: RE: Retiro de titulos valores

Favor envié el nUmero del proceso para darle el tramite, gracias.

De: Narlin Mufioz <parlinm2022 @gmail.com>

Enviado: miércoles, 10 de febrero de 2021 2:21 p. m.

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucidn Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca
- Cali <j05ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Ayda Malena Imbacuan Chaguezac

<aimbacuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Retiro de titulos valores

Buenas tardes

Mi nombre es Ligia Ordoifiez Hernandez con cédula de ciudadania 25479831 de la (Sierra-Cauca),
hago envio de memorial de unos titulos valores que tengoa a mi favor, el cual no los he podido
retirar porque no he tenido respuestas de los juzgados, y me dirijo a ustedes para poder hacerlos
efectivos

https://outlook.office.com/mail/AAMKADM3NjNKkYZzgxLWNKNjYINGYzMS04Y TAzLTA4ZGE3YmMNhNmlyYWAUuAAAAAAC7wJSXxRFgGR7yRINRZ707iAQ...

9674-59419
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Sefior juez,
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION SENTENCIAS DE CALI
E.S.D.

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: LIGIA ORDONEZ HERNANDEZ
DEMANDADO: FERNANDO PALTA GALARZA
RADICADO: 760014003-016-2015-00854-00

ASUNTO: INSISTENCIA EN SOLICITUD PAGO DE TITULOS AL JUZGADO DE
ORIGEN

LIGIA ORDONEZ, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania nimero
25.479.831, expedida en Sierra (Cauca), residente de la ciudad de Cali, actuando
en nombre propio, acudo respetuosamente ante su despacho para solicitar la orden
de pago de los titulos conforme a los depositados que se encuentran en el banco
agrario.

Mi interés se da teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran titulos a mi favor
en el Banco Agrario de Colombia No. 760012041700 con ocasion de los depdsitos
judiciales.

Conforme a esto, de la manera mas respetuosa INSISTO en que se solicite al
Juzgado de Origen (16 Civil Municipal de Cali), realizar la transferencia o conversion
de los depdsitos judiciales que se encuentren consignados a favor de este proceso
a ordenes de este Juzgado.

Ademas, teniendo en cuenta que a la fecha solo he cobrado la suma de
$1'317.041,00, conforme a la orden del pago que se generd sobre lo depositado
hasta el mes de febrero del 2018, me permito presentar a liquidacion del crédito de
lo que se me debe hasta al momento:

Liguidacion realizada hasta septiembre del 2017



TASA DE

MAXIMA | TASA DE
ARO MES CAPITAL DE INTERES

ACUMULADO | |\NTERES [MORATORI| VALOR INTERES

MORATORI o) MORATORIO

o) MENSUAL MENSUAL

JULIO $ 310.000 29,00%|  0,000%| $ -
AGOSTO | $ 620.000 29,00%|  2,417%| $ 14.983,33
2014 | SEPTIEMBRE | $ 930.000 20,00%|  2,417%]| $ 22.475,00
OCTUBRE | $  1.240.000 28,76%|  2,397%| $ 20.718,67
NOVIEMBRE | $  1.550.000 28,76%|  2,397%]| $ 37.148,33
DICEMBRE | $  1.860.000 28,76%|  2,397%| $ 44.578,00
ENERO $  2.170.000 28,82%|  2,402%| $ 52.116,17
FEBRERO | $  2.480.000 28,82%|  2,402%| $ 59.561,33
MARZO $  2.790.000 28,82%|  2,402%| $ 67.006,50
ABRIL $  3.100.000 20,06%|  2,422%| $ 75.071,67
MAYO $  3.100.000 20,06%|  2,422%| $ 75.071,67
2015 JUNIO $  3.100.000 20,06%|  2,422%| $ 75.071,67
JULIO $  3.100.000 28,89%|  2,408%| $ 74.632,50
AGOSTO | $  3.100.000 28,89%|  2,408%| $ 74.632,50
SEPTIEMBRE | $  3.100.000 28,80%|  2,408%| $ 74.632,50
OCTUBRE | $  3.100.000 29,00%|  2,417%| $ 74.916,67
NOVIEMBRE | $  3.100.000 29,00%|  2,417%| $ 74.916,67
DICEMBRE | $  3.100.000 29,00%|  2,417%| $ 74.916,67
ENERO $  3.100.000 20,520 |  2,460%| $ 76.260,00
FEBRERO | $  3.100.000 29,52%|  2,460%| $ 76.260,00
MARZO $  3.100.000 20,52%|  2,460%| $ 76.260,00
ABRIL $  3.100.000 30,81%|  2,568%) $ 79.592,50
MAYO $  3.100.000 30,81%|  2,568%) $ 79.592,50
2016 JUNIO $  3.100.000 30,81%|  2,568%]| $ 79.592,50
JULIO $  3.100.000 32,01%|  2,668%| $ 82.692,50
AGOSTO | $  3.100.000 32,01%|  2,668%) $ 82.692,50
SEPTIEMBRE | $  3.100.000 32,01%|  2,668%) $ 82.692,50
OCTUBRE | $  3.100.000 32,99%|  2,749%]| $ 85.224,17
NOVIEMBRE | $  3.100.000 32,99%|  2,749%| $ 85.224,17
DICEMBRE | $  3.100.000 32,99%|  2,749%| $ 85.224,17
ENERO $  3.100.000 31,51%|  2,626%| $ 81.400,83
FEBRERO | $  3.100.000 31,51%|  2,626%| $ 81.400,83
MARZO $  3.100.000 31,51%|  2,626%]| $ 81.400,83
ABRIL $  3.100.000 31,50%|  2,625%) $ 81.375,00
2017 MAYO $  3.100.000 31,50%|  2,625%]| $ 81.375,00
JUNIO $  3.100.000 31,50%|  2,625%) $ 81.375,00
JULIO $  3.100.000 30,97%|  2,581%| $ 80.005,83
AGOSTO | $  3.100.000 30,97%|  2,581%| $ 80.005,83
SEPTIEMBRE | $  3.100.000 30,97%|  2,581%| $ 80.005,83
TOTAL INTRESES MORATORIOS ADEUDADOS $ 2.701.102

Liguidacion desde septiembre del 2017 hasta la fecha




TASA DE | VALOR INTERES

CAPITAL TASA DE USURA MORATORIO

IBC ANO MES ACUMULADO USURA | MENSUAL MENSUAL
21,15% OCTUBRE $ 3.100.000 31,73% 2,32%| S 72.006
20,96% 2017 | NOVIEMBRE | $ 3.100.000 31,44% 2,30%| S 71.434
20,77% DICIEMBRE | $ 3.100.000 31,16% 2,29%| S 70.860
20,69% 5018 ENERO $ 3.100.000 31,04% 2,28%| S 70.618
21,01% FEBRERO $ 3.100.000 31,52% 2,31%| S 71.585
20,68% 2018 MARZO $ 3.100.000 31,02% 2,28%| S 70.588
20,48% ABRIL $ 3.100.000 30,72% 2,26%| S 69.982
20,44% MAYO $ 3.100.000 30,66% 2,25%| S 69.861
SUBTOTAL S 566.935
DINERO PAGADO A LA FECHA S 1.317.041
TOTAL HASTA EL MOMENTO S 1.950.997
20,28% JUNIO $ 3.100.000 30,42% 2,24%| S 69.376
20,03% JULIO $ 3.100.000 30,05% 2,21%| S 68.615
19,94% AGOSTO $ 3.100.000 29,91% 2,20%| S 68.341
19,81% 2018 | SEPTIEMBRE | $ 3.100.000 29,72% 2,19%| S 67.944
19,63% OCTUBRE $ 3.100.000 29,45% 2,17%| S 67.394
19,49% NOVIEMBRE | $ 3.100.000 29,24% 2,16%| S 66.966
19,40% DICIEMBRE | $ 3.100.000 29,10% 2,15%| S 66.690
19,16% ENERO $ 3.100.000 28,74% 2,13%| S 65.953
19,70% FEBRERO $ 3.100.000 29,55% 2,18%| S 67.608
19,37% MARZO $ 3.100.000 29,06% 2,15%| S 66.598
19,32% ABRIL $ 3.100.000 28,98% 2,14%| S 66.445
19,34% MAYO $ 3.100.000 29,01% 2,15%| S 66.506
19,30% 2019 JUNIO $ 3.100.000 28,95% 2,14%| S 66.383
19,28% JULIO $ 3.100.000 28,92% 2,14%| $ 66.322
19,32% AGOSTO $ 3.100.000 28,98% 2,14%| S 66.445
19,32% SEPTIEMBRE | $ 3.100.000 28,98% 2,14%| S 66.445
19,10% OCTUBRE $ 3.100.000 28,65% 2,12%| S 65.769
19,03% NOVIEMBRE | $ 3.100.000 28,55% 2,11%| S 65.553
18,91% DICIEMBRE | $ 3.100.000 28,37% 2,10%| S 65.184
18,77% ENERO $ 3.100.000 28,16% 2,09%| S 64.752
19,06% FEBRERO $ 3.100.000 28,59% 2,12%| S 65.646
18,95% MARZO $ 3.100.000 28,43% 2,11%| S 65.307
18,69% ABRIL $ 3.100.000 28,04% 2,08%| S 64.505
18,19% MAYO $ 3.100.000 27,29% 2,03%| S 62.956
18,12% 2020 JUNIO $ 3.100.000 27,18% 2,02%| S 62.738
18,12% JULIO $ 3.100.000 27,18% 2,02%| S 62.738
18,29% AGOSTO $ 3.100.000 27,44% 2,04%| S 63.266
18,35% SEPTIEMBRE | $ 3.100.000 27,53% 2,05%| S 63.452
18,09% OCTUBRE $ 3.100.000 27,14% 2,02%| $ 62.645
17,84% NOVIEMBRE | $ 3.100.000 26,76% 2,00%| S 61.867
17,46% DICIEMBRE | $ 3.100.000 26,19% 1,96%| S 60.679
17,32% 2021 ENERO $ 3.100.000 25,98% 1,94%| S 60.241
17,54% FEBRERO $ 3.100.000 26,31% 1,97%| S 60.930
TOTAL DE INTERESES S 4.103.254




CAPITAL S 3.100.000
INTERES S 4.103.254,17

TOTAL S 7.203.254,17

Es por lo anterior, que, hasta la fecha a mi LIGIA ORDONEZ, se me debe una suma de
SIETE MILLONES DOCIENTOS TRES MIL CON DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

PESOS ($7.203.254,17 m/cte.).

Atentamente,

LIGIA ORDONEZ
C.C. No. 25.479.831



