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RV: LIQUIDACION DE CREDITO ANGELA MARIA VASQUEZ

9674-52191

Juzgado 18 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 19/02/2021 5:30 PM

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: luzurregocg@hotmail.com <luzurregocg@hotmail.com>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (64 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO ANGELA MARIA VASQUEZ pdf;

Cordial saludo,

Para los fines pertinentes, se le informar a la parte actora que dicho correo se remitira al correo de
Ejecucidn, dado que fue remitido desde el 29 de Octubre del 2019.

ATENTAMENTE
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD.

De: luz hortensia urrego <luzurregocg@hotmail.com>

Enviado: viernes, 19 de febrero de 2021 9:12 a. m.

Para: Juzgado 18 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO ANGELA MARIA VASQUEZ

cordial saludo
Por favor hacer caso omiso a mensaje anterior.

Disculpas, muchas gracias

Cordialmente

LUZ HORTENSIA URREGO DE GONZALEZ
ABOGADA EXTERNA

Oficina de Abogados

Tel: 5244948-3006035159

Calle 5 No. 66-09 - 201

Edificio Petula

Cali - Valle

De: luz hortensia urrego <luzurregocg@hotmail.com>

Enviado: viernes, 19 de febrero de 2021 9:11

Para: Juzgado 18 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO ANGELA MARIA VASQUEZ
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Cordial saludo

Juzgado Dieciocho
Civil Municipal
Cali - valle

Con el debido respeto me dirijo a su despacho con el objetivo de insistir en mensaje que antece,
aportando la liquidacion de crédito de la titular de la referencia ANGELA MARIA VASQUEZ.

Quedo atenta a cualquier novedad

Cordialmente

LUZ HORTENSIA URREGO DE GONZALEZ
ABOGADA EXTERNA

Oficina de Abogados

Tel: 5244948-3006035159

Calle 5 No. 66-09 - 201

Edificio Petula

Cali - Valle

De: luz hortensia urrego

Enviado: martes, 26 de mayo de 2020 17:05

Para: j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO ANGELA MARIA VASQUEZ

Cordial saludo

Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Cali

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de allegar memorial aportando liquidacion de
crédito para que obre y conste del titular ANGELA MARIA VASQUEZ radicado No. 2019-
00088 por favor confirmar como prueba de recibido.

Muchas gracias

Cordialmente

LUZ HORTENSIA URREGO
ABOGADA EXTERNA

Libre de virus. www.avast.com
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LUZ H. URREGO DE GONZALEZ
ABOGADA

Sefior Doctor
JUEZ DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
E. S. D.

PROCESO: Ejecutivo
DEMANDANTE: RF ENCORE S.A.S ENDOSATARIO DEL BANCO COLPATRIA
DEMANDADO: ANGELA MARIA VASQUEZ

Rad: 2019-00088

LUZ HORTENSIA URREGO DE GONZALEZ, obrando como apoderada de la parte
demandante en el proceso de la referencia, con el respeto acostumbrado me dirijo al

sefior Juez, con el fin de allegar actualizada la liquidacion del crédito judicializado.

Adjunto lo anunciado.

Del sefior Juez, atentamenie,

A
1“UZ H ENSIA URREGO G ZALEZ

C.C. No. 41.652.895 de Bogota
T.P. No.21.542 C.S.J.

Carrera 4 No. 10-44 Oficina 11-11 Edificio Plaza de Cayzedo telfax 524948 - Cali



LIQUIDACION DE CREDITO

Deudor: ANGELA MARIA VASQUEZ
Obligacion: |5471290009723699
CAPITAL: S 19,186,352.00
Bancario . . .
VIGENCIA Cte Maxima Autorizada TASA LIQUIBACION
. Efectiva Nominal .
DESDE HASTA | T. Efectiva v FINAL DIAS INTERESES

Anual 1.5 | Mensual
31-0ct-18 31-oct-18 19.63% 29.45% 2.17% 2.17% 0 -
01-nov-18 30-nov-18 19.49% 29.24% 2.16% 2.16% 29 400,645.70
01-dic-18 31-dic-18 19.40% 29.10% 2.15% 2.15% 30 412,753.99
01-ene-18 31-ene-19 19.16% 28.74% 2.13% 2.13% 30 408,193.75
01-feb-19 28-feb-19 19.70% 29.55% 2.18% 2.18% 27 376,594.12
01-mar-18 31-mar-19 19.37% 29.06% 2.15% 2.15% 30 412,184.60
01-abr-19 30-abr-19 19.32% 28.98% 2.14% 2.14% 29 397,527.37
01-may-19 31-may-19 19.34% 29.01% 2.15% 2.15% 30 411,615.02
01-jun-19 30-jun-19 19.30% 28.95% 2.14% 2.14% 29 297,160.13
O1-jul-19 31-jul-19 19.28% 28.92% 2.14% 2.14% 30 410,475.33
Ot-ago-19 31-ago-19 19.32% 28.98% 2.14% 2.14% 30 411,235.21
0t-sep-19 30-sep-19 19.32% 28.98% 2.14% 2.14% 29 397,527.37
O1-oct-19 31-0ct-19 19.10% 28.65% " 2.12% 2.12% 30 407,051.87
01-nov-19 30-nov-19 19.03% 28.55%- 2.11% 2.11% 29 3592,194.79
01-dic-19 31-dic-19 18.91% 28.37% 2.10% 2.10% 30 403,431.07
01-ene-20  [31-ene-20  {18.77% 28.16% - |2.09% 2.09% 30 400,758.39
01-feb-20 29-feb-20 19.06% 28.59%  12.12% 2.12% 28 379,204.19
01—ma'[—20 31-mar-20 18.85% 28.43% 2.11% 2.11% 30 404,193.95
01-abr-20 30-abr-20 18.69% 28.04% 2.08% 2.08% 29 385,921.69

Total Intereses |529 7,208,668.52

Capital 19,186,352.00

Intereses Corrientes

Intereses Moratorios 7,208,668.52

$26,395,020.52

~ 8in abonos

TOTAL: CAPITAL+INTERESES:




