3/12/2020 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucién Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RE: RADICACION No. 2017-00715-00 Proveniente del Juzgado 11 C. M. de CALI. Dda : AURA
NELLY FERNANDEZ ROJAS

Juzgado 05 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j05ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 1/12/2020 10:59 AM

Para: libardo porras sarache <lipors56@hotmail.com>; clalidelbra <clalidelbra@hotmail.com> 9674-40583
CC: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

MJ 1 archivos adjuntos (1 MB)
doc11.pdf;

Cordial Saludo,

Su mensaje de datos se ha recibido.

Le informo que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo CSJVAA20-43 de 2020,
establecio el horario judicial de lunes a viernes de 7:00AM a 4:00PM; por consiguiente, los mensajes y
peticiones remitidas después de la hora de finalizacion se entenderan presentados a la primera
hora habil del dia siguiente.

Las solicitudes remitidas con destino a esta dependencia judicial UNICAMENTE seran recibidos en la
direccion electronica gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, SIN COPIA AL CORREO
INSTITUCIONAL DEL JUZGADO. En esta oportunidad y por Unica vez su mensaje fue remitido al area
encargada. En adelante, por favor, atienda esta directriz.

En los siguientes LINKS podra realizar consultas relacionadas con los procesos judiciales a cargo de los
i\uzgados de Ejecucion Civil Municipal de Cali y los tramites secretariales realizados por su Oficina de
poyo.
Estados Electrénicos
https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1280

Tramites Secretariales (Informacion al Publico)
https://www.ramajudicial.gov.co/web/oficina-de-anovo-juzgados-civiles-municipales-de-
ejecucion-de-cali-/30

Consulta de Procesos por Radicacion
https:/Iconsultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso

Si tiene inquietudes de orden administrativa. no dude en contactarnos por medio de este correo. en ese
evento por favor incluya la radicacién de su proceso, lo solicitado y el remitente. Estamos para servirle.

LISSETHE PAOLA RAMIREZ ROJAS

Juez Quinta Civil Municipal de Ejecucion de Sentencias de Cali
bargados Unvikes o L oo e aiacrmealiEmeandni ramainrdicial oo e
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Cali — Colombia

Cali - Val

De: libardo porras sarache <lipors56@hotmail.com>
Enviado: lunes, 30 de noviembre de 2020 16:27
Para: Juzgado 05 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j05ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;

clalidelbra <clalidelbra@hotmail.com>
Asunto: RADICACION No. 2017-00715-00 Proveniente del Juzgado 11 C. M. de CALI. Dda : AURA NELLY FERNANDEZ ROJAS
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3/12/2020 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucién Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

AVALUO DEL BIEN INMUEBLE; LIQUIDACION DEL CREDITO Y SOLICITUD DE REMATE.

De: libardo porras sarache <lipors56@hotmail.com>
Enviado: lunes, 30 de noviembre de 2020 16:16

Para: libardo porras sarache <lipors56@hotmail.com>
Asunto: doc11.pdf

Simultdneamente estoy enviando el presente escrito a la apoderada de la demandada al correo
clalidelbra@hotmail.com

https://outlook.office.com/mail/AAMKADM3NjNKkYzgxLWNKNjYINGYzMS04Y TAzLTA4ZGE3YmNhNmlyYWAuAAAAAACT7wWJSXRFgGR7yRIhRZ707iAQ...  2/2
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