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RV: Rad. 030-2016-00440-00 9706-60823

Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j02ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 17/03/2021 19:24

Para: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Patricia Loaiza <patri_loaiza@yahoo.com>

[I]J 1 archivos adjuntos (352 KB)
Lig. act. Alberto Higuera..pdf;

Cordial Saludo Estimado Usuario.

De acuerdo a lo solicitado, comedidamente me permito informarle que su solicitud fue remitida al area de
Gestion Documental de la Oficma de Apoyo de Ejecucion Civil Municipal, al correo electronico:
memorialesj02ofejecmeali@cendoj.ramajudicial. gov.co, cuyo correo recibe los memoriales a este despacho.

Agradezco la atencion prestada

De: Patricia Loaiza <patri_loaiza@yahoo.com>

Enviado: martes, 16 de marzo de 2021 14:46

Para: Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j02ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fw: Rad. 030-2016-00440-00

----- Mensaje reenviado -----

De: Patricia Loaiza <patri_loaiza@yahoo.com>

Para: gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Civil
Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j02ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 16 de marzo de 2021 01:39:41 p. m. GMT-5

Asunto: Rad. 030-2016-00440-00

PROCESO EJECUTIVO MIXTO
DTE. FONDO DE EMPLEADOS LA 14-FONEM LA14
DDO. ALBERTO HIGUERA MENA

Adjunto memorial
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Respetuosamente,

Maria Patricia Loaiza Yepes
Abogada
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ABOGADA i
Sefior
JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL. MUNICIPAL DE CALI
E.S.D

REF. RAD. 030-2016-00440-00 PROCESO EJECUTIVO DEL FONDQO DE EMPLEADOS LA 14,
FONEM LA 14. CONTRA ALBERTO HIGUERA MENA

Me permito presentar liquidacion actualizada de la obligacién demandada asi:

-Total obligacién al 9 de febrero de 2017......cccveeevrececerae $46.170.804

+Intereses de mora al 2.49% anual desde el 10 de feb.17

Al 23 de jul.19 sobre un capital de $28.317.465.................. $20.448.041= $66.618.846

-Retiro de titulos jul.23.19 por .................515.406.239 = saldo....................546.170.804
+saldo intereses $5.041.802=551.212.606

+intereses de mora al 2.49% desde el 24 de jul.19 al 28 de

Jul.20... S S ....58.461.258=559.673.864
-Retiro titulos el 27 Jul 20 ......................... $9 939 452 = saldo ......................... $44.692.610
+intereses de mora al 2.49% desde el 29 de jul.20 al

14 de oct.20... St demmnadi ..52,115.315=546.807.925
~-Retiro de tltulos oct. 14 20 por $ ............ 52 507 810 = saldo ............................ $46.415.430
+intereses de mora al 2.49% desde el 15 de oct.20 al

15 de marzo 2021... ...53.525.524 = $49.940.954
-Retiro de titulos marzo 16/2021 .............. $6 289 706 saldo .................... vereenee$47.176.772

Mas las costas del proceso.

gsamente,

RIAPATRICIA OAIZA)YEPES

Carrera 5 Mo. 10-63 Edificic Colseguros Oficing 311 Cali - Tel: 315-55132851
patri_{oaiza@yahoo.com



