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9682-22052529
RADIC. 2019-632 AV VILLAS VS ANGELLY JOHANA DUARTE SOTO

Coordinadora Juridico Martha J Mejia A&A Ltda <juridicoS@marthajmejia.com>
Mié 25/05/2022 13:50

Para: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sefor

JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION

CALI - VALLE
Memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE : BANCO AV. VILLAS

DEMANDADO : ANGELLY JOHANA DUARTE SOTO
RADICACION :2019- 632

ASUNTO: REMISION LIQUIDACION (ES) DE CREDITO

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la Cedula de
Ciudadania No. 1.144.043.088 de Cali, Abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 342.847
expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de la parte
Demandante dentro del proceso de la referencia, con el presente escrito, me permito aportar lo
siguiente:

Cordialmente,

Libre de virus. www.avg.com
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ABOGADOS & ASOCIADOS

Ed. Residencias Aristi

Cra 9 No 9-49 PISG 11

PBX: 889-32-71

E-mail: juridicoS@marthajmejia.com
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Sefior

JUZGADOQ 01 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION
CALI - VALLE
Memorialesj01ofejecmceali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE : BANCO AV. VILLAS

DEMANDADO : ANGELLY JOHANA DUARTE SCTO
RADICACION 1 2012. 632

ASUNTO: REMISION LIQUIDACION (ES) DE CREDITO

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con
l2 Cedula de Ciudadania No. 1.144.043.088 de Cali, Abogada en ejercicio con Tarjeta
Profesional No. 342.847 expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura,
en mi calidad de apoderado de la parte Demandante dentro del proceso de la referencia,
con el presente escrito, me permito aportar lo siguiente:

PRIMERO: Liquidacién del crédito No. 2540502 por valor de CUARENTA Y OCHG
MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M.CTE
($ 487314.204.00)

Renuncio a término y ejecucion de auto de contenido favorable.

Del sefor Juez Atentamente,

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN
C.C. No. 1.144.043.088 De Cali.
T.P. No 342.847de!l C.S. dela J.
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AN F AL, 6F Banco AV Villas LIQUIDACION CREDITOS w
OBLIGACION 2540502 TITULAR ]
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uridic ath J M'ia A&A Ltda

De: Asleidy Guerrero Garcia <guerreroag@bancoavvillas.com.co>
Enviado el; martes, 24 de mayo de 2022 04:01 p.m.

Para: Juridico Martha J Mejia A&A Ltda

CcC: Jjuridico5@marthajmejia.com; gerencia@marthajmejia.com
Asunto: RE: LIQUIDACION

Datos adjunios: Liquidacion mes 2576023 Toro Florez Gloria Esperanza.pdf
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programas antivirus, por lo cual consideramos se encuentra libres de virus o cualquier anomalia que pueda
afectar a terceros, sin embargo, el destinataric debe verificar con sus propias protecciones que ellos no estan

afectados por virus u otros defectos, en cuyo caso, el remitente no asume responsabilidad alguna por el recibo,
transmisi(‘)n y SO de éste material_ e s 2fe ofe ok sfe Ak e ol o ok of ofe e ofe ok s sl ok ok ok ok o 2 sk ok ok ok o ok ok o sk e ok ook ok ke skok ok

Buen dia,

Adjunto liquidacion crédito 2576023 se elabora a partir de 19/12/2019 con el capital $15.163.034, con tasa pactada vs. méaxima legal
de acuerdo con el mandamiento de pago. Con respecto a la tc 2948 se encuentra con saldo cero, adjunto datos basicos como
soperte. Validar fa informacion y si se requiere realizar alguna modificacion por favor informar.

]

Cualquier informacion adicional, con gusto sera atendida.

Cordialmente,
Asleidy Guerrero Garcia | Gerencia Gestion y Normalizacion da Activos
Apoyo Judicial y Saneamiento ! Vicepresidencia Analitica y Riesgos Financieros
Centro de Costos 1308 Tel: (57 1) 2419600 Ext 48337

anco AV Villas

uerreroag@bancoavvillas.com.co l B
: Bogota, Colombia

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos
solo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste
y puede ser iilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenosio y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cuaiguier otro
tipo de dafo contenide en este correo electrénico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderén como personales v de ninguna
manera son avaladas por el Banco. Gracias.

De: luridico Martha J Mejia A&A Ltda <juridico@marthajmejia.com>
Enviado el: jueves, 19 de mayo de 2022 1:05 p. m.

Para: Asleidy Guerrero Garcia <guerreroag@bancoavwvillas.com.co>
CC: juridico5@marthajmejia.com; gerencia@marthajmejia.com
Asunto: LIQUIDACION

*#** CORREO EXTERNO:PRECAUCION AL ABRIR Y/O RESPONDER Si usted sospecha de la procedencia y/o contenido de este corTeo,
envielo ADJUNTC EN UN NUEVO CORREO al correo de ciberseguridad ***

De m anera atenta solicito su amable colaboracién en la elaboracion de fa liquidacion del PDF adjunto.

Mil gracias

Cordialmente,

Ampare Mejia Gomesz

Apmbar Juridico
uridicoftmarthamasiia. con

Martha J Mejin A%A Lida

Call Center 6024852318 — 6028895271
Santiage de Cali




