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---------- Forwarded message ---------

De: DIANA CORCHUELO <dianaecgl5@gmail.com>
Date: mié, 22 dic 2021 alas 14:29

Subject: Fwd: TOCANCIPA 15 DE DICIEMBRE 2021
To: <orcalp@hotmail.com>

—————————— Forwarded message ---------

De: DIANA CORCHUELO <dianaecgl5@gmail.com>
Date: mié., 15 de diciembre de 2021 1:14 p. m.
Subject: TOCANCIPA 15 DE DICIEMBRE 2021

To: <crisjair44@hotmail.com>

Cordial saludo Cristian,

Espero se encuentren muy bien, de manera atenta le informo que me encuentro al dia en el pago
de la cuota alimentaria, como bien usted sabe estas han sido consignadas en los depdsitos
judiciales del banco Agrario, por lo cual le solicito hacer lo pertinente para reclamarlos alli.

Le pido excusas si le ha causado inconvenientes la consignacion en los depdsitos judiciales, pero
realmente lo hice para evitar tener contratiempos, conforme al proceso de alimentos que usted
me notifico ante el juzgado Municipal de Tocancipa.

De igual forma le solicito dar cumplimiento a la clausula tercera del acta de conciliacion suscrita el
3 de febrero del afio 2021 en la que pactamos la regulacion de visitas a mis hijos, las cuales
realizariamos previo aviso a usted enmarcadas bajo el debido respeto y que desde febrero no se
han ejecutado al no ser posible comunicaciéon verbal o telefdnica, (por lo que me veo en la
necesidad de usar este medio), ni siquiera en algunas de las fechas especiales, asi como vienen las
de fin de afio (24 y 31 de diciembre)Por lo anterior le manifiesto que estoy dispuesta a que
lleguemos a un acuerdo los fines de semana a realizar estas visitas, de manera cordial le solicito
acordemos un horario exacto para poder ver a mis hijos para generar un lazo afectivo y dar
cumplimiento al acta que los dos firmamos. Quedo atenta a su respuesta.
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También le manifesto que cancelaré la suma de $1.285.295 que se adeuda en el colegio, por

concepto de las pensiones de nuestro hijo Juan Jose , para poder quedar a paz y salvo con la
institucion.

Le recuerdo que lo que mads deseo es el bienestar de mis hijos.
Agradezco su atencién

Diana Esperanza Corchuelo Gémez
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