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RE: actualización de la liquidación. RAD. 54 518 40 03 002 2019 00509 00

LAURA JULIETH TOBAR OTALORA <laura.tobar@unipamplona.edu.co>
Mié 25/08/2021 18:28

Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (485 KB)

actualizacion de liquidacion.pdf;

buenas tardes honorable juzgado, adjunto la actualización de la liquidación  del caso con
Referencia RAD. 54 518 40 03 002 2019 00509 00 en formato pdf atendiendo sus indicaciones.

feliz tarde.

De: Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 25 de agosto de 2021 8:41
Para: LAURA JULIETH TOBAR OTALORA <laura.tobar@unipamplona.edu.co>
Asunto: RE: actualización de la liquidación. RAD. 54 518 40 03 002 2019 00509 00

Por favor allegar archivo en formato PDF para anexar al expediente

De: LAURA JULIETH TOBAR OTALORA <laura.tobar@unipamplona.edu.co>
Enviado el: martes, 24 de agosto de 2021 9:02 p. m.
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: actualización de la liquidación. RAD. 54 518 40 03 002 2019 00509 00

buenos días honorable juzgado, mediante este correo me permito allegar la liquidación actualizada
en cuanto a los intereses que le debe la señora CRUZ YASMIN CARVAJAL MOGOLLÓN  a la
demandante VIRGELINA VILLAMIZAR LOPEZ, en lo que concierne a una letra de cambio como se establece en
el caso con radicado. 54 518 40 03 002 2019 00509 00 

de ante mano agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier información perƟnente en lo que
respecta del mismo.

Firefox https://outlook.office.com/mail/AAMkAGU2YzgxODJlLWExODAtND...

1 de 1 9/09/2021, 4:22 p. m.
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Actualización de liquidación de letra de cambio  

Referencia RAD. 54 518 40 03 002 2019 00509 00 

DEMANDANTE: VIRGELINA VILLAMIZAR LOPEZ 

DEMANDADO: CRUZ YASMIN CARVAJAL MOGOLLÓN  

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 

 

plazo (mes a mes) dias liquidados  tasa de interes corriente capital 
valor de 
interes  

1 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016 31 dias  1,83% 
 
$2,000,000  

                 
$37,820  

1 de enero de 2017 a 31 de enero de 2017 31dias 1,86% 
 
$2,000,000  $ 37,820 

1 febrero de 2017 a febrero 28 de 2017 28 dias  1,86% 
 
$2,000,000  $ 34,160 

  TOTAL     $ 109,800 

          

     

     

     

     

plazo (mes a mes) dias liquidados  
tasa de interes 
moratorio capital 

valor de 
interes  

1 de marzo de 2017 a 31 marzo de 2017 31 dias  1,86% X 1,5 = 2,79%      
 
$2,000,000  $ 57,660 

1 abril de 2017 a 30 de abril de 2017 30 dias 1,86% X 1,5 = 2,79%      
 
$2,000,000  $ 55,800 
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1mayo de 2017 a 31 mayo de 2017 31 dias 1,86% X 1,5 = 2,79%      
 
$2,000,000  $ 57,660 

1 junio de 2017 a 30 junio de 2017 30 dias 1,86% X 1,5 = 2,79%      
 
$2,000,000  $ 55,800 

1 julio de 2017 a 31 julio de 2017 31 dias 1,83% X 1,5 =2,74% 
 
$2,000,000  $ 56,630 

1 agsoto de 2017 a 31 agosto 2017 31 dias 1,79% X  1,5 = 2,68% 
 
$2,000,000  $ 55,386 

1 septiembre de 2017 a 30 septiembre 2017 30 dias 1,83% X 1,5 =2,74% 
 
$2,000,000  $ 54,780 

1 octubre 2017 a 31 de octubre de 2017 31 dias 1,74% x 1,5 = 2,61% 
 
$2,000,000  $ 53,940 

1 noviembre de 2017 a 30 noviembre de 2017  30 dias 1,74% x 1,5 = 2,61% 
 
$2,000,000  $ 52,200 

1 diciembre de 2017 a 31 diciembre de 2017 31 dias 1,74% x 1,5 = 2,61% 
 
$2,000,000  $ 52,200 

TOTAL       $ 552,056 

     

     

plazo (mes a mes) dias liquidados  
tasa de interes 
moratorio capital 

valor de 
interes  

1 enero de 2018 a 31 de enero de 2018 31 dias 1,75% x 1,5 = 2,62% 
 
$2,000,000  $ 54,146 

1 febrero de 2018 a 28 de  febrero de 2018 28 dias 1,75% x 1,5 = 2,62 % 
 
$2,000,000  $ 48,906 

1 de marzo de 2018 a 31 marzo de 2018 31 dias 1,72% x 1,5 = 2,58 % 
 
$2,000,000  $ 53,320 

1 abril de 2018 a 30 de abril de 2018 30 dias 2,37% x 1,5 = 3,55% 
 
$2,000,000  $ 71,000 

1mayo de 2018 a 31 mayo de 2018 31 dias 2,37% x 1,5 = 3,55% 
 
$2,000,000  $ 73,366 
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1 junio de 2018 a 30 junio de 2018 30 dias 2,37% x 1,5 = 3,55% 
 
$2,000,000  $ 71,000 

1 julio de 2018 a 31 julio de 2018 31 dias 1,66% x 1,5 = 2,49% 
 
$2,000,000  $ 51,460 

1 agsoto de 2018 a 31 agosto 2018 31 dias 1,66% x 1,5 = 2,49% 
 
$2,000,000  $ 51,460 

1 septiembre de 2018 a 30 septiembre 2018 30 dias 1,66% x 1,5 = 2,49% 
 
$2,000,000  $ 49,800 

1 octubre 2018 a 31 de octubre de 2018 31 dias 1,63% x 1,5 =2,44 % 
 
$2,000,000  $ 50,426 

1 noviembre de 2018 a 30 noviembre de 2018  30 dias 1,63% x 1,5 =2,44 % 
 
$2,000,000  $ 48,800 

1 diciembre de 2018 a 31 diciembre de 2018 31 dias 1,61% x1,5 = 2,41% $2,000,000 $ 49,806 

TOTAL       $ 673,490 

     

     

plazo (mes a mes) dias liquidados  
tasa de interes 
moratorio capital 

valor de 
interes  

1 enero de 2019 a 31 de enero de 2019 31 dias 1,59% x 1,5 = 2,38%  
 
$2,000,000  $ 49,186 

1 febrero de 2019 a 28 de  febrero de 2019 28 dias 1,59% x 1,5 = 2,38%  
 
$2,000,000  $ 44,426 

1 de marzo de 2019 a 31 marzo de 2019 31 dias 1,59% x 1,5= 2,38 %  
 
$2,000,000  $ 49,186 

1 abril de 2019 a 30 de abril de 2019 30 dias 1,61% x 1,5 = 2,41%  
 
$2,000,000  $ 48,800 

1mayo de 2019 a 31 mayo de 2019 31 dias 1,61% x 1,5 = 2,41%  
 
$2,000,000  $ 49,806 

1 junio de 2019 a 30 junio de 2019 30 dias 1,61% x 1,5 = 2,41%  
 
$2,000,000  $ 48,800 
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1 julio de 2019 a 31 julio de 2019 31 dias 1,60% x 1,5 = 2,40% 
 
$2,000,000  $ 49,600 

1 agsoto de 2019 a 31 agosto 2019 31 dias 1,60% x 1,5 = 2,40% 
 
$2,000,000  $ 49,600 

1 septiembre de 2019 a 30 septiembre 2019 30 dias 1,60% x 1,5 = 2,40% 
 
$2,000,000  $ 48,000 

1 octubre 2019 a 31 de octubre de 2019 31 dias 1,59% x 1,5 = 2,38%  
 
$2,000,000  $ 49,186 

TOTAL       $ 486,590 

prsentacion de la demanda  dias liquidados  
tasa de interes 
moratorio capital valor interes  

1 noviembre de 2019 a 30 noviembre de 2019  30 dias 1,59% x 1,5 = 2,38%  
 
$2,000,000  $ 47,599 

1 diciembre de 2019 a 31 diciembre de 2019 31 dias 1,59% x 1,5 = 2,38%  $2,000,000 $ 49,186 

TOTAL       $ 96,785 

     

     

plazo (mes a mes) dias liquidados  
tasa de interes 
moratorio capital 

valor de 
interes  

1 enero de 2020 a 31 de enero de 2020 31 dias 1,58% x 1,5 = 2,37% 
 
$2,000,000  $ 48,980 

1 febrero de 2020 a 29 de  febrero de 2020 28 dias 1,58% x 1,5 = 2,37% 
 
$2,000,000  $ 45,820 

1 de marzo de 2020 a 31 marzo de 2020 31 dias 1,57% x 1,5 = 2,35% 
 
$2,000,000  $ 48,500 

1 abril de 2020 a 30 de abril de 2020 30 dias 1,55% x 1,5 = 2,32%  
 
$2,000,000  $ 46,400 

1mayo de 2020 a 31 mayo de 2020 31 dias 1,55% x 1,5 = 2,32%  
 
$2,000,000  $ 47,946 

1 junio de 2020 a 30 junio de 2020 30 dias 1,55% x 1,5 = 2,32%  
 
$2,000,000  $ 46,400 
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1 julio de 2020 a 31 julio de 2020 31 dias 1,51% x 1,5 = 2,26% 
 
$2,000,000  $ 46,706 

1 agsoto de 2020 a 31 agosto 2020 31 dias 1,51% x 1,5 = 2,26% 
 
$2,000,000  $ 46,706 

1 septiembre de 2020 a 30 septiembre 2020 30 dias 1,51% x 1,5 = 2,26% 
 
$2,000,000  $ 45,200 

1 octubre 2020 a 31 de octubre de 2020 31 dias 1,50% x 1,5 = 2,25% 
 
$2,000,000  $ 46,500 

1 noviembre de 2020 a 30 noviembre de 2020 30 dias 1,50% x 1,5 = 2,25% 
 
$2,000,000  $ 45,000 

1 diciembre de 2020 a 31 diciembre de 2020 31 dias 1,50% x 1,5 = 2,25% $2,000,000 $ 46,500 

TOTAL       $ 560,658 

     

     

plazo (mes a mes) dias liquidados  
tasa de interes 
moratorio capital 

valor de 
interes  

1 enero de 2021 a 31 de enero de 2021 31 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 44,640 

1 febrero de 2021 a 28 de  febrero de 2021 28 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 40,320 

1 de marzo de 2021 a 31 marzo de 2021 31 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 44,640 

1 abril de 2021 a 30 de abril de 2021 30 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 43,200 

1mayo de 2021 a 31 mayo de 2021 31 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 44,640 

1 junio de 2021 a 30 junio de 2021 30 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 43,200 

1 julio de 2021 a 31 julio de 2021 31 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 44,640 
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1 agsoto de 2021 a 25 agosto 2021 25 dias 1,44% x 1,5 = 2,16% 
 
$2,000,000  $ 36,000 

TOTAL       $ 341,280 

total adeudado luego de interpuesta la demanda 

$ 998,720 

 

    



Fwd: LIQUIDACION DEL CREDITO, R: 2020-00033,DT: GLORIA INES DUARTE DE
ACEVEDO - DO: GISEL YORLEY MENESES.

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES <diegojosebernal16@gmail.com>
Vie 13/08/2021 16:07

Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (295 KB)

2020-00033.pdf;

Cordial saludo,

Hace caso omiso al correo anterior,  tenga en cuenta este.

Muchas gracias.

Atentamente,

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES
Abogado

 FAVOR ACUSAR RECIBIDO

---------- Forwarded message ---------
De: DIEGO JOSE BERNAL JAIMES <diegojosebernal16@gmail.com>
Date: vie, 13 ago 2021 a las 15:58
Subject: LIQUIDACION DEL CREDITO, R: 2020-00033,DT: GLORIA INES DUARTE DE ACEVEDO - DO:
GISEL YORLEY MENESES.
To: Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona
<j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Atentamente,

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES
Abogado

 FAVOR ACUSAR RECIBIDO

Firefox https://outlook.office.com/mail/AAMkAGU2YzgxODJlLWExODAtND...

1 de 1 9/09/2021, 4:36 p. m.
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LIQUIDACION DEL CREDITO, R: 2020-00225, DT: FINANCIERA COMULTRASAN - DO:
CARLOS ALBERTO VILLAMIZAR ISIDRO

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES <diegojosebernal16@gmail.com>
Mar 24/08/2021 9:45

Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (291 KB)

2020-00225.pdf;

Atentamente,

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES
Abogado

 FAVOR ACUSAR RECIBIDO

Firefox https://outlook.office.com/mail/AAMkAGU2YzgxODJlLWExODAtND...

1 de 1 9/09/2021, 4:47 p. m.
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EJECUTIVO BANCO AGRARIO CONTRA PEDRO ANTONIO FLOREZ CARRERO EXP
2020-00237-00

Gabriel Camacho Serrano <gabricase.9@hotmail.com>
Lun 23/08/2021 9:55

Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (384 KB)

PEDRO ANTONIO FLOREZ CARRERO .pdf;

Buenos días,  en archivo adjunto me permito remiƟr para los fines perƟnentes, la liquidación del crédito del
proceso e la referencia.

Cordialmente

GABRIEL CAMACHO SERRANO

Firefox https://outlook.office.com/mail/AAMkAGU2YzgxODJlLWExODAtND...

1 de 1 9/09/2021, 4:58 p. m.
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LIQUIDACION DEL CREDITO,R:2020- 00268,DT:ARRENDAMIENTOS VANEGAS S.A.S.
-DO: LAUREN CAROLINA JARAMILLO MEZA Y OTROS.

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES <diegojosebernal16@gmail.com>
Mar 24/08/2021 14:51

Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (330 KB)

2020-00268.pdf;

Atentamente,

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES
Abogado

 FAVOR ACUSAR RECIBIDO

Firefox https://outlook.office.com/mail/AAMkAGU2YzgxODJlLWExODAtND...

1 de 1 9/09/2021, 5:12 p. m.
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RADICADO 2021-00017-00 DTE BANCOLOMBIA S.A. DDO NORBEY GREGORIO
GELVEZ MARTINEZ

gerencia@irmsas.com <gerencia@irmsas.com>
Mar 24/08/2021 10:40

Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  norbeygelvez@gmail.com <norbeygelvez@gmail.com>

1 archivos adjuntos (275 KB)

MEMORIA ALLEGANDO LIQUIDACION NORBEY GREGORIO GELVEZ MARTINEZ.pdf;

Buen día,

Me permito allegar memorial al proceso referencia.

Igualmente, me permito copiar el presente correo a la parte demandada, lo anterior con el fin de dar
cumplimiento a lo ordenado en el numeral 14 del Art. 78 del C.G.P.

Mil gracias.

Cs,

IR&M-ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.

Calle 7A # 11E -07 Of 304 Centro Empresarial
Cúcuta – Norte De Santander

Cra. 27 No. 36-14 – Of 208 Centro Empresarial Suramericana
Bucaramanga – Santander

Teléfonos: (7)5683368 –3182617528 - 3143600209 

Firefox https://outlook.office.com/mail/AAMkAGU2YzgxODJlLWExODAtND...

1 de 1 9/09/2021, 5:22 p. m.

168



 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Señor  

JUEZ 2 CIVIL MUNICIPAL DE PAMPLONA 

Norte de Santander. 

__________________________________________ 
 
REF: EJECUTIVA SINGULAR 
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A. 
DEMANDADA: NORBEY GREGORIO GELVEZ MARTINEZ 
RADICADO: 2021-00017-00 
 
SANDRA MILENA ROZO HERNANDEZ, mujer, mayor de edad, domiciliada en Pamplona, 
identificada con cédula de ciudadanía número 60.264.077 de Pamplona, abogada en ejercicio, 
con Tarjeta Profesional número 121.291 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de 
apoderada especial de la parte demandante, por medio del presente escrito me permito 
adjuntar la liquidación del crédito (con fecha de corte 24 de agosto de 2021) respecto de la 
obligación relacionada a continuación: 
 

• Obligación contenida en el pagare No. 4760084287, liquidada con fecha de corte 24 de 
agosto de 2021 por un valor total de....................................................................... $ 9.729.429.33 
 

• La anterior liquidación de crédito arrojan un valor total de…………….…. $9.729.429.33 
 

Igualmente, es importante manifestar al Despacho, que en la liquidación adjunta se 
evidencia y por lo tanto, se encuentra debitado el pago efectuado por parte del FAG el 
pasado 21 de abril de 2021, por lo tanto, anexo copia del estado de cuenta y una vez se 
subrogue dicha entidad, se presentará la liquidación del crédito correspondiente a la 
porción pagada.  
 
Por lo anterior, anexo tres (03) folios que contiene la liquidación pormenorizada del crédito 
base de ejecución. 
 

Del Señor Juez, 

  
  

 
SANDRA MILENA ROZO HERNANDEZ 
C.C. No. 60.264.077 de Pamplona  

T.P. No.  121.291 del C.S. de la J.   
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Medellin, agosto 24 de 2021

Producto Consumo

Pagaré 4.760.084.287

Ciudad

Titular NORBEY GREGORIO GELVEZ MARTINEZ

Cédula o Nit. 88.306.756

Obligación Nro. 4760084287

Mora desde

Tasa máxima Actual 22,99%

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda

Intereses por Mora

Seguros
Total demanda

#N/D

#N/D

Capital

Interes Corriente 

Intereses por Mora

Seguros en Demanda

Total Demanda

Capital

Interes Corriente 

ANA MARIA VALENCIA GOMEZ

Preparación de Demandas

Intereses de mora condonados 0,00

#N/D Cuotas en mora a Dic. 31 de 1999 : 5

#N/D #N/D

#N/D

#N/D

Valor en pesos Valor en UVR

#N/D #N/D

0,00

2.310.589,33

0,00

9.729.429,33

Valor en pesos

7.418.840,00

#¡VALOR!

Saldo de la obligación a  ago 24 de 2021

0,00

0,00
12.791.103,00

12.791.103,00

0,00

agosto 24 de 2020

Liquidación de la Obligación a   ago 24 de 2020

Valor en pesos
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Concepto

Fecha de 

pago o 

proyección

T. Int. 

Remuneratorio 

y/o T. Int. Mora

Días 

Liq.
Capital Pesos

Interés 

remuneratorio 

Pesos

Interés de mora 

Pesos

Valor abono a 

capital pesos

Valor abono a 

interés 

remuneratorio 

pesos

Valor abono a 

interés de 

mora pesos

Valor abono a 

seguro pesos

Total abonado 

pesos

Saldo capital 

pesos después 

del pago

Saldo interés 

remuneratorio 

en pesos 

después del 

pago

Saldo interés de 

mora en pesos 

después del 

pago

Saldo total en 

pesos después 

del pago

Saldo Inicial ago/24/2020 12.791.103,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 0,00 12.791.103,00

Saldos para Demanda ago-24-2020 0,00% 0 12.791.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 0,00 12.791.103,00

Cierre de Mes ago-31-2020 24,24% 7 12.791.103,00 0,00 53.353,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 53.353,82 12.844.456,82

Cierre de Mes sep-30-2020 24,31% 30 12.791.103,00 0,00 284.193,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 284.193,42 13.075.296,42

Cierre de Mes oct-31-2020 24,04% 31 12.791.103,00 0,00 520.348,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 520.348,01 13.311.451,01

Cierre de Mes nov-30-2020 23,70% 30 12.791.103,00 0,00 745.957,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 745.957,43 13.537.060,43

Cierre de Mes dic-31-2020 23,25% 31 12.791.103,00 0,00 975.115,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 975.115,31 13.766.218,31

Cierre de Mes ene-31-2021 23,09% 31 12.791.103,00 0,00 1.202.776,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 1.202.776,75 13.993.879,75

Cierre de Mes feb-28-2021 23,35% 28 12.791.103,00 0,00 1.410.349,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 1.410.349,07 14.201.452,07

Cierre de Mes mar-31-2021 23,20% 31 12.791.103,00 0,00 1.639.008,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.791.103,00 0,00 1.639.008,61 14.430.111,61

Abono abr-21-2021 21,48% 21 12.791.103,00 0,00 1.782.991,70 5.372.263,00 0,00 0,00 0,00 5.372.263,00 7.418.840,00 0,00 1.782.991,70 9.201.831,70

Cierre de Mes abr-30-2021 21,48% 9 7.418.840,00 0,00 1.818.667,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418.840,00 0,00 1.818.667,35 9.237.507,35

Cierre de Mes may-31-2021 23,08% 31 7.418.840,00 0,00 1.950.669,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418.840,00 0,00 1.950.669,60 9.369.509,60

Cierre de Mes jun-30-2021 22,96% 30 7.418.840,00 0,00 2.077.776,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418.840,00 0,00 2.077.776,08 9.496.616,08

Cierre de Mes jul-31-2021 22,92% 31 7.418.840,00 0,00 2.208.949,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418.840,00 0,00 2.208.949,26 9.627.789,26

Saldos para Demanda ago-24-2021 22,99% 24 7.418.840,00 0,00 2.310.589,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418.840,00 0,00 2.310.589,33 9.729.429,33

NORBEY GREGORIO GELVEZ MARTINEZ
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LIQUIDACION DEL CREDITO, R:2021-00149,DT: FINANCIERA COMULTRASAN -
DO:BRIYIT LILIBETH GUTIERREZ JIMENEZ

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES <diegojosebernal16@gmail.com>
Mar 24/08/2021 16:13

Para:  Juzgado 02 Civil Municipal - N. De Santander - Pamplona <j02cmpalpam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (287 KB)

2021-00149.pdf;

Atentamente,

DIEGO JOSE BERNAL JAIMES
Abogado

 FAVOR ACUSAR RECIBIDO

Firefox https://outlook.office.com/mail/AAMkAGU2YzgxODJlLWExODAtND...

1 de 1 9/09/2021, 5:34 p. m.
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