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Cordial saludo, 
 
De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial
para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXl
podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo. 

Atentamente, 
 

Grupo de Correspondencia 
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos 

Sede Judicial  CAN
GPT

De: ricardo fonseca castillo <ricardofonseca7513@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 21 de julio de 2021 4:59 p. m.

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
jrozoa@acueducto.com.co <jrozoa@acueducto.com.co>; Juzgado 33 Administrativo Seccion Tercera - Bogotá -
Bogotá D.C. <jadmin33bta@notificacionesrj.gov.co>

Asunto: RV: Incidente de Honorarios
 

De: Juzgado 33 Administrativo Seccion Tercera - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin33bta@notificacionesrj.gov.co>

Enviado: viernes, 16 de julio de 2021 10:31 p. m.

Para: ricardofonseca7513@hotmail.com <ricardofonseca7513@hotmail.com>

Asunto: RV: Incidente de Honorarios
 

Los memoriales que las partes destinen a este trámite procesal deben observar el conducto de envío de
correspondencia establecido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Bogotá,
luego su remisión deberá realizarse al buzón electrónico correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
simultáneamente a los correos electrónicos establecidos por las demás partes, de lo cual debe
adjuntarse la respectiva constancia. De igual forma se advierte que todos los memoriales deben
venir en FORMATO PDF  so pena de tener por no presentado el memorial.


De: ricardo fonseca castillo <ricardofonseca7513@hotmail.com>

Enviado: viernes, 16 de julio de 2021 4:35 p. m.

Para: Juzgado 33 Administrativo Seccion Tercera - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin33bta@notificacionesrj.gov.co>

Asunto: Incidente de Honorarios
 
Señor 
JUEZ TREINTA Y TRES (33) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA.   
E.                S.                D. 
jadmin33bta@notificacionesrj.gov.co 
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Referencia: 11001333603320130008300  
DEMANDANTE: ANGEL JIMENEZ ORTEGON y OTRO.  
DEMANDADO: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA.



Señor 

JUEZ TREINTA Y TRES (33) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA.   

E.  S.  D. 

jadmin33bta@notificacionesrj.gov.co 

 

  

Referencia: 11001333603320130008300  

DEMANDANTE: ANGEL JIMENEZ ORTEGON y OTRO.  

DEMANDADO: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTA – E.A.A.B y OTROS 

 

 

RICARDO FONSECA CASTILLO, identificado con cedula de ciudadanía 

No. 79´687.237 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 

No.115.832 del C.S. de la J, de conformidad al Decreto 806 de 2020 

que regula la justicia digital y ante el reciente fallecimiento por covid19 

del señor ANGEL JIMENEZ ORTEGON; por medio de incidente me 

permito solicitar el pago de honorarios a que tengo derecho por la 

labor realizada dentro del proceso en referencia, teniendo en cuenta 

los siguientes: 

 

HECHOS. 

 

PRIMERO: El señor ANGEL JIMENEZ ORTEGON y su hija JERALDINE 

JIMÉNEZ NARANJO me otorgan poder para iniciar y llevar hasta su fin, 

cobro Ejecutivo de la Sentencia de Reparación Directa del proceso 

No. 11001333603320130008300 en contra la Empresa de ACUEDUCTO y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTA – E.A.A.B (adjunto poder). 

SEGUNDO:  Se efectuó reclamación directamente con la entidad 

Empresa de ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – E.A.A.B el 

a los correos electrónicos de los abogados reconocidos por la entidad 

luis.ernesto.cortes@hotmail.com y jrozoa@acueducto.com.co. 

TERCERO: Con mis poderdantes se firmó contrato de servicios 

profesionales, en el cual se pactaron como honorarios el 35% de todo 

lo que resulte a favor del demandante ANGEL JIMENEZ ORTEGON tanto 

en perjuicios materiales y los perjuicios morales y perjuicios materiales 

y los perjuicios morales que resultaren a favor de su hija JERALDINE 

JIMÉNEZ NARANJO de los cuales serán cancelados de forma 

inmediata una la sentencia quede ejecutoriada.  

Cito textualmente parágrafo del literal tercero del contrato de 

prestación de servicios. “los contratantes además AUTORIZAN que el 

porcentaje del 35% de los honorarios profesionales pactados sobre la 

totalidad de los perjuicios materiales y perjuicios morales señalados en 

la sentencia, así como de la totalidad de las costas procesales 

liquidadas por la secretaria, dicho pago se efectué por cuenta de la 

Empresa de ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – E.A.A.B a 

la cuenta personal de ahorros de profesional que se anexo a la 

reclamación con la entidad”. (anexo contrato).   
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CUARTO: Mi trabajo, cuidado y vigilancia del proceso, ha sido siempre 

atento y eficaz, al punto de lograr el pago de la sentencia con la 

simple reclamación efectuada a la Empresa de ACUEDUCTO y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTA – E.A.A.B de forma directa y donde se 

comprometieron al pago de $152.499.947, cosa sobre la cual Don 

ANGEL JIMENEZ ORTEGON estuvo de acuerdo antes de fallecer  

QUINTO: Ante el in suceso de la muerte de ANGEL JIMENEZ ORTEGON 

la entidad ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, decidió a 

última hora efectuar el pago de la sentencia mediante un depósito 

judicial, pues contaba con previo acuerdo en que sería a las cuentas 

de ahorros que se aportadas, pero ahora dejan esta situación al 

criterio del Juzgado para que autorice el pago de mis honorarios.  

PRUEBAS. 

 

Solicito se decreten y tengan como tales las siguientes: 

 

1) Contrato profesional suscrito con el señor ANGEL JIMENEZ ORTEGON 

y JERALDINE JIMÉNEZ NARANJO. 

2) El poder debidamente conferido para actuar a sus nombres.  

 

DERECHO. 

 

Fundo esta solicitud en los siguientes artículos 37 y 38 del C. P. del T.; 69, 

135 a 137 del C. de P C.; aplicables al presente caso por mandato del 

artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. 

 

COMPETENCIA. 

 

Es usted competente por conocer del proceso principal que ha dado 

origen al presente incidente. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

Debe dirigirse por el trámite incidental 

 

SOLICITUD ESPECIAL. 

Teniendo en cuenta que la señorita JERALDINE JIMÉNEZ NARANJO está 

reconocida en este proceso, es mayor de edad y es la única hija del 

señor ANGEL JIMENEZ ORTEGON, está legitimada para efectuar el 

cobro que en derecho corresponde a su padre. Por ello solicito que 

una vez se fraccione el depósito judicial en el pago de honorarios, 

también se le autorice a ella para el cobro del derecho reconocido a 

ella y a su padre.  

Se advierte que una vez la familia me aporte el registro de defunción 

se allegara a esta petición.  

 



NOTIFICACIONES. 

 

Ricardo Fonseca castillo, en la calle 18 No. 6-47 oficina 304. Teléfono 

3204489610, correo electrónico ricardofonseca7513@hotmail.com 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

RICARDO FONSECA CASTILLO. 

C.C 79´687.237 de Bogotá. 

T.P 115.832 del C.S de la J 
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