
William Ballén Núñez 

Abogado 
Pensiones, Derecho Administrativo y Laboral 

 

 

Cra 16 N° 76 – 55 Of.  504, Bogotá D. C. 

Tel.: 6101055 – Cel. 3102674143 

wbn_abogado@hotmail.com 

 

 
Señores  
JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. 
Sección segunda 
Despacho 
 
 
Medio control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
Expediente:  11001 33 35 027 2019 00131 00  
Demandante: GLORIA INES JIMENEZ DIAZ  
Demandado: LA NACION - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO – REGIONAL BOGOTÁ. 

 
Asunto:   Información pago Sanción por Mora.  
    
El suscrito, WILLIAM BALLÉN NÚÑEZ, mayor de edad, identificado con C.C. N° 
19.268.631 de Bogotá, abogado en ejercicio portador de la T. P. No. 57832 
expedida por el C. S. de la J., en mi calidad de apoderado judicial de la parte 
actora dentro del proceso citado en la referencia, comedidamente me permito 
informar al despacho que las partes llegaron a un acuerdo mediante el contrato de 
transacción CTJ00154-FID de diciembre de 2020 con el objeto del reconocimiento 
y pago de la SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO TARDIO DE LAS CESANTÍAS 
solicitadas por la demandante y que dio origen a este proceso, asimismo, el dinero 
fue puesto a disposición a partir del 29 de diciembre de 2020 en el banco BBVA de 
la calle 43 y cobrado por la docente GLORIA INES JIMENEZ DIAZ. 
 
Se anexa en 9 folios el documento en mención.  
 
Recibo comunicaciones en la  carrera 16 No 76 – 55  Oficina 504 de Bogotá,  
Teléfono 6101055, correo electrónico: wbn_abogado@hotmail.com.  
 
Cordialmente,  

 
WILLIAM BALLÉN NÚÑEZ 
C. C. N° 19.268.631 de Bogotá 
T. P. N° 57832  del C. S. de la  J. 
YBFB 

 
 



















RE: CONTRATOS PAGO 26 DICIEMBRE - WILLIAM BALLEN NUÑEZ

William Ballén Nuñez <wbn_abogado@hotmail.com>
Mié 23/12/2020 9:37 AM

Para:  Ana Maria Guzman Hernandez <aguzmanh@mineducacion.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

CTO Transacción Gloria Jimenez.pdf;

Buenos días,

De conformidad con el documento recibido ayer, anexamos el contrato de transacción firmado y autenticado en notaría. Gracias por la atención.

Cordialmente

WILLIAM BALLÉN NÚÑEZ
Cra 16 No. 76 - 55 Oficina 504

Tel. 6 101055 

Cel. 3102674143

wbn_abogado@hotmail.com

De: Ana Maria Guzman Hernandez <aguzmanh@mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 22 de diciembre de 2020 6:59 p. m.

Para: William Ballén Nuñez <wbn_abogado@hotmail.com>

Cc: ASSISTENCE LEGAL SOLUTIONS <ASSISTENCELEGALSOLUTIONS@mineducacion.gov.co>; Laura Azuero Brinez <lazuero@mineducacion.gov.co>

Asunto: RE: CONTRATOS PAGO 26 DICIEMBRE - WILLIAM BALLEN NUÑEZ
 
Cordial saludo.
 
Respetado doctor (a), adjunto remitimos el contrato de transacción sobre los procesos judiciales activos para su correspondiente firma y autenticación.
 
Solicitamos su colaboración remitiendo a través de correo electrónico el contrato de transacción debidamente escaneado al correo  aguzmanh@mineducacion.gov.co, con asunto:
CONTRATOS PAGOS 26 DE DICIEMBRE,
por tardar a las 10:00 a.m. del 23 de diciembre de 2020.
 
Agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Ana María Guzmán
Oficina Asesora Jurídica
aguzmanh@mineducacion.gov.co
(57-1) 2222800 Ext. 1209
Calle 43 No. 57 – 14, Centro Administrativo Nacional – CAN
www.mineducacion.gov.co

De: William Ballén Nuñez <wbn_abogado@hotmail.com>

Enviado: lunes, 21 de diciembre de 2020 8:51

Para: Ana Maria Guzman Hernandez <aguzmanh@mineducacion.gov.co>

Asunto: RE: CONTRATOS PAGO 26 DICIEMBRE - WILLIAM BALLEN NUÑEZ
 
Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado. 

 
Buenos días,

Por medio de este mensaje confirmo que se APRUEBA el valor propuesto para la transacción de la docente GLORIA  INÉS JIMÉNEZ DÍAZ.

Cordialmente

WILLIAM BALLÉN NÚÑEZ
Cra 16 No. 76 - 55 Oficina 504

Tel. 6 101055 

Cel. 3102674143

wbn_abogado@hotmail.com

De: Ana Maria Guzman Hernandez <aguzmanh@mineducacion.gov.co>

Enviado: viernes, 18 de diciembre de 2020 6:39 p. m.

Para: William Ballén Nuñez <wbn_abogado@hotmail.com>

Cc: ASSISTENCE LEGAL SOLUTIONS <ASSISTENCELEGALSOLUTIONS@mineducacion.gov.co>; Laura Azuero Brinez <lazuero@mineducacion.gov.co>

Asunto: CONTRATOS PAGO 26 DICIEMBRE - WILLIAM BALLEN NUÑEZ
 
Cordial saludo.  
  
Respetado doctor, remito la siguiente relación de procesos judiciales con el fin de verificar si la representación judicial se encuentra a cargo del doctor(a) WILLIAM BALLEN NUÑEZ

  
Por otra part, los procesos que se encuentran relacionados con apoderados diferentes a los abogados que firmaran los contratos se solicita los poderes correspondientes. 
  
Frente a la liquidación elaborada por la Fiduprevisora, en la columna VALOR A TRANSAR solicitamos respetuosamente establecer su aprobación para proceder con la proyección del contrato de transacción.  
  
Agradezco su colaboración y pronta respuesta pues la información debe ser confirmada a más tardar el día lunes 21 diciembre dado que el pago está programado para el 26 de diciembre 2020. 
  
Nota: Por favor contestar sobre este mismo correo con el asunto “CONTRATOS PAGO 26 DICIEMBRE” 

RADICADO TD_DOCENTE DOCUMENTO_DOCENTE NOMBRE_DOCENTE APELLIDO_DOCENTE NOMBRE_ENTE NUMERO_RESOLUCION FECHA_RESOLUCION VALOR
MORA REC VALOR_A_CONCILIAR

11001333502720190013100 CC 41797133 GLORIA INES JIMENEZ DIAZ BOGOTA D.C. 9864 22/12/2017  $               
2.549.348,90  $      2.294.414,01

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si
usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma
inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias. 


CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If
you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the
sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.
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