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RE: LIQUIDACION DE CREDITO. RAD: 20001311000220210030100. EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar
<csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 15/07/2022 14:25
Para:

Juzgado 02 Familia - Cesar - Valledupar <j02fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día…. Su solicitud fue registrada en el Sistema Siglo XXI, y será enviada al despacho citado…..E.Castro 

Centro de Servicios Judiciales Juzgados Civiles y Familia de Valledupar
Carrera 14 Calle 14  Piso 6 Oficina 601 Palacio de Justicia
Teléfono: 57 - 5800688 |  Mail: csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juzgado 02 Familia - Cesar - Valledupar <j02fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 14:11

Para: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar <csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO. RAD: 20001311000220210030100. EJECUTIVO DE ALIMENTOS
 
Remito para su registro


JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR
Calle 14 Carrera 14 Piso 6 Palacio de Justicia
j02fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co


De: andreina cotes <andreinac2504@hotmail.com>

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 13:45

Para: Juzgado 02 Familia - Cesar - Valledupar <j02fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO. RAD: 20001311000220210030100. EJECUTIVO DE ALIMENTOS
 
Cordial saludo.
Señores:
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR
E.S.M

ANDREINA COTES GONZALEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, me permito presentar la presente
liquidación de crédito(documento adjunto folio 3)  para su conocimiento y fines pertinentes .

Atentamente,

Andreina cotes
c.c 1.065.654.671
t.p: 285609 del CSJ 
andreinac2504@hotmail.com 
teléfono: 3136179640.

mailto:repcsercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co


Andreina Cotes Gonzalez 
Abogada-Universidad Popular del Cesar 

T.P. N° 285609  del C.S.J 

 

EMAIL: andreinac2504@hotmail.com 

CEL: 313 617 9640 

Señores: 
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR 
E.S.M 
 
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTO 
RADICADO: 20001311000220210030100 
DEMANDANTE: ANDREA YULIETH LONDOÑO CUELLO 
DEMANDADO: BRAYAN GARCIA LOPEZ 
 
 
ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO. 
 
 
ANDREINA COTES GONZALEZ, mayor de edad,  identificada como aparece al pie 
de mi correspondiente firma, obrando como apoderada especial de la señora 
ANDREA YULIETH LONDOLO CUELLO  mayor de edad, vecina de esta ciudad   
identificada con la cedula de ciudadanía número y1.003.383.736 expedida en 
Valledupar quien actúa como madre y representante legal de su hija menor MIA 
VICTORIA GARCIA LONDOÑO ; mediante el presente escrito, de la manera 
respetuosa, me permito presentar la presente liquidación de crédito para que se 
decrete la medida cautelar  la continuación se presenta a fin de dar continuidad y 
termino al proceso de la referencia en pro de los derechos e intereses de la menor 
como sujeto de especial protección constitucional. 
 
Para tal efecto, me permito presentar a usted la siguiente liquidación de crédito 
que comprende, no solo las cuotas alimentarias adeudadas desde el inicio de la 
obligación a partir del título que presta merito ejecutivo (acta de conciliación) sino 
las que se siguen causando hasta la actualidad, comprendidas desde el mes de 
febrero del año 2021 hasta el mes de junio de 2022, adeudando un total de $ 
5.972.240 
 

LIQUIDACION CUOTA ALIMENTICIA 

CUOTA PACTADA  $                400.000  

FECHA INICIAL FEBRERO DE 2021 

 

FECHA VALOR CUOTA ABONOS SALDO 

FEBRERO DE 2021  $                400.000      

MARZO DE 2021  $                400.000   $            400.000    

ABRIL DE 2021  $                400.000      

MAYO DE 2021  $                400.000      

JUNIO DE 2021  $                800.000   $            350.000    

JULIO DE 2021  $                400.000   $         1.500.000    

AGOSTO DE 2021  $                400.000      

SEPTIEMBRE DE 2021  $                400.000      

OCTUBRE DE 2021  $                400.000   $            500.000    

NOVIEMBRE DE 20221  $                400.000      

DICIEMBRE DE 2021  $                800.000      

TOTAL PROYECTADO  $             5.200.000   $         2.750.000   $   2.450.000  
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Andreina Cotes Gonzalez 
Abogada-Universidad Popular del Cesar 

T.P. N° 285609  del C.S.J 

 

EMAIL: andreinac2504@hotmail.com 

CEL: 313 617 9640 

 
 

REAJUSTE SMLV AÑO 2022= 10,07%   

     

 ENERO DE 2022                     440.280      

 FEBRERO DE 2022                     440.280      

 MARZO DE 2022                     440.280      

 ABRIL DE 2022                     440.280      

 MAYO DE 2022                     440.280      

 JUNIO DE 2022                     440.280      

 JULIO DE 2022                     880.560      

 TOTAL PROYECTADO                 3.522.240  0 
      
3.522.240  

         

 TOTAL                 8.722.240    
      
5.972.240  

 
 
Para la presente liquidación, se tomó como base el valor de 400.000 como 
cuota alimentaria para la vigencia 2021, incluyendo las primas de junio y 
diciembre por valor de 400.000 pesos hasta la fecha de hoy, con el reajuste 
para la vigencia de 2022, descontando los abonos realizados por el 
demandado hasta la vigencia 2021, puesto que para el presente año no ha 
realizado ninguno. 
 
Así las cosas, con el fin de garantizar el pago de la obligación, solicito Señora Jueza, 
decretar la práctica de la medida cautelar que solicito en cuaderno aparte y que 
anexo a este escrito. 
 
 
 
Atentamente, 
 
  
ANDREINA COTES GONZALEZ 
C.C. 1.065.654.671 de Valledupar. 
T.P. No. 285609 del C.S.  de la J. 
e-mail:  andreinac2504@hotmail.com  
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Andreina Cotes Gonzalez 
Abogada-Universidad Popular del Cesar 

T.P. N° 285609  del C.S.J 

 

EMAIL: andreinac2504@hotmail.com 

CEL: 313 617 9640 

 

Señores: 
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR 
E.S.M 
 
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTO 
RADICADO: 20001311000220210030100 
DEMANDANTE: ANDREA YULIETH LONDOÑO CUELLO 
DEMANDADO: BRAYAN GARCIA LOPEZ 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE CREDITO Y PRACTICA DE MEDIDA CAUTELAR PREVIA. 
 

 
ANDREINA COTES GONZALEZ, mayor de edad, identificada como aparece al pie 
de mi correspondiente firma, obrando como apoderada especial de la señora 
ANDREA YULIETH LONDOLO CUELLO mayor de edad, vecina de esta ciudad   
identificada con la cedula de ciudadanía número y1.003.383.736 expedida en 
Valledupar quien actúa como madre y representante legal de su hija menor MIA 
VICTORIA GARCIA LONDOÑO; respetuosamente acudo a su despacho para 
solicitarle, se practique la siguientes 
 

MEDIDA CAUTELAR 
 

- Embargo y retención de todos los conceptos que constituyan SALARIO, 
PRESTACIONES SOCIALES y/o COMPENSACIÓN, DEVENGADOS o por 
DEVENGAR, hasta un monto equivalente al (50%) CINCUENTA POR 
CIENTO, que reciba el señor BRAYAN GARCIA LOPEZ, identificado con 
cédula No. 1.065.822.225, como agente de la Institución POLICIA 
NACIONAL, -METROPOLITANA DE BUCARAMANGA MEBUC- ubicada en 
la Cl. 41 # 11-44, Bucaramanga, Santander, teléfono: 6076333444. 

 
Para ello, solicito se oficie al pagador para que se sirva proceder a retener los 
conceptos salariales en la proporción solicitada, y consignar la suma retenida en la 
cuenta del Despacho del Banco Agrario que le sea asignada a mi poderdante o 
en la cuenta de ahorros Bancolombia Numero 6567967601. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el demandado se encuentra vinculado a la POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA, en la ciudad de Bucaramanga Santander en calidad de agente 
activo, grado patrullero con asignación salarial de 1.835.072, según la tabla de asignación 
salarial de la policía nacional para la vigencia 2022. 

 
 
ANEXO: 
1.Carta de la POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA MEBUC, que prueba la 
vinculación laboral del señor demandado BRAYAN GARCIA LOPEZ. 
2.Tabla de asignación salarial del personal de la policía Nacional vigencia 2022. 

 
 
Atentamente, 
 
ANDREINA COTES GONZALEZ 
C.C. 1.065.654.671 de Valledupar. 
T.P. No. 285609 del C.S.  de la J. 
e-mail:  andreinac2504@hotmail.com  
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CORDIAL SALUDO. 
  
Correo No. 00854/ MEBUC GUTAH 

  
En atención al documento anexo, enviado a esta dependencia Policial 
para conocimiento, de manera atenta me permito informarle que la 
Policía Metropolitana de Bucaramanga, estará a disposición de las 
directrices a seguir por parte del JUEZ DE FAMILIA (REPARTO) DE 
VALLEDUPAR, ya que el demandado BRAYAN GARCIA 
LOPEZ, labora en nuestra metropolitana, por tal motivo le informo que 
para temas de notificaciones o citación podrá contar con nuestros 
correos mebuc.gutahcit@policia.gov.co y mebuc.gutah@policia.gov.co 

  
Quedamos atentos a cualquier requerimiento o solicitud. 
  
Atentamente 

  

 
 

Mensaje Importante 

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso 
exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber 
recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su 
eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta 
comunicación está estrictamente prohibido. 

 

 
 

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga 

presente no hacer click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos personales como contraseña, número de 

cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y 

bancaria. 

--Se requiere difusión a la comunidad policial 

 

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara 

como documento prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999). 
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