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COLPATRIA S.A., Contra: MANUEL JOSE PANTOJA ROBLES, Rad:
50001400301020230007900

notificaciones <notificaciones@consorciobm.com>
Jue 14/03/2024 11:13

Para:Juzgado 10 Civil Municipal - Meta - Villavicencio <j10cmpalvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:uridica' <juridica@consorciobm.com>;'DRA LILIANA' <subgerencia@consorciobm.com>

[I]J 1 archivos adjuntos (81 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO 2023 00079 00.pdf;

Sefior
JUEZ DECIMO CIVIL MUNICIPAL
Villavicencio - Meta
Asunto: EJECUTIVO SINGULAR
De: SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Contra: MANUEL JOSE PANTOJA ROBLES
Rad: 50001400301020230007900
Asunto: Presentacion Liquidacion del crédito

Comedidamente me permito aportar liquidacion del crédito:

Pagaré No. 4960840010399664-5536624925182189

Capital: $41.158.092,00

Fecha de exigibilidad: 5/08/2023

Fecha de liquidacién: 14/03/2024

Intereses corrientes: $7.165.454

Intereses moratorios: $ 8.208.707

TOTAL. ettt et R ettt E et n ettt e $56.532.253,06
Cordialmente,

PEDRO MAURICIO BORRERO ALMARIO
CC.17.348.202 de V/cio
TP. 80.190 del CSJ.

DLGV-3096

Tel: 6643004

Celular: 3155554269

Calle 48B No. 30-20 El Caudal

E-mail: notificaciones@consorciobm.com
WWWw.consorciobm.com
Villavicencio-Meta- Colombia
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden
contener informacién de caracter confidencial y/o privilegiada y se envian a la atencion unica y exclusiva de la persona y/o
entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la
autorizacién por escrito del CONSORCIO B&M ABOGADOS S.A.S., esta prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se
dirige el presente correo, favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo
sus archivos, asi como copia del mismo.

Mediante la recepcion del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus
representantes a los términos antes mencionados, el CONSORCIO B&M ABOGADOS S.A.S. tendra derecho a los dafios y
perjuicios que esto le cause.

De conformidad con la ley 1581 de 2012 sus datos estan incluidos en nuestras bases de datos, y los que lleguen a adicionarse
por usted, podran ser usados para alguno o algunos de estos fines: Evaluar la calidad de nuestros servicios y el nivel de
informacién suministrada por los asesores, Realizar tratamiento estadistico de los datos de nuestros clientes, Localizacién de
los clientes reportados en mora, Atender adecuadamente sus peticiones, solicitudes y reclamos, Procurar por lo pagos
mediante medidas cautelares.

\ HAGAMOS UN COMPROMISO CON NUESTRO PLANETA, solo si es necesario imprima este correo, en caso contrario

reutilice el papel, es un recurso renovable y reciclable. @
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Sefior
JUEZ DECIMO CIVIL MUNICIPAL
Villavicencio - Meta

Asunto: EJECUTIVO SINGULAR
De: SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Contra: MANUEL JOSE PANTOJA ROBLES
Rad: 50001400301020230007900
Asunto: Presentacion Liquidacion del crédito
Comedidamente me permito aportar liquidacion del crédito:
Pagaré No. 4960840010399664-5536624925182189
Capital: $41.158.092,00
Fecha de exigibilidad: 5/08/2023
Fecha de liquidacion: 14/03/2024
Intereses corrientes: $7.165.454
Intereses moratorios: $ 8.208.707
TOTAL .ttt b e b bbb e e b e b et e s b e A b e be bR e bbb a b e b e R e e b e b et e s be e abe b ete e $56.532.253,06

Cordialmente,

PEDRO MAURICIO BORRERO ALMARIO
CC. No. 17.348.202 Vicio
TP. No. 80.190 CSJ.P




[CALCULO INTERESES MORATOR|

CAPITAL
VALOR s 41.158.092,00
TIEMPO DE MORA
FECHA DE INICIO 5-200.23|
DIAS %
TASA EFECTIVA 73,13
FECHA DE CORTE ama-2d]
DIAS 16
TASA EFECTIVA 33,30
TIEMPO DE MORA 219
TASA PACTADA 3151
PRIMER MESDE MORA
/ABONOS
FECHA ABONO
INTERESES PENDIENTES $0,00
ABONOSA CAPITAL $0,00
SALDO CAPITAL $0,00
INTERES (ANT. AB) $0,00
INTERES (POST. AB) $0,00
TASA NOMINAL 3,08
INTERESES $ 1.039.241,82
RESUMEN FINAL
TOTAL MORA $8.208.707)
INTERESES ABONADOS $0
ABONO CAPITAL $0
TOTAL ABONOS $0
SALDO CAPITAL $41.158.092
SALDO INTERESES $8.208.707
DEUDA TOTAL $49.366.799
TASA INTERES INTERES
FECHA 'NTECRC;ERSRBI’;m%R'o MAXIMA VE,’L"CEI%O FECHA ABONO ABONOS ”XI:EUT\AES&%ZA ABONOSA CAPITAL| SALDO CAPITAL | ANTERIORAL | POSTERIOR AL 'NTERE\A‘Q'EgMESA
USURA ABONO ABONO
sep-23 28,03 42,05 2,97 §2.261.637,15 $000] __ $41.158.092,00 $0,00|  $1222.39533
oct-23 2653 39,80 2,83 $3.426.411,16 $000] __ $41.158.092,00 $000 __ $1.164.774,00
nov-23 2552 38,28 2,74 $4.554.142,88 $000] __ $41.158.092,00 $000| __$1127.73L,72
dic-23 25,04 37,56 2,69 566129555 $000] __ $41.158.092,00 $000| _ $1107.152,67
ene-24 23,32 34,98 2,53 $6.702.595,28 $000] __ $41.158.092,00 $000| _ $1041.299,73
feb-24 2331 34,97 2,53 §7.743.895,01 $0,00]  $41.158.092,00 $000| __ $1041.299,73
mar-24 22,20 33,30 2,42 $8.739.920,83 $000] __ $41.158.092,00 $0,00 $464.812,06
abr-24 0,00 0,00 - $8.739.920,83 $000] __ $41.158.092,00 $0,00 $0,00
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00 __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00] __ #VALOR!
- $000] __ $41.158.092,00 $0,00 __ #VALOR!




CALCULO DE INTERESESMORATORIOS

ABONOS

CAPITAL $41.158.092
FECHA INICIAL 5-ago-23
FECHA FINAL 14-mar-24
TASA PACTADA 31,51
TOTAL MORA $8.208.707
ABONOSA INTERESES $0
ABONOSA CAPITAL $0
TOTAL ABONOS $0
SALDO CAPITAL $41.158.092
SALDO INTERESES $8.208.707
TOTAL INTERESES + CAPITAL - $49.366.799

ACTIVADO




